证券代码：002151        证券简称：北斗星通      公告编号：2011－032

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于控股股东减持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2011年6月15日，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星

通”或“公司”）接到控股股东周儒欣先生通知，具体内容如下：

周儒欣先生于2011年6月14日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售其所持

有的本公司股份2,000,000股，占本公司总股本的1.326%，价格为26.69元。

本次变动前，周儒欣先生共持有本公司股份78,111,600股，其中有限售条件

股份58,583,700股，无限售条件股份19,527,900股，占本公司总股本的51.789%。

本次变动前，周儒欣先生并未发生过减持事项，累计减持本公司股份数为0。

本次变动后，周儒欣先生持有本公司股份76,111,600股，占本公司总股本

150,825,022股的50.464%。

周儒欣先生本次减持获得的资金将主要用于支持公司长期投资发展，改善公

司资金结构。同时周儒欣先生承诺：在未来6个月内累计减持的股票数量将不超

过本公司股票总数的5%。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司

董  事  会

2011 年 6 月 15 日 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