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代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证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简称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公告编号：2011

深圳市纺织（集团）股份有限公司

非公开发行限售股份解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股数为 37,634,409 股，占公

司总股本的 11.18%；

2、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股可上市流通日期为 2011

年 8 月 16 日。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

2010 年 7 月，深圳市纺织（集团）股份有限公司（下称“公司”）经中国证

券监督管理委员会证监许可[2010]882 号文核准，向特定投资者非公开发行人民

币普通股股票 91,397,849 股，每股发行价格 9.30 元人民币，新增股份于 2010

年 8 月 9 日在深圳证券交易所上市交易。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》的规定及发行

对象的承诺，向深圳市投资控股有限公司、深圳市深超科技投资有限公司发行的

53,763,440 股股票的限售期为 36 个月，自 2013 年 8 月 9 日起可以上市流通；

向其他 5 名认购对象发行的 37,634,409 股股票的限售期为 12 个月，自 2011 年

8 月 9 日起可以上市流通。

本次实际可解除限售的非公开发行有限售条件流通股数为 37,634,409 股，

占公司总股本的 11.18%。

二、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股情况

序

号
股东名称

持有限售

股份数

本次解除

限售的数量

本次解除

限售股份

占无限售

条件股份

的比例

本次解除

限售股份

占总股本

的比例

1
浙江硅谷天堂鲲诚创业投资有限

公司
14,245,161  14,245,161  5.81% 4.23%

2 华宝信托有限责任公司 10,215,053  10,215,053  4.17% 3.04%

3
中国人民健康保险股份有限公司

－万能保险产品
8,602,150  8,602,150  3.51% 2.56%

4 常州投资集团有限公司 2,421,495  2,421,495  0.99% 0.72%

5
中国人民人寿保险股份有限公司

－分红－个险分红
2,150,550  2,150,550  0.88% 0.64%

合  计 37,634,409 37,634,409 15.36% 11.18%

三、本次解除限售后公司的股本结构

本次解除限售前

本次变动数
本次解除限售后

数量 比例 数量 比例

一、有限售条件股份 91,472,887 27.18% -37,634,409 53,838,478 16.00%

1、国家持股

2、国有法人持股 56,184,935  16.70% -2,421,495 53,763,440 15.98%

3、其他内资持股 35,212,914  10.46% -35,212,914 0 0.00%

 其中：境内非国有法

人持股
35,212,914  10.46% -35,212,914 0 0.00%

     境内自然人持股

4、外资持股

 其中：境外法人持股

     境外自然人持股

5、高管股份 75,038 0.02% 0 75,038 0.02%

二、无限售条件股份 245,048,962 72.82% +37,634,409 282,683,371 84.00%

1、人民币普通股 195,624,000 58.13% +37,634,409 233,258,409 69.31%

2、境内上市的外资股 49,424,962 14.69% 0 49,424,962 14.69%

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 336,521,849 100.00% 0 336,521,849 100.00%

四、其他事项

本次申请解除股份限售的股东均严格履行了本次发行中的法定承诺，即：在

限售期内没有减持通过本次发行取得的限售股份，除该等法定承诺外，上述股东

在本次发行中没有其它承诺事项。上述股东不存在占用本公司非经营性资金的情

况，本公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董   事   会

二〇一一年八月十三日