证券代码：000408 证券简称：ST 金谷源 公告编号：2011-18

金谷源控股股份有限公司

关于控股股东调整减持股份计划的提示性公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2011 年 8 月

15 日收到控股股东北京路源世纪投资管理有限公司（以下简称“北

京路源”）来函，北京路源计划在未来六个月内通过证券交易系统出

售所持本公司股份，约占公司总股本的 5-10%，出售所得以借款方式

支持本公司，帮助本公司加快享有矿权的勘察、开工建设及投产所需

资金、矿业资源储备以及偿还本公司债务等。

经本公司与北京路源重新商议，决定调整用资计划。北京路源于

2011 年 9 月 5 日致函本公司，计划在未来六个月内通过证券交易系

统出售本公司股份数量不超过本公司总股本的 5%，出售所得以借款

方式用于帮助本公司偿还全部银行借款本金，本公司其他所需资金由

北京路源和本公司以其他方式筹集。

本公司将督促北京路源按照《上市公司收购管理办法》、《上市

公司股权分置改革管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指

导意见》、《股权分置改革工作备忘录第16号——解除限售》等法律、

法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

金谷源控股股份有限公司董事会

二 O 一一年九月六日