证券代码：000426      证券简称：富龙热电     公告编号：2011－

赤峰富龙热电股份有限公司关于

有限售条件的流通股解除限售的提示性公告

重要提示：

●本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为171,701,732股。

●本次限售条件流通股可上市流通日为2011年10月24日。

一、股权分置改革方案概述

1.股权分置改革对价方案概述：

赤峰富龙热电股份有限公司（原名为“赤峰大地基础产业股份有限公司”，

以下简称“本公司”或“公司”）全体非流通股股东向方案实施股份变更登记日

登记在册的流通股股东安排30,655,104股对价股份,即流通股股东每持有10股流

通股获付3.5股对价股份。

2.通过股权分置改革方案的股东大会时间：

公司股权分置改革方案已经2006年3月28日召开的公司相关股东会议审议通

过。

3.股权分置改革方案实施日：2006年4月7日。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件流通股上市流通有关承诺

限售股份持

有人名称
承诺内容

承诺履行

情况

1、法定承诺事项：公司非流通股股东富龙集团及鑫泰资

产承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
已履行

2、公司非流通股股东富龙集团及鑫泰资产承诺：“本公

司保证在不履行或者不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此

而遭受的损失。”

已履行

3、公司非流通股股东富龙集团及鑫泰资产声明：“本公

司将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意

并有能力承担承诺责任，本公司将不转让所持有的股份。”

已履行

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

赤峰富龙公

用（集团）

有限责任公

司、赤峰鑫

泰资产托管

经营有限责

任公司

4、公司非流通股股东富龙集团特别承诺：鉴于公司非流

通股股东宏源证券及信达资产并未明确表示进行股权分置改

革，公司控股股东富龙集团承诺将代为宏源证券及信达资产

垫付股权分置改革所支付的全部对价股份，股权分置改革后，

宏源证券及信达资产所持有的股份若上市流通，应向富龙集

团支付代为垫付的对价股份或者经过富龙集团同意。

已履行

5、为了解决公司非流通股股东富龙集团占用公司资金的

问题，富龙集团承诺：

（1）保证今后不再发生非经营性占用公司资金的行为；

（2）保证于 2006 年 12 月 31 日前通过现金或资产的方

式偿还 2005 年底经营性占用资金 38,018,062.55 元（以公司

2005 年年报审计数为准），并将所持有的公司 2000 万股股权

办理担保冻结手续，若不能在 2006 年 12 月 31 日前偿还经营

性占用公司的资金，则将通过拍卖冻结股权的方式归还占用

公司的资金；

（3）保证今后发生的经营性占用公司资金在正常期限内结

算。

（3）保证今后发生的经营性占用公司资金在正常期限内结

算。

富龙集团

占用公司

资金

38,018,0

62.55 元，

已于 2006

年 6 月 30

前偿还本

公司。

 三、本次限售股份可上市流通安排

1.本次限售股份可上市流通时间为2011年10月24日。

2.本次可上市流通股份的总数 171,701,732 股，占公司股份总数的 45.10%；

根据富龙热电《股权分置改革说明书（修订稿）》，以2007年5月22日实施转

增后的总股本为基数计算，本次上市流通的限售股份总数为171,701,732股，占

公司限售股份总数的99.91%，占公司股份总数的45.10%。

3、本次限售股份可上市流通情况如下：

序

号

限售股份持有人

名称

持有限售

股份数

（股）

本次可上

市流通股

数（股）

本次可上市

流通股数占

限售股份总

数的比例

（％）

本次可上市

流通股数占

无限售股份

总数的比例

（％）

本次可上

市流通股

数占公司

总股本的

比例（％）

冻结的

股份数

量（股）

1
赤峰富龙公用（集

团）有限公司

171,701,

732

171,701,

732
99.91 82.22 45.10

85,833

,695

 合  计
171,701,

732

171,701,

732

85,833

,695

四、股本结构变化和股东持股变化情况

1、本次解除限售前后的股本结构如下：

股份类型 本次限售股份上市流通前
本次变动数

本次限售股份上市流通后

 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

一、有限售条件的流通股 171,853,885 45.14 171,701,732 152,153 0.04

1、国有法人持股 171,701,732 45.10 171,701,732 171,701,732 45.10

2、高管股份 152,153 0.04 0 152,153 0.04

二、无限售条件的流通股 208,822,633 54.86 0 380,524,365 99.96

1．人民币普通股 208,822,633 54.86 0 380,524,365 99.96

三、股份总数    380,676,518 100

五、股东持股变化情况及历次解除限售情况

1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

序

号

限售股

份持有

人名称

股改实施日

持有股份情况

本次解限前

已解限股份情况

本次解限前

未解限股份情况

股份数量变化沿革
数量

（股）

占总股

本比例

（%）

数量

（股）

占总股

本比例

（%）

数量

（股）

占总股

本比例

（%）

1

赤峰富

龙公用

(集团)

有限责

任公司

132,2

08,46

0

49.66
19,03

3,826
5

171,7

01,73

2

45.10

2006 年 5 月 22 日,公司实施

了资本公积金按 10 股转增 3

股转增方案； 2007 年 5 月 22

日，公司实施了资本公积金

10股转增 1股转增方案。2007

年 9月 3 日，垫付偿还富龙集

团 1,397,884 股。

 合计

2、股改实施后至今公司解除限售情况：

序号
刊登《限售股份上市流

通提示性公告》的日期

该次解限涉及的

股东数量

该次解限的

股份总数量

（股）

该次解限股份占当

时总股本的比例

（%）

1 2007 年 4月 11 日 1 11,599,432 3.35

2 2007 年 6月 5日 1 19,033,826 5

3. 2010 年 3月 20 日 2 8,096,790 2.12

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为本公司股权分置改革

的保荐机构，根据《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的规定，对

本公司限售股份持有人履行股权分置改革相关承诺的有关事项进行了核查，并出

具了以下结论性意见：

1、富龙热电限售股份持有人不存在违反股权分置改革承诺的行为；

2、本次限售股份上市流通符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、

规章和深圳证券交易所的规则；

3、公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《公司法》、《证

券法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的规定。

七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

赤峰富龙公用（集团）有限责任公司在上述股份解除限售后六个月内暂无

通过证券交易系统出售 5%及以上限售股份的计划。富龙集团承诺：如果本公司

计划未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六

个月内减持数量达到 5%及以上的，公司将于第一次减持前两个交易日内通过上

市公司详细披露出售提示性公告。

八、其他事项

（一）本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人富龙集团不存在对公司

的非经营性资金占用情况；

（二）本公司对该股东无违规担保情况；

（三）本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人富龙集团不存在违规买

卖公司股票的行为；

（四）本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人富龙集团已向本公司提

交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存

量股份转让指导意见》和深圳证券交易所关业务规则的承诺文件。

九、备查文件

1、解除股份限售申请表

2、保荐机构核查意见书

特此公告

赤峰富龙热电股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十日

备查文件

1.解除股份限售申请表

2.保荐机构核查意见书