证券代码：002223       证券简称：鱼跃医疗     公告编号：2011-031

江苏鱼跃医疗股份有限公司

股东减持股份公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价

(元)

减持股数

（万股）

减持比

例‰

吴群
大宗交易 2011-10-28 23.20 550 13.4498

合  计 – – 550 13.4498

公司实际控制人吴光明与减持股东吴群为父子关系，因此吴群被认定为实际

控制人的一致行动人

2、截止 2011 年 10 月 27 日该股东及其一致行动人减持股份情况

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价

（元）
减持股数(股）

减持比

例‰

吴群

集中竞价交易 2011-8-8 29.478 8000 0.01956

集中竞价交易 2011-8-9 29.261 3632 0.00888

集中竞价交易 2011-8-10 29.339 138000 0.33747

集中竞价交易 2011-8-11 29.237 430260 1.05217

集中竞价交易 2011-8-12 29.562 535721 1.31006

集中竞价交易 2011-8-15 29.161 420100 1.02732

集中竞价交易 2011-8-16 28.449 435919 1.0660

集中竞价交易 2011-8-17 28.545 755000 1.84629

集中竞价交易 2011-8-18 28.365 245000 0.59913

集中竞价交易 2011-8-22 28.602  75000 0.18341

集中竞价交易 2011-8-24 28.548 164160 0.40144

集中竞价交易 2011-8-25 28.622 38700 0.09464

集中竞价交易 2011-8-26 28.468 232960 0.56968

合  计 – – 3482452 8.51605

综上，公司实际控制人及其一致行动人在 2011 年 8 月 8 日至 2011 年 10 月 28 日期

间通过证券交易系统累计减持公司股份数量占总股本的比例为 2.197 %，低于公司股

份总数的 5%。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股 数 ( 万

股)

占总股本

比例(%)

股数(万

股)

占总股本比

例(%)

吴群

合计持有股份 41,579,180 10.17 36,079,180 8.82

其中：无限售条

件股份
41,579,180 10.17 36,079,180 8.82

     有限售条

件股份
0 0 0 0

二、其他相关说明

1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》的有关规定。

2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业

板上市公司规范运作指引》等其他相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

3、公司实际控制人及其一致行动人承诺连续六个月内通过证券交易系统出售

持有的公司股份不超过公司股份总数的5%。

三、风险提示

公司将继续严格遵守有关法律、法规、规章、业务规则的规定，督促实际控制

人及其一致行动人及时履行信息披露义务，同时,公司将继续关注其减持股份情

况，并及时公告，公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资

者谨慎投资，注意投资风险。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

                                    2011 年 11 月 01 日