证券代码：002473           证券简称：圣莱达        公告编号：2011-027

宁波圣莱达电器股份有限公司

关于股东减持股份的公告

宁波圣莱达电器股份有限公司于 2011 年 11 月 15 日收到股东上海雍和投资

发展有限公司(下称：雍和投资，本次交易前持有公司股份总数为 800 万股，占

公司现有总股本的 5%)有关告知函，截止 2011 年 11 月 14 日 15:00 收盘，其通

过二级市场交易方式一次性减持有限售条件流通股股份 5 万股，出售价格为

11.91 元/股，占公司总股本的 0.03125%。本次减持后，雍和投资合计持有公司

股份 795 万股，占公司总股本的 4.96875%。

该股东本次减持公司股份是在其持有公司股份解除限售后实施，不违反《上

市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。

本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上

市公司规则运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定

本次权益变动后，雍和投资不再是持有本公司 5%以上股份的股东。

备查文件：

上海雍和投资发展有限公司减持股份的告知函

宁波圣莱达电器股份有限公司董事会

                                    2011 年 11 月 16 日