证券简称：珠海中富        证券代码：000659         公告编号：2011-043

珠海中富实业股份有限公司

 非公开发行限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股东共7家，有限售条件流通股可上市流通数量为

115,600,000股，占总股本的比例为8.99%。

2、上市流通日为2011年12月26日。

 一、 本次解除限售的股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2010〕1494 号）核准，公司于2010

年11月24日以7.10元/股的发行价格向7名特定投资者发行68,000,000股人民币

普通股（A 股）。本次非公开发行新增股份于2010年12月24日在深圳证券交易所

上市，限售期12个月，即为2010年12月24日至2011年12月24日。 公司于2011年7

月27日实施完成《2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案 》，即以2010

年度末公司总股本756,295,600股为基数，向全体股东每10股派0.9元人民币现金

（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。实施完成前述利润分

配及资本公积金转增股本方案后，公司本次非公开发行的有限售条件流通股股份

数相应调整为115,600,000股。

二、本次限售股份可上市流通安排

（一）本次限售股份可上市流通日期为2011年12月26日。

（二）实际可上市流通数量为115,600,000股，占总股本的比例为8.99%。

（三）本次限售股份可上市流通情况如下：

序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售股份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有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份总数

的比例

（%）

本次可上

市流通股

数占无限

售股份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
数占公司
总股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%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
冻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的股份

数量（股）

1
江苏瑞华投资控股集团有

限公司
34,000,000 34,000,000 29.41%  2.91%  2.64% 34,000,000

2 邱梅芳 17,000,000 17,000,000 14.71%  1.45%  1.32% 0

3 戴小元 15,300,000 15,300,000 13.24%  1.31%  1.19% 15,300,000

4 上海淳阳顺投资发展中心 13,600,000 13,600,000 11.76%  1.16%  1.05% 0

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
(有限合伙)

5

博弘数君（天津）股权投

资基金合伙企业（有限合

伙）

11,900,000 11,900,000 10.29%  1.02%  0.93% 0

6 山西证券股份有限公司 11,900,000 11,900,000 10.29%  1.02%  0.93% 0

7
天平汽车保险股份有限公

司－自有资金
11,900,000 11,900,000 10.29%  1.02%  0.93% 0

 合计 115,600,000 115,600,000 100% 9.88% 8.99% 49,300,000

三、本次解除限售后公司的股本结构

股份类型 本次限售股份上市流通前
本次变动数

本次限售股份上市流通后

 股数 比例 股数 比例

一、有限售条件的流通股

1.国家持股

2.国有法人持股 11,900,000 0.93% -11,900,000 0 0

3.境内非国有法人持股 59,500,000 4.62% -59,500,000 0 0

4.境内自然人持股 32,300,000 2.51% -32,300,000 0 0

5.境外法人持股

6.境外自然人持股

7、基金、理财产品等其

他
11,900,000 0.93% -11,900,000 0 0

有限售条件的流通股合

计
115,600,000 8.99% -115,600,000 0 0

二、无限售条件的流通股

1．人民币普通股 1,170,102,520 91.01% +115,600,000 1,285,702,520 100.00%

2．境内上市的外资股

3．境外上市的外资股

4．其他

无限售条件的流通股合

计
1,170,102,520 91.01% +115,600,000 1,285,702,520 100.00%

三、股份总数 1,285,702,520 100.00% 0 1,285,702,520 100.00%

四、限售股份持有人相关情况说明

参与公司2010年非公开发行股票的7位投资者—江苏瑞华投资控股集团有限

公司、邱梅芳、戴小元、上海淳阳顺投资发展中心(有限合伙)、博弘数君(天津)

股权投资基金合伙企业(有限合伙)、山西证券股份有限公司、天平汽车保险股份

有限公司承诺：所认购股份限售期12 个月。上述股东均严格履行了承诺，均不

存在对公司的非经营性资金占用、公司对上述股东的违规担保等损害上市公司利

益行为的情况。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2011年12月22日