证券代码：002069          证券简称：獐子岛         公告编号：2012-05

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

非公开发行有限售条件流通股解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次限售股份可上市流通数量为 32,512,194 股，占公司目前股本总额的

4.57%；

2、本次限售股份可上市流通日为 2012 年 3 月 14 日。

一、 非公开发行股份的基本情况

2011 年 2 月 12 日，大连獐子岛渔业集团股份有限公司（下称“公司”）经中

国证券监督管理委员会证监许可[2011]206 号文核准，向 6 家特定投资者非公开

发行人民币普通股股票 21,674,796 股，每股发行价格 36.90 元人民币，发行后公

司总股本为 474,074,796 股。2011 年 3 月 8 日，公司在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司办理了本次非公开发行股票的登记手续，2011 年 3 月 14 日，

本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市交易，根据中国证券监督管理委员会

《上市公司证券发行管理办法》的规定及发行对象的承诺，本次非公开发行股票

限售期为 12 个月（本次非公开发行情况参见 2011 年 3 月 11 日刊登在《证券时

报》及巨潮资讯网上的《大连獐子岛渔业集团股份有限公司非公开发行股票发行

情况报告暨上市公告书》）。

2011 年 4 月 22 日，公司实施了 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本

方案：公司以股本 474,074,796 股为基数，向全体股东每 10 股派 5 元人民币现金

（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。方案实施完成后，

本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股由 21,674,796 股增至 32,512,194

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
股。具体如下：

序

号
发行对象 认购数量（股）

现持有股份

（股）
限售期

1 济南北安投资有限公司 5,300,000  7,950,000

12 个月

2
江苏开元国际集团轻工业品进出

口股份有限公司
5,200,000  7,800,000

3 江苏瑞华投资发展有限公司 3,300,000  4,950,000

4 易方达基金管理有限公司 3,200,000  4,800,000

5 广东恒健资本管理有限公司 3,000,000  4,500,000

6 王桂芬 1,674,796  2,512,194

合  计 21,674,796 32,512,194

二、 申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东均严格履行了本次发行中的法定承诺，即：在

12 个月限售期内没有减持通过本次发行取得的限售股份，除该等法定承诺外，

上述股东在本次发行中没有其它承诺事项。上述股东不存在占用本公司非经营性

资金的情况，本公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情

况。

三、 本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通数量为 32,512,194 股，占公司目前股本总额的

4.57%；

2、本次限售股份可上市流通日为 2012 年 3 月 14 日；

3、本次申请解除股份限售的股东数为 10 户.人；

4、本次限售股份可上市流通情况如下：

序

号
发行对象

持有股份

（股）

解除限售股

份数（股）

占公司

总股份

比例%

其中处于质

押冻结状态

股份（股）

1 济南北安投资有限公司 7,950,000 7,950,000 1.12  7,950,000

2

江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有

限公司（原江苏开元国际集团轻工

业品进出口股份有限公司）

7,800,000 7,800,000 1.10

序

号
发行对象

持有股份

（股）

解除限售股

份数（股）

占公司

总股份

比例%

其中处于质

押冻结状态

股份（股）

3 江苏瑞华投资发展有限公司 4,950,000 4,950,000 0.70  4,950,000

4 全国社保基金六零一组合 825,000 825,000 0.12

5 全国社保基金五零二组合 3,000,000 3,000,000 0.42

6
易方达基金公司－中行－增发添利

1号资产管理计划
300,000 300,000 0.04

7
易方达基金公司－浦发－易方达－

浦发增发添利1号资产管理计划
300,000 300,000 0.04

8
易方达基金公司－深发－增发添利

1号资产管理计划
375,000 375,000 0.05

9 广东恒健资本管理有限公司 4,500,000 4,500,000 0.63

10 王桂芬 2,512,194 2,512,194 0.35  2,505,000

合  计 32,512,194 32,512,194 4.57 15,405,000

注：1、江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司已于 2011 年 7 月完

成名称工商变更事宜，变更为江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司；

2、全国社保基金六零一组合、全国社保基金五零二组合、易方达基金公司

－中行－增发添利 1 号资产管理计划、易方达基金公司－浦发－易方达－浦发增

发添利 1 号资产管理计划、易方达基金公司－深发－增发添利 1 号资产管理计划

均为易方达基金管理有限公司管理的基金；

3、限售股份持有人济南北安投资有限公司所持公司符合本次上市流通条件

的限售股份 7,950,000 股存在质押冻结情况，该股份待解除冻结后方可上市流通，

本次实际可上市流通的数量为 0 股；

4、限售股份持有人江苏瑞华投资发展有限公司所持公司符合本次上市流通

条件的限售股份 4,950,000 股存在质押冻结情况，该股份待解除冻结后方可上市

流通，本次实际可上市流通的数量为 0 股；

5、限售股份持有人王桂芬所持公司符合本次上市流通条件的限售股份

2,505,000 股存在质押冻结情况，该股份待解除冻结后方可上市流通，本次实际

可上市流通的数量为 7,194 股。

四、 本次解除限售后公司的股本结构

（单位：股）

项目

本次变动前
本次变动增

减（＋，－）

本次变动后

数量
占总股本比

例
数量

占总股本比

例

一、有限售条件股份 61,274,617 8.62% -32,512,194 28,762,423 4.04%

1、国家持股

2、国有法人持股 12,300,000 1.73% -12,300,000

3、其他内资持股 20,212,194 2.84% -20,212,194

其中：境内法人持股 12,900,000 1.81% -12,900,000

境内自然人持股 2,512,194 0.35% -2,512,194

4、外资持股

其中：境外法人持股

境外自然人持股

5、高管持股 28,762,423 4.04%   28,762,423 4.04%

二、无限售条件股份 649,837,577 91.38% 32,512,194 682,349,771 95.96%

1、人民币普通股 649,837,577 91.38% 32,512,194 682,349,771 95.96%

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 711,112,194 100.00%

711,112,194 100.00%

五、 保荐机构的核查意见

保荐机构平安证券有限责任公司发表核查意见如下：

1、本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排符合法

律法规规定；

2、本次申请解除限售股东均已严格履行其所做的承诺；

3、对本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排无异

议。

六、 备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、保荐机构的核查意见。

特此公告。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

2012年3月9日