浙江嘉欣丝绸股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

特别提示: 1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为11,322,888股。

2、本次限售股份可上市流通日为2012年5月11日。

一、 公司股本和股票发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]440号文核准,浙江嘉欣丝绸 股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股股票3,350万 股,发行后总股本为13,350万股。公司股票于2010年5月11日在深圳证券交易 所中小企业板挂牌上市。

2011年4月22日,公司召开2010年度股东大会审议通过了《2010年度利润 分配预案》的议案:公司以2010年末公司总股本13350万股为基数,按每10股 转增3股的比例进行资本公积金转增股本,共转增4005万股。转增后,公司总 股本由13350万股增加至17355万股。该转增股本方案于2011年5月26日实施完 毕,公司于2011年6月27日办妥工商变更相关登记手续。

截止公告发布日,公司尚未解除限售的股份为102,271,885股。

二、公司股份限售股东履行承诺情况

根据公司披露的《招股说明书》,首次公开发行股票前公司股东对所持 股份的流通限制的承诺如下:

- 1、公司控股股东、实际控制人周国建和公司总经理徐鸿承诺: 自公司股 票上市之日起六十个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也 不由公司回购其持有的股份。
- 2、股东浙江凯喜雅国际股份有限公司、公司董事和高级管理人员韩朔、 顾群、冯建萍、郑晓、沈玉祁承诺: 其持有的股份自公司股票上市交易之日 起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回 购其持有的股份。

- 3、公司监事金解朝、王志新、张宁、周金海承诺:其持有的股份自公司股票上市交易之日起二十四个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。
- 4、公司各部门经理徐伟胜、蒋克铭、罗忆中、何仕才、吕晓明、徐立群、 谭俊、朱建勇、杜卫华、都伟红、李建宇、钱晓燕、黄霖、缪炜、郑蕾、车 通、赵葛华、骆锦洁、范良华、王建平、刘卓明、金君观、邱剑忠、章洁、 余小红、张妩莹承诺: 其持有的股份自公司股票上市交易之日起二十四个月 内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份; 二十四个月之后每年转让的股份不超过其发行上市时所持有公司股份总数的 50%; 离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。
- 5、其他人持有的股份自公司股票上市交易之日起十二个月内不转让或者 委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。
- 6、此外,作为公司董事、监事、高级管理人员的周国建、徐鸿、韩朔、顾群、冯建萍、郑晓、沈玉祁、金解朝、王志新、张宁、周金海还承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。

截止本公告发布之日,上述承诺均得到严格履行。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通日为2012年5月11日。
- 2、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为11,322,888 股,占限售股份总数的11.07%和公司股份总数的6.52%。
 - 3、本次申请解除股份限售的股东人数为30人。
 - 4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下:

单位:股

序号	限售股持有人名称	所持限售条件股份总数	本次申请解除限售数量	备注
1	徐立群	586, 755	293, 377	部门经理
2	吕晓明	849, 063	424, 531	部门经理
3	都伟红	704, 080	352, 040	部门经理

4	骆锦洁	479, 310	239, 655	部门经理
5	邱剑忠	497, 429	248, 714	部门经理
6	李建宇	461, 127	230, 563	部门经理
7	郑蕾	760, 614	380, 307	部门经理
8	章洁	612, 268	306, 134	部门经理
9	罗忆中	339, 300	169, 650	部门经理
10	范良华	701, 285	350, 642	部门经理
11	谭俊	534, 300	267, 150	部门经理
12	王志新	625, 755	625, 755	离任监事
13	金君观	460, 538	230, 269	部门经理
14	金解朝	612, 755	612, 755	离任监事
15	缪炜	708, 175	354, 087	部门经理
16	赵葛华	300, 300	150, 150	部门经理
17	杜卫华	678, 877	339, 438	部门经理
18	王建平	384, 865	192, 432	部门经理
19	钱晓燕	130, 000	65,000	部门经理
20	周金海	250, 088	250, 088	离任监事
21	朱建勇	1, 222, 130	1, 222, 130	监事会主席
22	车通	655, 314	327, 657	部门经理
23	刘卓明	752, 977	376, 488	部门经理
24	黄霖	931, 677	465, 838	部门经理
25	张宁	209, 300	209, 300	职工监事
26	何仕才	327, 762	163, 881	部门经理
27	蒋克铭	358, 215	179, 107	部门经理
28	张妩莹	395, 152	197, 576	部门经理
29	徐伟胜	3, 738, 342	1, 869, 171	部门经理
30	余小红	458, 007	229, 003	部门经理
合计		19, 725, 760	11, 322, 888
	1V en 13.em Van 51 →	\		11: 45 4-4 1 5 1:4-4 1 1 1 -4

说明:按照首发时承诺,部门经理锁定2年,解禁后每年转让的股份不超过其发行上市时所持有公司 股份总数的50%;

监事锁定2年,在其任职期间每年转让股份不超过其所持有公司股份总数的25%;

金解朝、王志新、周金海已于2011年6月离任监事职务,按深交所规定,董监高离任6个月后的12 月内出售股票数量占所持有公司股份总数比例不得超过50%;

朱建勇原为部门经理,2011年6月起又担任公司监事会主席,其股份按照监事承诺锁定。

四、其他事项

申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对本公司的非经营性资

金占用,本公司也不存在对该等股东的违规担保。

五、保荐机构核查意见

保荐机构光大证券核查意见如下: 经核查, 持有浙江嘉欣丝绸股份有限公司有限售条件股份的股东已严格履行相关承诺。本次解除限售股份数量及上市流通时间符合有关法律法规的规定。本保荐机构同意嘉欣丝绸本次解除限售股份上市流通。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书;
- 2、限售股份上市流通申请表;
- 3、股份结构表和限售股份明细表;
- 4、保荐机构的核查意见。

特此公告

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会 2012年5月7日