证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代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证券简称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邦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告编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：2012019

深圳拓邦股份有限公司

关于公司实际控制人减持本公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2012 年 5 月 18 日，深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司

实际控制人武永强先生的通知：由于个人资金需求，自 2010 年 7月 6日起至 2012

年 5 月 17 日，武永强先生通过大宗交易方式累计减持公司股份 310 万股，占公

司总股本 1.50%。

具体情况如下：

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称 减持方式 减持期间
减 持 均 价

（元/股）

减 持 股 数

（股）

减 持 比 例

（%）

武永强

大宗交易 2010-7-6 12.87 600,000 0.36

大宗交易 2012-5-16 7.38 1,000,000 0.46

大宗交易 2012-5-17 7.45 1,500,000 0.68

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

  股数

（股）

占股本比

例（%）

股数

（股）

占 股 本 比

例（%）

武永强

股份总计 54,001,920 32.14 66,922,496 30.64

无限售条件股 13,500,480 8.03 14,855,624 6.80

有限售条件股 40,501,440 24.11 52,066,872 23.84

注：拓邦股份于 2010 年 6月实施了 2009 年度资本公积金转增股本的利润分配方案，总

股本增加至 16800 万股。拓邦股份于 2012 年 5月实施了 2011 年度资本公积金转增股本的利

润分配方案，总股本增加至 21840 万股。

上表中武永强先生减持股数、减持比例及本次减持前持有股份均按当时股本计算并列

示。

二、其他相关说明

1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定。

2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上

市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则等规定。

3、公司实际控制人武永强先生承诺连续六个月内出售的股份将低于公司股份总

数的 5%。

4、本次权益变动后，武永强先生持有公司股份 66,922,496 股，占公司总股本

30.64%，仍为本公司实际控制人。

特此公告

深圳拓邦股份有限公司董事会

2012 年 5 月 18 日