证券代码：002601     证券简称：佰利联     公告编号：2012-036

河南佰利联化学股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份的数量为 3,375.2167 万股，占公司股本总额的 35.91%。

2、本次解除限售股份的上市流通日为 2012 年 7 月 16 日。

一、首次公开发行前已发行股份概况

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委

员会“证监许可【2011】1016 号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A

股）2,400 万股，其中网下配售 480 万股，网上发行 1,920 万股，发行后公司总

股本为 9,400 万股，公司于 2011 年 7 月 15 日在深圳证券交易所挂牌上市，网下

配售的 480 万股股份已于 2011 年 10 月 17 日起上市流通。

截至本公告发布之日，公司总股本为 9,400 万股，公司有限售条件股份数量

为 7,000 万股，占公司总股本的 74.47%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东在上市公告书中对所持股份的流通限制以

及自愿锁定的承诺如下：

(1) 作为公司股东的董事、监事、高级管理人员承诺：自发行人股票上市之

日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人

回购其持有的股份；在担任发行人董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转

让的股份不超过所持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，

不转让其持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交

易出售发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之五十。

(2) 其余股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托

他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

2、招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。

3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。

4、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公

司对其也不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日为 2012 年 7 月 16 日。

2、本次解除限售股份的数量为 3,375.2167 万股，占公司股本总额的 35.91%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 90 名，其中 4 名为法人股东，其余

86 名为自然人股东。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号
限售股份持有人

名称或姓名

持有限售股份数

（万股）

本次解除限售股

份数（万股）

1 上海复星化工医药创业投资有限公司 1,000.0000 1,000.0000

2 北京东方博雅投资有限公司 710.9419 710.9419

3 上海昆吾九鼎投资发展中心（有限合伙） 582.0000 582.0000

4 王晓元 320.5681 320.5681

5 郑州灵石投资有限公司 201.7067 201.7067

6 杨民乐（董事、常务副总经理、总工程师 43.6000 43.6000

7 郭旭（董事、财务总监、副总经理、董事会秘书） 33.5000 33.5000

8 和奔流（副总经理） 33.5000 33.5000

9 冯军（监事会主席） 33.5000 33.5000

10 王学堂（副总经理） 32.5000 32.5000

11 王新军（副总经理） 31.0000 31.0000

12 常以立（董事） 30.0000 30.0000

13 刘占国 30.0000 30.0000

14 赵国营（副总经理） 23.5000 23.5000

15 杨鹤 20.0000 20.0000

16 李明山 19.1000 19.1000

17 张世新 18.1000 18.1000

18 陈有贵 18.1000 18.1000

19 吴彭森 15.1000 15.1000

20 乔竹青 5.4500 5.4500

21 程远志 4.9500 4.9500

22 闫国有 3.4500 3.4500

23 陈建立 3.4500 3.4500

24 原秀彩 3.4500 3.4500

25 岳焕贞 3.4500 3.4500

26 张占平 3.4500 3.4500

27 董永爱 3.4500 3.4500

28 范来洲 3.4500 3.4500

29 张海平 3.4500 3.4500

30 杨勇 3.4500 3.4500

31 齐满富 3.4500 3.4500

32 马艳萍 3.4500 3.4500

33 王岩 3.4500 3.4500

34 邱素莉 3.4500 3.4500

35 危秋平 3.4500 3.4500

36 王有利 3.4500 3.4500

37 许志杰 3.4500 3.4500

38 刘静敏 3.4500 3.4500

39 程保明 3.4500 3.4500

40 刘  虎 3.4500 3.4500

41 王中国 3.4500 3.4500

42 刘多和 3.4500 3.4500

43 李林根 3.4500 3.4500

44 程巨才 3.4500 3.4500

45 刘启超 3.4500 3.4500

46 吴金亮 3.4500 3.4500

47 王建宏 3.4500 3.4500

48 郭焦星 3.4500 3.4500

49 冯全州 2.3000 2.3000

50 程艳 2.3000 2.3000

51 陈广兴 2.3000 2.3000

52 张立东 2.3000 2.3000

53 王二兴 1.7500 1.7500

54 郭良坡 1.7500 1.7500

55 田玉扇 1.7500 1.7500

56 郭建华 1.7500 1.7500

57 张照杰 1.7500 1.7500

58 孔青山 1.7500 1.7500

59 王保山 1.7500 1.7500

60 赵拥军 1.7500 1.7500

61 王国强 1.7500 1.7500

62 许端正 1.7500 1.7500

63 刘娜 1.7500 1.7500

64 刘世军 1.7500 1.7500

65 徐绍德 1.7500 1.7500

66 孙满堂 1.7500 1.7500

67 辛明喜 1.7500 1.7500

68 李长江 1.7500 1.7500

69 王万春 1.7500 1.7500

70 柳庆河 1.7500 1.7500

71 冯群利 1.7500 1.7500

72 褚成文 1.7500 1.7500

73 于忠恒 1.7500 1.7500

74 刘军 1.7500 1.7500

75 杨存明 1.7500 1.7500

76 李冬明 1.7500 1.7500

77 芦德有 1.7500 1.7500

78 刘华江 1.7500 1.7500

79 刘自明 1.7500 1.7500

80 刘维平 1.7500 1.7500

81 张小兵 1.7500 1.7500

82 葛  岩 1.7500 1.7500

83 周保胜 1.7500 1.7500

84 王国山 1.7500 1.7500

85 牛占平 1.7500 1.7500

86 许冬生 1.7500 1.7500

87 许保平 1.7500 1.7500

88 史玉山 1.5000 1.5000

89 张国旗 1.5000 1.5000

90 李丽冰 1.5000 1.5000

合计 3,375.2167 3,375.2167

注：作为公司股东的董事、监事、高级管理人员杨民乐、郭旭、常以立、冯

军、和奔流、王学堂、王新军、赵国营在担任公司董事、监事、高级管理人员职

务期间，每年转让的股份不超过所持有的股份总数的 25%。

四、保荐机构的核查意见

经过审慎核查，中航证券认为：佰利联本次解除限售股份持有人均严格履行

了公司首次公开发行股票并上市前做出的限售承诺；佰利联本次限售股份解除限

售的数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要

求；佰利联对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构对佰利联本次限售股份解禁及上市流通事项无异议。

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股本结构表和限售股份明细表；

4、保荐机构中航证券出具的《关于河南佰利联化学股份有限公司限售股份

解禁的核查意见》

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

2012 年 7 月 10 日

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