证券代码: 000878 证券简称: 云南铜业 公告编号: 2012-031

# 云南铜业股份有限公司 非公开发行股份解除限售提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 承担责任。

### 特别提示

- 一、本次有限售条件的流通股上市数量为 159,710,000 股,占公司总股本比例为 11.28%;
- 二、本次解除限售的非公开发行有限售条件的流通股可上市流通日期为2012年7月19日。
- 三、本次解除限售股票中,南方基金管理有限公司认购股票分别由下列五支基金持有:
  - (一)南方稳健成长证券投资基金;
  - (二)中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金;
- (三)中国工商银行-南方成分精选股票型证券投资基金;

- (四)中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金;
  - (五)全国社保基金一零一组合。

### 一、本次解除限售股份取得的基本情况

### (一)本次发行基本情况

2011年5月,经中国证券监督管理委员会《关于核准云南铜业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]717号)核准,公司以非公开发行股票的方式向9名特定对象发行了159,710,000股人民币普通股(A股),发行基本情况如下:

- 1、发行方式:本次发行采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
- 2、发行股票的种类和面值:人民币普通股(A股),每股面值人民币1元。
  - 3、发行数量: 15,971万股
  - 4、发行价格: 18.64元/股
  - 5、募集资金量: 2,976,994,400元

### (二)通过本次发行方案的股东大会日期、届次

公司 2010 年非公开发行股票方案经公司 2010 年 8 月 26 日第五届董事会第四次会议、2010 年 11 月 12 日第五届董事会第六次会议、2011 年 7 月 4 日第五届董事会第十二次会议

和 2010 年 9 月 15 日 2010 年度第一次临时股东大会决议同意。

### (三)本次发行方案的实施日期

公司此次非公开发行人民币普通股 159,710,000 股,分别由九名股东以货币资金认购。2011 年 6 月 30 日,公司办理了发行股票的股权登记工作。2011 年 7 月 14 日,公司非公开发行新增的 159,710,000 股有限售条件的流通股,在深圳证券交易所上市。

# 二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及 履行情况

序	阳传职仏社右人名称	承诺及治州承诺山家	承诺及追加承
号	限售股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	诺的履行情况
1	中国信达资产管理股份有限公司	自发行结束并自股票上市之日起12个月内不得转让。	正常履行
2	中新融创资本管理有限公司	具体承诺内容同上	正常履行
3	云南省工业投资控股集团 有限责任公司	具体承诺内容同上	正常履行
4	中国大唐集团公司	具体承诺内容同上	正常履行
5	海通证券股份有限公司	具体承诺内容同上	正常履行
6	上海蛙乐特投资管理合伙 企业(有限合伙)	具体承诺内容同上	正常履行
7	博弘数君(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	具体承诺内容同上	正常履行
8	南方基金管理有限公司	具体承诺内容同上	正常履行
9	中国长城资产管理公司	具体承诺内容同上	正常履行

### 三、本次限售股份可上市流通安排

- (一)本次解除限售的非公开发行有限售条件股份可上 市流通日期: 2012年7月19日;
- (二)本次解除限售的非公开发行有限售条件股份的总数为 159,710,000 股,占公司股份总数 11.28%;

(三)本次限售股份可上市流通情况如下:

序号	限售股份 持有人名称	持有限售 股份数(股)	本次可上市 流通股数(股)	本上通占股数例下流数售总比》	本上通占售总比(次市股无股数例)	本上通占总的(对流数司本例)	冻结的股份数 量(股)
1	中国信达资产管理股份 有限公司	31,110,000	31,110,000	19.48	2.48	2.19	0
2	中新融创资本管理有限 公司	25,000,000	25,000,000	15.65	1.99	1.77	25,000,000
3	云南省工业投资控股集 团有限责任公司	20,000,000	20,000,000	12.52	1.59	1.41	0
4	中国大唐集团公司	20,000,000	20,000,000	12.52	1.59	1.41	0
5	海通证券股份有限公司	20,000,000	20,000,000	12.52	1.59	1.41	0
6	上海蛙乐特投资管理合 伙企业(有限合伙)	11,100,000	11,100,000	6.95	0.88	0.78	0
7	博弘数君(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	11,000,000	11,000,000	6.89	0.88	0.78	0
8	南方基金管理有限公司	11,000,000	11,000,000	6.89	0.88	0.79	0
9	中国长城资产管理公司	10,500,000	10,500,000	6.57	0.84	0.74	0
合计		159,710,000	159,710,000	99.99	12.72	11.28	25,000,000

# 四、股本结构变化和股东持股变化情况

(一)本次解除限售前后的股本结构如下:

田. 八 业 可	本次限售股份上市流通前		الله الله الله الله الله الله الله الله	本次限售股份上市流通后
股份类型	股数	比例	本次变动数	股数	比例
一、有限售条件 的流通股
1、国家持股	0	0	0	0	0
2、国有法人持 股	101,610,000	7.174%	-101,610,000	0	0
3、其它内资持 股	58,114,077	4.103%	-58,100,000	14,077	0.001%
其中:境内法人 持股	58,100,000	4.102%	-58,100,000	0	0%
境内自然人持 股高管股	14,077	0.001%	0	14,077	0.001%
其它
4、外资持股
其中:境外法人 持股
境外自然人持 股
有限售条件的 流通股合计	159,724,077	11.277%	-159,710,000	14,077	0.001%
二、无限售条件 的流通股
1. 人民币普通股	1,256,674,723	88.723%	+159,710,000	1,416,384,723	99.999%
2. 境内上市的 外资股
3. 境外上市的 外资股
4. 其他
无限售条件的 流通股合计	1,256,674,723	88.723%	+159,710,000	1,416,384,723	99.999%
三、股份总数	1,416,398,800	100.00%	0	1,416,398,800	100.00%

## 五、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

本次解除限售不涉及公司控股股东、实际控制人。

### 六、其他事项

- 1、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了在非公 开发行中的承诺,在限售期限内没有减持本公司股票的行 为;
- 2、本次申请解除股份限售的股东均不存在对本公司非 经营性资金占用情况,本公司也不存在对上述股东的违规担 保等侵害上市公司利益行为的情况。

### 七、备查文件

- 1、限售股份解除限售申请表;
- 2、股本结构表和限售股份明细表。

云南铜业股份有限公司董事会 二〇一二年七月十七日