股票代码：002085          股票简称：万丰奥威         公告编号：2012-039

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

关于实际控制人限售股份上市流通的提示性公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和

完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1、公司首次公开发行前已发行的本次解除限售的股份数量为 42,215,250 股；

2、本次有限售股份可上市流通日为 2012 年 7 月 23 日。

一、公司股票发行、股本及历次解限情况

根据中国证券监督管理委员会证监发行字［2006］108 号文核准，浙江万丰

奥威汽轮股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股 A 股

8,000 万股，并于 2006 年 11 月 28 日在深圳证券交易所中小企业板上市交易，公

司总股本 258,500,000 股。2006 年度公司实施了每 10 股送 0.5 股、转增 0.5 股的

利润分配及资本公积金转增方案，公司总股本增加到 284,350,000 股。

根据首次公开发行时的承诺，公司实际控制人陈爱莲女士、吴良定先生所

持股份已于 2010 年 5 月 14 日上市流通，解除限售的数量为 42,215,250 股。

2011 年 6 月 24 日，根据中国证券监督管理委员会证监发行字［2011］1005

号文核准，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称“公司”)向万丰奥特控股

集团有限公司、张锡康、蔡竹妃、倪伟勇非公开发行人民币普通股A股105,748,968

股购买浙江万丰摩轮有限公司 75%股权（以下简称“本次非公开发行”），并于

2011 年 7 月 21 日在深圳证券交易所中小企业板上市交易，公司总股本增加到

390,098,968 股。公司实际控制人陈爱莲女士、吴良定先生所持有的 42,215,250

股股份根据其出具的承诺于 2011 年 7 月 21 日起进行锁定，限售期限为 1 年。

二、本次限售股份可上市流通安排

1.本次限售股份可上市流通时间为 2012 年 7 月 23 日；

2.本次解除限售的数量为 42,215,250 股，实际可上市流通股份的总数为

20,862,187 股，占公司股份总数的 5.34%。

各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

序号
限售股份

持有人名称

持有限售股

份数

本次解除限

售股份数

本次实际可

上市流通股

数

本次可上市流通

股数占公司股份

总数的比例

1 陈爱莲 28,470,750 28,470,750 7,117,687 1.82%

2 吴良定 13,744,500 13,744,500 13,744,500 3.52%

 合计 42,215,250 42,215,250 20,862,187 5.34%

注：实际控制人陈爱莲作为本公司现任董事长，本次实际新增可流通股份

为其所持限售股份总数 28,470,750 股的 25%，即 7,117,687 股，剩余 75%的股

份将作为董事、高级管理人员持股被冻结。

三、本次可上市流通限售股份持有人非公开发行时做出的各项承诺及其他

情况

1、相关股东履行承诺情况

公司实际控制人陈爱莲、吴良定均承诺: 自 2011 年非公开发行的股份上市

之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其原持有的发行人股份，也不由发

行人回购其持有的股份。

经核查：上述限售股份持有人所持股份未发生转让、委托他人管理及回购

的情况。

2、其他情况

本次可上市流通限售股份持有股东均未发生非经营性占用上市公司资金情

况，公司也未发生对其违规担保情况。

四、股份变动情况表

本次变动前股本 本次变动数量（股） 本次变动后股本

数量 比例 增加 减少 数量 比例

一、有限售条件股份 276,194,754.00 70.80% 0 20,862,187 255,332,567 65.45%

1、国家持股 0 0.00%  0 0  0 0.00%

2、国有法人持股 0 0.00%  0 0  0 0.00%

3、其他内资持股 246,497,929 63.19% 0  0 232,753,429 59.67%

 其中：境内非国有法人持股 227,614,131 58.35% 0  0 227,614,131 58.35%

     境内自然人持股 18,883,798 4.84%  0 13,744,500 5,139,298 1.32%

4、外资持股 0 0.00%  0 0  0 0.00%

 其中：境外法人持股 0 0.00%  0 0  0 0.00%

     境外自然人持股 0 0.00%  0 0  0 0.00%

5、高管股份 29,696,825 7.61% 0 7,117,687  22,579,138 5.78%

二、无限售条件股份 113,904,214 29.20% 20,862,187 0  134,766,401 34.55%

1、人民币普通股 113,904,214 29.20% 20,862,187 0  134,766,401 34.55%

2、境内上市的外资股  0.00%  0 0  0 0.00%

3、境外上市的外资股  0.00%  0 0  0 0.00%

4、其他  0.00%  0 0  0 0.00%

三、股份总数 390,098,968 100．00% 20,862,187  20,862,187  390,098,968 100.00%

五、备查文件：限售股份上市流通申请表

特此公告。

    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                                      董  事  会

2012 年 7 月 18 日