证券代码：002278                 证券简称：神开股份                 编号：2012-023

    上海神开石油化工装备股份有限公司

       限售股份上市流通提示性公告

特别提示：

1. 本次解除限售股份的总数为144,242,048 股，本次实际可上市流通股份的总

数为40,462,363 股；

2. 本次限售股份可上市流通日为2012 年8月13日。

一、公司首次公开发行及股本状况

公司首次公开发行前股本为135,613,392 股，经中国证券监督管理委员会证监许

可【2009】647 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股4,600 万股，并于2009 年

8 月11 日在深圳证券交易所中小企业板上市，上市后公司总股本为181,613,392 股。

公司于2010 年5 月26 日实施了2009 年度权益分派方案，以181,613,392 股为基

数，用资本公积每10 股转增2 股，公司总股本变更为217,936,070股。

公司于2011年2011 年4 月14 日实施了2010 年度权益分派方案，以217,936,070

股为基数，用资本公积每10 股转增2 股，公司总股本变更为261,523,284股。

二、股东履行股份限售承诺情况

 首次公开发行股票前，公司实际控制人顾正、李芳英、袁建新、王祥伟及其关联

方顾冰、赵树荣、郑帼芳、丁文华等8人承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易

之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接持有的本公司股份，也不由本公司收购

该部分股份。

公司全体董事、监事和高级管理人员承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易

之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部

分股份。超过上述36个月的期限后，在本公司任职期间，每年转让的股份不超过持有

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完

整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让所持有的公司股份，并向本公司及时申

报所持公司股份及其变动情况。

经核查，上述承诺均得到严格履行。

三、本次限售股份可上市流通安排

1. 本次限售股份可上市流通时间为 2012 年8 月13 日；

2. 本次解除限售股份的总数为144,242,048，占公司股份总数的55.15 %；

本次实际可上市流通股份的总数为40,462,363 股，占公司股份总数的15.47 %；

3.本次申请解除股份限售的股东人数为十四人；

4.各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

序号 股东全称 所持限售股份总数 本次解除限售股份数量 备  注

1 顾  冰 1,828,800 1,828,800
现任董事、副总经理、董事

会秘书

2 戴廷轩 236,892 236,892

前任董事、副总经理（离

职生效日期：2011 年 10

月 25 日）

3 寇玉亭 2,605,836 2,605,836 现任董事、副总经理

4 毕东杰 1,011,671 1,011,671 现任监事

5 袁建新 25,445,809 25,445,809 现任董事

6 赵树荣 1,828,800 1,828,800

7 郑帼芳 1,828,800 1,828,800

8 金盛华 206,203 206,203 现任监事

9 王弥宗 911,310 911,310

前任董事会秘书、副总经理

（离职生效日期：2011 年 6

月 28 日）

10 李芳英 32,129,491 32,129,491 现任副董事长、总经理

11 王  敏 616,372 616,372 现任监事

12 顾  正 48,434,539 48,434,539 现任董事长

13 丁文华 1,828,800 1,828,800

14 王祥伟 25,328,725 25,328,725 现任董事

合   计 144,242,048 144,242,048

四、其他事项

本次限售股份上市流通的限售股份持有人不存在非经营性占用上市公司资金的

情况，公司对其不存在担保的情况。

五、备查文件

《上海神开石油化工装备股份有限公司限售股份上市流通申请表》

特此公告。

                              上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

                                                  2012年8月8日