1

证券代码：002059          证券简称：云南旅游        公告编号：2012-018

云南旅游股份有限公司

关于股东减持股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、减持股份情况

2012年9月12日，云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东云南

世博广告有限公司（以下简称“世博广告”）减持公司股份的报告，世博广告是公

司控股股东云南世博旅游控股集团有限公司的全资子公司，属于控股股东一致行

动人。

减持情况如下：

减持时间 大宗或竞价
减持均价

（元）

减持数量

（股）
占总股本比例

2010.03.31 竞价 10.39 1,819,502 0.85%

2010.04.01 竞价 10.50 204,800 0.09%

2010.04.02 竞价 10.42 18,198 0.01%

2012.09.11 竞价 9.11 78,900 0.03%

2012.09.12 竞价 9.16 59,100 0.03%

合   计 2,180,500 1.01%

二、减持前后股份变动情况说明

本次减持前世博广告持有云南旅游股份2,226万股，占云南旅游总股份

数的10.35%，本次减持后持有云南旅游股份2007.95股，占云南旅游总股份

数的9.34%。

三、其他相关说明

（一）本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》的

有关规定；

（二）本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所

中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的

规定。

（三）公司控股股东云南世博旅游控股集团有限公司及世博广告承诺：

在连续六个月内，通过证券交易系统出售持有公司的股份数量累计不超过公

司股份总数的5%。

特此公告

                                    云南旅游股份有限公司董事会

                                    2012年9月13日