证券代码：002629        证券简称：仁智油服       公告编号：2012-042

四川仁智油田技术服务股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份的数量为52,337,094股。

2、本次解除限售股份的上市流通日期为2012 年 11 月 3 日（周六），因该

日为非交易日，故本次限售股份上市流通日期为2012 年 11 月 5 日（星期一）。

一、首次公开发行前已发行股份概况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1607号”文核准，四川仁智

油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“仁智油服”）采用网下向配

售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以

下简称“网上发行”）相结合的方式，首次公开发行人民币普通股（A 股）2,861

万股，其中网下配售570万股，为本次发行数量的19.93%；网上发行2,291万股，

为本次发行数量的80.07%。每股面值1.00元，发行价格为15.00元/股。经深圳证

券交易所《关于四川仁智油田技术服务股份有限公司人民币普通股股票上市的通

知》（深证上[2011]336号）同意，公司发行的人民币普通股股票于 2011 年 11 月

3 日在深圳证券交易所上市交易，公司首次公开发行前总股本为8,582万股，发

行上市后总股本为11,443万股。

公司网下配售的570万股股票已于 2012 年 2 月 3 日上市流通，符合《证

券发行与承销管理办法》网下配售的股票自本公司向社会公众投资者公开发行的

股票在深圳证券交易所上市交易之日（即 2011 年 11 月 3 日）起，锁定三个

月后方可上市流通的规定。截止申请之日，公司总股本为11,443万股，公司有限

售条件股份数量为8,582万股，占公司总股本的75%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、除公司实际控制人钱忠良及其一致行动人外的其他 93 名自然人股东及法

人股东绵阳博业科技有限公司、绵阳依洋投资有限责任公司、绵阳市智宇投资有

限责任公司、绵阳皓景企业管理咨询有限责任公司、德阳新盛顺泰油气田技术服

务有限责任公司、云南佛尔斯特投资有限公司在《招股说明书》、《上市公告书》

中均承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次

发行前本人/本公司已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分

股份。

在上述基础上，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东熊海河、刘惠琴、

曾昌华承诺：自发行人股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让或者委托

他人管理本次发行前本人直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该

部分股份。一年锁定期满后，在任职期间内所持发行人股份发生变动的，应当及

时向发行人报告，并由发行人按照有关规定向证券交易所申报并公告。在任职期

间内每年转让的股份不得超过所持有发行人股份总数的百分之二十五。在申报离

任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股份占其所持

有发行人股份总数的比例不超过百分之五十。

自然人股东杨济林承诺：自发行人股票上市之日起一年内以及罗平亚作为发

行人董事离职后半年内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持

有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期满后，在罗平亚担任

董事的任职期间内所持发行人股份发生变动的，应当及时向发行人报告，并由发

行人按照有关规定向证券交易所申报并公告。在罗平亚担任发行人董事的任职期

间内，每年转让的股份不得超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之

二十五；在罗平亚申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售

发行人的股份占所持有发行人股份总数的比例不超过百分之五十。

2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东均未发生非经营性占用上市公司资金的情

形，上市公司也未发生对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

 1、本次解除限售股份实际可上市流通的时间为：2012 年 11 月 5 日（星

期一）；

2、本次解除限售股份的数量为52,337,094股，占公司股本总数的45.74%；

3、本次申请解除股份限售的股东共为99名，其中自然人股东93名，法人股

东6名；

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号 股东全称
所持限售股份

总数（股）

本次解除限售

数量（股）
备注

1 刘海龙 6,322,000 6,322,000

2 绵阳博业科技有限公司 4,800,000 4,800,000

3 绵阳依洋投资有限责任公司 4,332,600 4,332,600

4 绵阳市智宇投资有限责任公司 4,320,000 4,320,000

5 云南佛尔斯特投资有限公司 4,000,000 4,000,000

6 绵阳皓景企业管理咨询有限责任公司 3,620,000 3,620,000

7 贾文凤 2,750,000 2,750,000

8 杨轶群 1,400,000 1,400,000

9 德阳新盛顺泰油气田技术服务有限责任公司 1,000,000 1,000,000

10 蓝绍广 1,000,000 1,000,000
其中 50 万股

质押冻结

11 陈蓉章 750,000 750,000

12 韩 鹏 695,652 695,652

13 张 丽 695,652 695,652

14 李盛辉 500,000 500,000

15 卢盛杰 500,000 500,000

16 罗研波 500,000 500,000

17 王旭波 500,000 500,000

18 余惠莉 500,000 500,000

19 吴庆海 500,000 500,000

20 陈 锋 450,000 450,000

21 姬莉敏 430,000 430,000

22 刘 军 363,800 363,800

23 戴俊洪 362,100 362,100

24 李丽珠 350,000 350,000

25 刘克秀 347,826 347,826

26 谢永斌 319,215 319,215

27 安明强 301,260 301,260

28 敖 燕 300,000 300,000

29 黄卫兵 300,000 300,000

30 熊海河 300,000 300,000
现任监事会

主席

31 杨济林 300,000 300,000
董事罗平亚

配偶

32 甘赛宜 300,000 300,000

33 蒋 宁 300,000 300,000

34 罗悟唐 289,900 289,900

35 向钢丹 280,000 280,000

36 向 强 278,400 278,400

37 刘智刚 260,870 260,870

38 李 龙 259,900 259,900

39 罗健生 257,700 257,700

40 苏福兰 220,000 220,000

41 肖盛菊 220,000 220,000

42 刘惠琴 209,900 209,900 现任监事

43 李 平 200,000 200,000

44 牟雪容 200,000 200,000

45 张文英 200,000 200,000

46 张福伶 200,000 200,000

47 周爱武 200,000 200,000

48 周 剑 200,000 200,000

49 贺 明 194,500 194,500

50 樊文泽 186,600 186,600

51 林子荣 185,000 185,000

52 曾昌华 183,225 183,225 现任监事

53 郝希良 176,600 176,600

54 邵琼玉 176,600 176,600

55 蒋会珍 169,925 169,925

56 高 举 165,800 165,800

57 钟利萍 163,300 163,300

58 姚新喜 161,241 161,241

59 杨光和 157,625 157,625

60 李智斌 157,500 157,500

61 王小安 154,006 154,006

62 周正明 153,100 153,100

63 罗 梅 150,000 150,000

64 任晓葆 150,000 150,000

65 燕 飞 150,000 150,000

66 万 俊 127,900 127,900

67 高 燕 125,100 125,100

68 刘 敬 123,140 123,140

69 邓存芳 120,000 120,000

70 陈 斌 119,000 119,000

71 王方国 117,413 117,413

72 张 强 103,800 103,800

73 李玉斌 100,000 100,000

74 肖 晓 100,000 100,000

75 谷静敏 100,000 100,000

76 宋自家 96,800 96,800

77 温银武 92,500 92,500

78 陈 凤 90,000 90,000

79 彭商平 89,544 89,544

80 梁 燕 87,900 87,900

81 王光平 87,900 87,900

82 王利娟 87,900 87,900

83 胡艺凡 85,300 85,300

84 邓红梅 80,000 80,000

85 陈 波 70,000 70,000

86 李福蓉 70,000 70,000

87 林科君 67,900 67,900

88 张丽平 65,000 65,000

89 杜金阳 57,700 57,700

90 王占朝 52,500 52,500

91 刁宇露 50,000 50,000

92 杨文艳 50,000 50,000

93 郑冬生 50,000 50,000

94 李 艳 35,800 35,800

95 彭 波 33,300 33,300

96 段志平 30,000 30,000

97 王 曦 30,000 30,000

98 杨仲林 10,000 10,000

99 郑 锟 8,900 8,900

合  计 52,337,094 52,337,094

四、保荐机构核查意见书的结论性意见

经核查后，民生证券认为：

1、仁智油服本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间等均符合《深圳

证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规

范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；

2、仁智油服本次解除限售股份股东均严格履行了首次公开发行时做出的承

诺；

3、仁智油服对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，民生证券对仁智油服本次限售股份解禁及上市流通无异议。

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、保荐机构的核查意见。

特此公告！

                        四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会

                                    2012年10月31日

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