证券代码：002306               证券简称：湘鄂情               公告编号：2012-050

北京湘鄂情集团股份有限公司

限售股份上市流通提示性公告

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1.本次解除限售股份数量为217,910,000股

2.本次限售股份可上市流通日为2012年11月12日

一、公司首次公开发行和股本情况

公司首次公开发行前股本为15,000万股，首次向社会公开发行5,000万股，

并于2009年11月11日在深圳证券交易所中小板上市交易，上市时股本总额为

20,000万股。

2012年5月，经公司2011年年度股东大会批准，公司实施资本公积金转增股

本，公司股本总额现为40,000万股。

二、股东履行股份限售承诺情况

湘鄂情首次公开发行股票前，湘鄂情限售股份持有人对所持股份的限制流通

及自愿锁定的承诺如下：

1.公司控股股东、实际控制人孟凯先生及关联股东深圳市湘鄂情投资控股有

限公司、周智、孟菲和孟璇承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转

让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部

分股份。承诺期限届满后，孟凯在湘鄂情任职期间每年转让的股份不超过持有的

湘鄂情可转让股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让其所持有的湘鄂

情的股份。

2.持有本公司股份的董事、监事和高级管理人员（訚肃、周智、陈景俊、朱

珍明、孟辉、刘小麟）承诺：所持有湘鄂情的股份，自湘鄂情的股票在证券交易

所上市之日起三十六个月内不转让；除了前述锁定期外，在湘鄂情任职期间每年

转让的股份不超过各自所持有湘鄂情可转让股份总数的百分之二十五，在离职后

半年内不转让各自所持有的湘鄂情的股份。

3.在 2007 年 11 月 20 日公司对主要管理人员增资扩股过程中，以增资方式

新增持有本公司股份 5 万及 5 万股以上的（除訚肃、陈景俊外）自然人股东承诺：

本人持有的湘鄂情的股份，在增资扩股后至上市前的转让只能原价转让给控股股

东或由湘鄂情回购；对于本人所持有的湘鄂情的股份，自湘鄂情股票在证券交易

所上市之日起三十六个月内不转让；自湘鄂情股票在证券交易所上市之日起满三

十六个月后的第一年只能转让 50%，第二年转让 25%，第三年转让 25%。

在 2007 年 11 月 20 日公司对主要管理人员增资扩股过程中，以增资方式新

增持有本公司股份 5 万股以下的自然人股东承诺：本人持有的湘鄂情的股份，在

增资扩股后至上市前的转让只能原价转让给控股股东或由湘鄂情回购。对于本人

所持有的湘鄂情的股份，自湘鄂情股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不

转让。

4.公司其他股东承诺：自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个

月内，不转让或者委托他人管理本股东所持有的湘鄂情的股份，也不由湘鄂情回

购其所持有的股份。如果公司在首次公开发行股票前十二个月内（以刊登招股说

明书为基准日）进行过增资扩股或股东所持公司股份发生转让，自持有新增股份

或受让股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）三十六个月内，不转让

本股东所持有的该部分股份。

上述持有公司股票的法人和自然人均严格履行相关承诺，不存在转让、委托

他人管理或由公司回购股份的情形。

本次可上市流通限售股份持有股东均未发生非经营性占用上市公司资金情

况，公司也未发生对其违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1.本次解除限售股份可上市流通日为2012年11月12日。

2.本次解除限售股份为217,910,000股，占公司股份总数的54.48%。

3.各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

序号
限售股份持有人

名称

持有限售股份

数量

（万股）

本次可解除

限售的股份

数量（万股）

备注

1 孟凯 11,078 11,078
董事长，其中冻结股份

5,600万股

2
深圳市湘鄂情投

资控股有限公司
9,022 9,022 其中冻结股份8,382万股

3 訚肃 560.80 560.80 副董事长

4 孟菲 100 100

5 孟璇 100 100

6 周智 100 100 董事

7 王玉平 100 100

8 陈景俊 70 70 高管

9 顾强 40 20

10 胡旭东 40 20

11 黄冲 40 20

12 刘伟 40 20

13 罗丽 40 20

14 孟辉 40 40 高管

15 汪祖顺 40 20

16 王光华 40 20

17 熊裕豪 40 20

18 徐文学 40 20

19 于进 40 20

20 刘小麟 28 28 监事

21 严红斌 24 12

22 叶结才 24 12

23 易晖 24 12

24 严贵宝 20 10

25 周绍兴 20 10

26 朱珍明 20 20 高管

27 王鹏 14 7

28 艾东风 12 6

29 刘贤林 12 6

30 张志慧 12 6

31 钟子奎 12 6

32 黄寒 10 5

33 刘骄苇 10 5

34 贺刚 8 8

35 刘俊 8 8

36 易专 8 8

37 张海英 8 8

38 艾美奇 6 6

39 白晓丽 6 6

40 曹国志 6 6

41 陈艳 6 6

42 陈炎峰 6 6

43 崔伟伟 6 6

44 代鑫 6 6

45 方伟栋 6 6

46 冯伟平 6 6

47 高伟 6 6

48 閤明桂 6 6

49 何子辉 6 6

50 雷斌 6 6

51 李柏松 6 6

52 罗雪魁 6 6

53 孟庆涛 6 6

54 苏美玲 6 6

55 粟文桥 6 6

56 唐建军 6 6

57 唐助军 6 6

58 陶爱国 6 6

59 王洪建 6 6

60 王生菊 6 6

61 吴方军 6 6

62 肖治国 6 6

63 熊斯琴 6 6

64 曾华 6 6

65 郑周翠 6 6

66 朱世华 6 6

67 冯荣华 4 4

68 黄文辉 4 4

69 李明杰 4 4

70 刘杰 4 4

71 罗水莲 4 4

72 钱斌 4 4

73 阮立兴 4 4

74 陶少三 4 4

75 徐国荣 4 4

76 晏樱 4 4

77 易进军 4 4

78 易再强 4 4

79 赵兰英 4 4

80 郑宗焱 4 4

81 周刚 4 4

82 吴永德 3.2 3.2

83 郭均华 2 2

84 彭海波 2 2

85 汪志军 2 2

总计  22,088 21,791

以上名单中，顾强、胡旭东、黄冲、刘伟、罗丽、汪祖顺、王光华、熊裕豪、

徐文学、于进、严红斌、叶结才、易晖、严贵宝、周绍兴、王鹏、艾东风、刘贤

林、张志慧、钟子奎、黄寒、刘骄苇在 2007 年 11 月 20 日公司对主要管理人员

增资扩股过程中承诺：本人持有的湘鄂情的股份，在增资扩股后至上市前的转让

只能原价转让给控股股东或由湘鄂情回购；对于本人所持有的湘鄂情的股份，自

湘鄂情股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让；自湘鄂情股票在证券

交易所上市之日起满三十六个月后的第一年只能转让 50%，第二年转让 25%，

第三年转让 25%。

    四、备查文件

1.限售股份上市流通申请书；

2.限售股份上市流通申请表；

3.股份结构表和限售股份明细表;

特此公告

北京湘鄂情集团股份有限公司 董事会

2012年11月8日