股票代码：002245          股票简称：澳洋顺昌         编号：2012-047

江苏澳洋顺昌股份有限公司

股东减持股份公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年12月20日，江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）收到公

司股东昌正有限公司（以下简称“昌正公司”）减持股份的通知：昌正公司于2009

年11月19日至2012年12月20日，累计减持公司无限售条件流通股份1,210.90万

股，占公司总股本的5.00%。具体情况如下：

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价

（元/股）

减持股数

（万股）

折合现有股

本下数量（万

股）

减持比例

（%）

昌正有限

公司

集中竞价

交易

2009 年 11 月 19 日 17.17 106.0200  318.0600  0.8719%

2009 年 11 月 23 日 16.72 1.5000  4.5000  0.0123%

2010 年 8月 12 日 12.82 43.0296  86.0592  0.2359%

2010 年 8月 13 日 12.61 126.0329  252.0658  0.6910%

2011 年 4月 26 日 18.49 7.0000  14.0000  0.0384%

2011 年 4月 27 日 18.60 11.3700  22.7400  0.0623%

2011 年 4月 28 日 18.58 3.6800  7.3600  0.0202%

2011 年 4月 29 日 18.67 50.0000  100.0000  0.2741%

2011 年 5月 3日 18.67 42.9875  85.9750  0.2357%

2011 年 8月 2日 9.89 35.0000 35.0000  0.0959%

2011 年 8月 3日 10.13 60.0000 60.0000  0.1645%

2011 年 8月 4日 10.15 28.0000 28.0000  0.0768%

大宗交易
2009 年 11 月 23 日 15.26 56.9800 170.9400  0.4686%

2012 年 12 月 20 日 4.90 639.3000 639.3000  1.7525%

合  计 - - 1,210.90 1,824.0000 5.00%

注：2009年11月19日-2009年11月23日减持股份对应的当时公司股本总额为12160万股；

2010年8月12日-2011年5月3日减持股份所对应当时公司股本总额为18240万股；2011年8月2

日-2012年12月20日减持股份所对应当时公司股本总额为36480万股。

从2009年11月6日披露《简式权益变动报告书》和权益变动公告后，昌正有

限公司累计减持其所持公司股份占上市公司总股本比例为5.00%。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份

（当时总股本12160万

股）

本次减持后持有股份

（总股本36480万股）

股数

(万股)

占总股本

比例(%)

股数

(万股)

占总股本

比例(%)

昌正有限

公司

合计持有股份 2,482 20.41% 5,622 15.41%

其中：无限售条件股份 164.50 1.35% 2,725.125 7.47%

 有限售条件股份 2,317.50 19.06% 2,896.875 7.94%

二、其他相关说明

1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规

定；

2、本次遵守了有关法律、法规、规章、业务规则的规定；

3、上述权益变动具体情况详见2012年12月21日刊登在《证券时报》和巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏澳洋顺昌股份有限公司简式权益变动

报告书》。

三、备查文件

1、《江苏澳洋顺昌股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

二○一二年十二月二十日