证券代码：002472         证券简称：双环传动        编号：2013-001

浙江双环传动机械股份有限公司

关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”、“双环传动”）2013 年

01 月 07 日接到持股 5%以上股东深圳中欧创业投资合伙企业（有限合伙）（以下

简称“中欧创投”）减持本公司股份的权益变动报告书。自 2012 年 2 月 13 日至

2013 年 01 月 04 日期间，中欧创投通过深圳证券交易所大宗交易和集中竞价交

易系统陆续减持本公司股份。截止 2013 年 1 月 4 日收市，中欧创投仍持有本公

司股份 13,899,500 股，占本公司股份总额的 4.99996%。

2012 年 5 月 16 日，双环传动 2011 年度权益分派方案实施完毕。双环传动

以 2011 年年末总股本 213,840,000 股为基数，向全体股东每 10股派发现金 3.00

元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3股。权益分派方案实

施后，双环传动总股本增加至 277,992,000 股。因此，中欧创投在 2012 年 5 月

16 日前后股份总数发生变化。

一、本次减持具体情况

2012 年 2 月 13 日至 2012 年 5 月 14 日期间，中欧创投通过深圳证券交易所

集中竞价和大宗交易系统减持本公司股份共计 4,675,780 股。前述交易完成后，

中欧创投持有本公司股份 13,324,220 股，占本公司股份总额的 6.23%。(注：以

本公司总股本 213,840,000 股计算。)

2012 年 9 月 14 日至 2013 年 1 月 4 日期间，中欧创投通过深圳证券交易所

集中竞价系统减持本公司股份共计 3,421,986 股。前述交易完成后，中欧创投仍

持有本公司股份 13,899,500 股，占本公司股份总额的 4.99996%。。（注：以本公

司总股本 277,992,000 股计算。）

具体情况如下：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

股东名称 变动性质 变动方式 变动时间

成交均价 本次变动的股份

（元/股）
变动数量

(万股)

占公司总

股本比例

中欧创投 减少 集中竞价 2012 年 2月 13 日 14.269 79.9781 0.37%

中欧创投 减少 集中竞价 2012 年 2月 15 日 14.059 4.1699 0.02%

中欧创投 减少 集中竞价 2012 年 2月 16 日 14.05 0.62 0.00%

中欧创投 减少 集中竞价 2012 年 2月 20 日 14.012 4.51 0.02%

中欧创投 减少 集中竞价 2012 年 2月 21 日 4.87 4.87 0.02%

中欧创投 减少 集中竞价 2012 年 2月 22 日 14.186 69.66 0.33%

中欧创投 减少 集中竞价 2012 年 2月 27 日 14.911 1.11 0.01%

中欧创投 减少 集中竞价 2012 年 3月 2日 14.255 2.66 0.01%

中欧创投 减少 大宗交易 2012 年 3月 5日 14.3 150 0.70%

中欧创投 减少 大宗交易 2012 年 5月 14 日 13.24 150 0.70%

2011 年权益分派（2012 年 5月 16 日）之前股份变动合计

（注：以双环传动总股本 213,840,000 股计算）
467.578 2.19%

中欧创投 减少 集中竞价 2012 年 9月 14 日 8.074 10.0232 0.04%

中欧创投 减少 集中竞价 2012 年 10 月 10 日 8.101 69.9731 0.25%

中欧创投 减少 集中竞价 2012 年 10 月 11 日 7.969 1.1103 0.00%

中欧创投 减少 集中竞价 2012 年 10 月 12 日 8.057 44.662 0.16%

中欧创投 减少 集中竞价 2012 年 12 月 25 日 7.504 52.572 0.19%

中欧创投 减少 集中竞价 2012 年 12 月 26 日 7.593 31.4484 0.11%

中欧创投 减少 集中竞价 2012 年 12 月 27 日 7.454 19.66 0.07%

中欧创投 减少 集中竞价 2012 年 12 月 28 日 7.752 30.3836 0.11%

中欧创投 减少 集中竞价 2012 年 12 月 31 日 7.729 64.5364 0.23%

中欧创投 减少 集中竞价 2013 年 1月 4日 7.572 17.8296 0.06%

2011 年权益分派（2012 年 5月 16 日）之后股份变动合计

（注：以双环传动总股本 277,992,000 股计算）
342.1986 1.23%

注：上述“本次减持”是以 2012 年 2 月 13 日为减持时间基准点。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数(万股)
占总股本

比例(%)
股数(万股)

占总股本

比例(%)

深圳中欧创

业投资合伙

企业（有限合

伙）

合计持有股份 1800.00 8.42% 1389.95 4.99996%

其中：无限售条件股份 1800.00 8.42% 1389.95 4.99996%

     有限售条件股份

注：1、“本次减持前持有股份”按照 2011 年度权益分派实施前股份统计；

2、“本次减持后持有股份”按照 2011 年度权益分派实施完成后股份统计。

二、其他相关说明

1、本次减持不存在违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有

关规定的情况。

2、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

3、本次减持后，中欧创投持有本公司股份占股份总额的 4.99996%，不再是

持有本公司 5%以上股份的股东。

4、《浙江双环传动机械股份有限公司简式权益变动报告书》将于同日在巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行公告。

三、备查文件

《浙江双环传动机械股份有限公司简式权益变动报告书》

浙江双环传动机械股份股份有限公司

董事会

                                  2013 年 01 月 07 日