证券代码：002004         证券简称：华邦制药         公告编号：2013004

重庆华邦制药股份有限公司

关于股东减持股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2013 年 1 月 15 日，公司接到股东杨维虎先生的通知，其在深圳证券交易所

交易系统通过集中竞价方式累计减持公司股份合计为 4,757,153 股，详细情况如

下：

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称 减持方式 减持期间
减持均

价（元）

减持股数

（股）

减持比例

（总股本 334,986,000 股）

杨维虎
集中竞价

交易

2012/7/10

~

2013/1/14

17.3869 4,757,153 1.4201%

杨维虎先生在 2012 年 6 月 8 日至 2012 年 7 月 9 日期间，无减持公司股票的

情况。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股）
占总股本比例

（总股本 334,986,000股）
股数（股）

占总股本比例

（总股本 502,479,000 股）

杨维虎 10,216,101 3.0497% 10,162,399 2.0225%

公司于 2004 年 6 月 7 日首次公开发行人民币普通股 A 股 2200 万股，并于

2004 年 6 月 25 日在深圳证券交易所挂牌交易。

2004 年 9 月，经公司 2004 年第二次临时股东大会审议通过，以公司资本公

积金向全体股东按每 10 股转增 5 股的比例转增股本，公司总股本由 8,800,000

股变更为 13,200,000 股。

2011 年 9 月，经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2011〕1574 号”文

核准，公司以新增 35,493,000 股股份吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司，

公司总股本由 13,200,000 股变更为 167,493,000 股。

2012 年 5 月，经公司 2011 年度股东大会审议通过，以公司资本公积金向全

体股东按每 10 股转增 10 股的比例转增股本，公司总股本由 167,493,000 股变更

为 334,986,000 股。

2012 年 8 月，经公司 2012 年第五次临时股东大会审议通过，以公司资本公

积金向全体股东每 10 股转增 5 股的比例转增股本。公司总股本由 334,986,000

股变更为 502,479,000 股。

二、其他相关说明

1、本次减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规

定。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司

董  事  会

2013 年 1 月 16 日