证券代码：002527                  股票简称：新时达                  公告编号：临2013-012

上海新时达电气股份有限公司

股东权益变动提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2013年1

月31日收到中国人寿资产管理有限公司（以下简称“人寿资产”）发来的《上海新

时达电气股份有限公司简式权益变动报告书》。人寿资产于2013年1月30日通过深圳

证券交易所集中竞价交易系统减持了公司股份14,481股。

本次股份减持前，人寿资产受托管理的中国人寿保险股份有限公司-传统-普通

保险产品-005L-CT001深、中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002

深、中国人寿保险股份有限公司-投连保险产品、中国人寿财产保险股份有限公司-

传统-普通保险产品、中国人寿养老保险股份有限公司-自有资金等五个账户合计持

有本公司股份10,348,681股，占本公司当前股份总额的5.006982%。

2013年1月30日，人寿资产受托管理的中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保

险产品-005L-CT001深账户，根据经营需要，通过深圳证券交易所集中竞价交易系统

减持了公司股份14481股，占本公司当前股份总额的0.007006%。

本次股份减持后，截至《上海新时达电气股份有限公司简式权益变动报告书》

签署日，人寿资产受托管理的上述五个账户合计持有本公司股份10,334,200股，占

本公司当前股份总额的4.999976%，均为无限售流通股。

同时，人寿资产声明：将根据其自身的实际情况，在未来12个月内不排除增持

或继续减持公司股份的可能，并将按有关法律法规履行信息披露义务。

本次股份减持具体情况，详见同日刊登的《上海新时达电气股份有限公司简式

权益变动报告书》。

人寿资产本次减持股份未违反《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规、

规章、业务规则的规定，人寿资产本次减持股份不会对公司的控股股东结构产生影

响。

公司目前生产经营一切正常，无应披露而未披露事项。

人寿资产及其受托管理的减持帐户，与本公司控股股东、实际控制人、5%以上

的其他主要股东、董事、监事、高级管理人员均无关联关系。

备查文件：《上海新时达电气股份有限公司简式权益变动报告书》

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

二〇一三年二月一日