证券代码：002033        证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简称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丽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游
公告编号：2013

丽江玉龙旅游股份有限公司

限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

    1、本次解除限售股票的数量为22,100,000股，占公司总股份的13.49%。

2、本次限售股份上市流通日为 2013 年 4 月 22 日（星期一）。

一、非公开发行股份及公司股本情况

1、2010年3月31日，中国证监会核发《关于核准丽江玉龙旅游股份有限公司

（以下简称“公司”或“丽江旅游”）非公开发行股票的批复》（证监许可【2010】

384号），核准公司向云南省旅游投资有限公司（以下简称“省旅投”）非公开

发行1,700万股新股，每股面值1.00元，发行价格11.91元/股。2010年4月14日，

本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份

登记手续。此次发行中，省旅投认购的股票限售期为36个月。

2、本次发行前，公司总股本为99,323,048股，本次发行后公司总股本变更

为116,323,048股。

3、2011年4月28日，公司2010年度权益分派方案—以资本公积金向全体股东

每10股转增3股实施完毕，公司总股本由116,323,048股变为151,219,962股。省

旅投所持有的有限售条件流通股数量由1,700万股变为2,210万股。

4、2011年12月26日，证监会核准公司向丽江市玉龙雪山景区投资管理有限

公司发行12,584,909股股份购买印象旅游51%股权。目前，公司股本163,804,871

股，其中有限售条件流通股37,284,909股，无限售条件流通股126,519,962股。

二、申请解除限售股份股东履行承诺情况

1、本次发行中，省旅投承诺，其认购的非公开发行的 1,700 万股股份自上

市之日起三十六个月内不转让，即自 2010 年 4 月 21 日起，至 2013 年 4 月 21

日止，在上述期间内不转让。

2、2009 年 11 月 10 日，省旅投向公司出具了不同业竞争承诺函，承诺在

持有公司股份期间内，省旅投及其控制的企业不会直接经营或投资经营与公司

相同或相近业务，不会在公司经营所在地与公司构成同业竞争”。

3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。

4、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公

司对其不存在违规担保。

5、经核对,本次申请解除股份限售的股东名称及持股数量与2010年4月

21日公告的《公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》一致。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

    1、本次可解除限售的数量为22,100,000股，占公司总股份总数13.49%。

2、本次限售股份上市流通日为 2013 年 4 月 22 日(星期一)，

3、本次申请解除股份限售的股东人数为云南省旅游投资有限公司一家。

4、股份解除限售及上市流通具体情况。

单位：股

序号 股东全称 所持限售股份总数(股) 本次解除限售数量（股） 备注

1 云南省旅游投资有限公司 22,100,000 22,100,000 其中 11,050,000

股处于质押状态 合  计 22,100,000 22,100,000

5、本次限售股份解除限售上市流通后，公司股本为 163,804,871 股，其中

有限售条件流通股 15,184,909 股，无限售条件流通股 148,619,962 股。

四、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

                                       2013 年 4 月 17 日