证券代码: 002166

证券简称: 莱茵生物

公告编号: 2013-031

## 桂林莱茵生物科技股份有限公司 股东减持公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、股份减持情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司(下称"公司")于2013年5月8日接到公司股东秦本军先生的通知,秦本军先生于2013年5月7日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售股份6,260,000股,占公司总股本的4.83%,成交均价为14.23元,成交金额为8,907.98万元。

## 二、减持前后的持股情况

本次减持前,秦本军先生持有公司33,813,504股,占公司总股本的26.10%。 本次减持后,秦本军先生持有公司27,553,504股,占公司总股本的21.27%。

## 三、其他事项

- 1、公司于2013年4月24日披露了"关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告",公告中指明:公司控股股东秦本军先生计划未来六个月内通过证券交易系统出售所持有的公司股份,预计出售的股份可能达到或超过公司股份总数的5%。
- 2、公司将督促秦本军先生按照《上市公司收购管理办法》、《中小企业板 上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会 二〇一三年五月八日