东北证券股份有限公司 股东减持股份公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东减持情况

1. 股东减持股份情况

股东名称	减持 方式	减持期间	减持均价 (元)	减持股份 (股)	股份总数(股)	减持比例 (%)
长春房地 (集团) 有限责任 公司	集中	2010年9月10日	22. 672	300, 000	639, 312, 448	0. 047
		2010年9月14日	22. 763	60, 000	639, 312, 448	0. 009
		2010年9月15日	22. 474	203, 500	639, 312, 448	0. 032
		2010年9月16日	22. 379	93, 800	639, 312, 448	0. 015
		2010年10月18日	28. 926	1, 931, 243	639, 312, 448	0. 302
		2010年10月26日	30. 889	284, 628	639, 312, 448	0. 045
		2012年6月1日	19. 040	90, 000	639, 312, 448	0. 014
		2012年6月12日	18. 802	152, 000	639, 312, 448	0. 024
		2012年6月13日	19. 225	700, 040	639, 312, 448	0. 109
		2012年6月19日	18. 611	70, 000	639, 312, 448	0. 011

		2013年1月30日	18. 120	150, 000	978, 583, 016	0. 015
		2013年2月7日	20. 151	251, 250	978, 583, 016	0. 026
		2013年2月8日	20. 189	300, 000	978, 583, 016	0. 031
		2013年2月18日	20. 121	79, 400	978, 583, 016	0.008
		2013年3月15日	20. 350	500, 000	978, 583, 016	0. 051
		2013年3月20日	21. 576	491, 929	978, 583, 016	0.050
		2013年3月22日	21. 351	152, 300	978, 583, 016	0. 016
		2013年3月26日	20. 916	900, 000	978, 583, 016	0. 092
		2013年5月3日	21. 230	179, 601	978, 583, 016	0.018
		2013年5月6日	21. 067	1, 443, 381	978, 583, 016	0. 147
合计	_	_	_	8, 333, 072	_	1.062

2. 股东本次减持前后持股情况

		本次减持	前持有股份	本次减持后持有股份
股东名称	股份性质	股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
			(%)		(%)
长春房地	合计持有股份	35, 979, 948	5. 628	27, 646, 876	2. 825
(集团)	其中: 无限售条件股份	35, 979, 948	5. 628	27, 646, 876	2. 825
公司	有限售条件股份	-	-	_	-

注:本次减持前,该股东持股比例按公司股份总数639,312,448股计算为5.628%;截至

2012年6月19日,该股东持有公司股份数量为32,094,737股,占公司股份总数的5.02%。2012年9月3日,公司非公开发行新增股份339,270,568股在深圳证券交易所上市,公司股份总数变为978,583,016股,该股东持股比例被动下降为3.278%;在2013年1月30日至2013年5月6日期间,该股东继续减持公司股份4,447,861股,本次减持后,该股东持股比例按公司股份总数978,583,016股计算为2.825%。

二、其他相关说明

1. 本次减持是否违反了《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定:

□是√否

本次减持期间任意30天通过二级市场竞价减持数量均未超过1%。

2. 本次减持是否遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定及其在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的最低减持价格等承诺:

√ 是 □ 否

按照相关规定,本公司代为履行公告义务。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会 二〇一三年五月九日