## 上海海降软件股份有限公司

# 关于实际控制人的一致行动人减持公司股份的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载和误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、实际控制人基本情况

出于对以包叔平先生为代表的管理团队的肯定和信任,2007年1月4日上海古 德投资咨询有限公司与包叔平先生签订协议,约定古德投资授权包叔平先生行使 其以下股东权利:包括股东大会的投票权、提案权、董事、独立董事及监事候选 人的提名权、临时股东大会的召集权。

2007年3月2日,38位自然人股东共同签署《上海海隆软件股份有限公司公开 发行股票前的自然人股东持股规则》,约定由包叔平先生作为受托人,代理该规 则的全体参与人,代为行使作为公司股东除收益权和依照法律法规、公司章程及 该规则的处分权之外的全部股东权利,包括股东大会的投票权、提案权及董事、 独立董事、监事候选人的提名权、临时股东大会的召集权。(详见公司招股说明 书)

根据上述文件约定,截止2010年12月12日,包叔平先生实际控制公司38.12% 的股份的投票权,为公司实际控制人。

2010年12月12日至2010年12月23日,公司实际控制人的一致行动人共减持公 司股份3,428,860股,减持后包叔平先生实际控制公司33.52%的股份的投票权,共 计25,013,840股,为公司实际控制人。(详见公司公告:2010-027)

## 二、本次股东减持情况

### 1、本次股东减持股份情况

			减持价格区间	减持股数	占总股本
股东名称	减持方式	减持期间	(元)	(股)	比例
唐长钧	集中竞价交易	2010/12/23-2011/05/26	22. 04-34. 11	80,000	0.11%
	集中竞价交易	2012/02/07-2013/05/07	10. 53-18. 72	300, 000	0. 26%
小计	380, 000
李坚	集中竞价交易	2011/05/27-2012/02/06	17. 80-18. 31	255, 000	0. 23%
	集中竞价交易	2012/02/07-2013/05/07	14. 62-16. 33	300,000	0. 26%
小计	555,000
	集中竞价交易	2010/12/23-2011/05/26	24. 80-25. 14	84, 730	0.11%
周诚	集中竞价交易	2011/05/27-2012/02/06	17. 95–18. 16	300,000	0. 27%
	集中竞价交易	2012/02/07-2013/05/07	14.62	225, 000	0. 20%
小计				609, 730
	集中竞价交易	2010/12/23-2011/05/26	22. 11	22, 000	0.03%
王洪祥	集中竞价交易	2011/05/27-2012/02/06	15. 87-17. 92	6, 540	0. 01%
	集中竞价交易	2012/02/07-2013/05/07	17. 06-17. 13	60,000	0. 05%
小计				88, 540
刘晓民	集中竞价交易	2010/12/23-2011/05/26	24. 18-24. 95	33, 400	0.04%
小计	33, 400
姚斌	集中竞价交易	2010/12/23-2011/05/26	22. 00-26. 52	5,000	0. 01%
小计				5,000
蒋伟成	集中竞价交易	2010/12/23-2011/05/26	26. 50-31. 85	18, 900	0. 03%
	集中竞价交易	2011/05/27-2012/02/06	19. 00	8,000	0.01%
小计	26, 900
王刚	集中竞价交易	2010/12/23-2011/05/26	33. 55–33. 87	57, 200	0.08%
小计				57, 200
金晶	集中竞价交易	2012/02/07-2013/05/07	17. 05	10,000	0. 01%
小计				10,000
刘叶妹	集中竞价交易	2012/02/07-2013/05/07	14. 34-14. 40	84, 084	0.07%
小计				84, 084
杨晓鸣	集中竞价交易	2010/12/23-2011/05/26	23. 76-33. 98	48, 000	0.06%
小计				48,000
上海古德	集中竞价交易	2011/05/27-2012/02/06	17. 56–17. 79	40, 335	0.04%

投资咨询	大宗交易	2011/05/27-2012/02/06	15. 34	920, 000	0.82%
有限公司	集中竞价交易	2012/02/07-2013/05/07	10. 36-18. 27	50,000	0.04%
	大宗交易	2012/02/07-2013/05/07	9. 48-14. 76	1, 870, 000	1.64%
小计				2, 880, 335
	集中竞价交易	2010/12/23-2011/05/26		349, 230	0. 47%
	集中竞价交易	2011/05/27-2012/02/06		609, 875	0. 54%
合计	大宗交易	2011/05/27-2012/02/06		920, 000	0.82%
	集中竞价交易	2012/02/07-2013/05/07		1, 029, 084	0. 90%
	大宗交易	2012/02/07-2013/05/07		1, 870, 000	1. 64%
总计	4, 778, 189

- 注: (1) 2011年5月27日,以公司2010年末的总股本7,462万股为基数,每10股转增5股。转增后,公司总股本增至11,193万股。
  - (2) 2012年2月7日,公司实施了首次《限制性股票激励计划》定向增发203万股,公司股本总额增至11,396万股。

#### 2、股东本次减持前后持股情况

单位:股

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份
	放伤任灰	持股数量	占总股本比例	持股数量	占总股本比例
古德投资	合计持有股份	8, 783, 775	11. 77%	10, 295, 327	9. 03%
	其中: 无限售条件股份	_	_	5, 903, 440	5. 18%
	有限售条件股份	8, 783, 775	11. 77%	4, 391, 887	3. 85%
38位自然	合计持有股份	16, 230, 065	21. 75%	22, 272, 629	19. 55%
人股东合	其中: 无限售条件股份	2, 845, 265	3. 81%	8, 789, 664	7. 72%
计持股	有限售条件股份	13, 384, 800	17. 94%	13, 482, 965	11.83%
总计		25, 013, 840	33. 52%	32, 567, 956	28. 58%

本次减持后,包叔平先生实际控制公司28.58%的股份的投票权,仍为公司实际控制人。

### 三、其他相关说明

1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有 关法律、法规、规章、业务规则的规定;期间任意30天内竞价交易减持数量均未

超过公司总股份的1%。

2、本次减持过程中,截止2012年12月12日,公司实际控制人包叔平及其一致 行动人合计持股比例低于30%,为29.73%。(详见公司公告:2012-029)

3、未来12个月内,部分股东仍有减持意向。

公司将督促相关股东按照《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海海隆软件股份有限公司 董事会 2013年5月8日