1

股票代码：000921           股票简称：海信科龙        公告编号：2013-021

海信科龙电器股份有限公司

关于非公开发行股份解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份为因本公司2010年重大资产重组非公开发行股份而锁定的

股份，本次解除限售的股份数量为377,845,987股，占本公司A股总股本的42.24%，占

本公司总股本的27.90%。

2、本次限售股份可上市流通日期为2013年6月18日。

3、本公司本次限售股份解除数量合计612,221,909股，其中除上述因重组非公开

发行股份锁定的377,845,987股解除限售外，另有股改限售股234,375,922股一并解除

限售，股改限售股份解除限售情况请详见本公司与本公告同日发布的《股改限售股份

上市流通公告》。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

2010年海信科龙电器股份有限公司(「本公司」)非公开发行362,048,187股A股股份

购买青岛海信空调有限公司(「海信空调」)所持海信（山东）空调有限公司100%的股权、

海信（浙江）空调有限公司51%的股权、海信（北京）电器有限公司55%的股权（包括海

信（北京）电器有限公司所持海信（南京）电器有限公司60%的股权）、青岛海信日立空

调系统有限公司49%的股权、青岛海信模具有限公司78.7%的股权以及青岛海信营销有限

公司白色家电营销资产。2010年6月10日，本次非公开发行362,048,187股A股股份上市，

发行完成后，本次申请解除股份限售的股东——本公司控股股东海信空调持有本公司的

股份由重组前250,173,722股变更为612,221,909股。

由于在本次重大资产重组非公开发行股份中，海信空调承诺，通过本次非公开发行

获得的本公司新增股份自新增股份上市之日起36个月不转让，其原持有本公司股份与海

信空调本次认购的股份自新增股份上市之日起全部重新锁定36个月不转让。因此，海信

空调所持有本公司的612,221,909股自2010年6月10日起限售36个月。海信空调所持限售

股份取得情况如下：

（1）2007年本公司实施股权分置改革，股改完成及海信空调收回股改代垫股份后，

海信空调持有本公司股份为234,375,922股。此部分股份解除限售情况具体详见本公司

与本公告同日发布的《股改限售股份上市流通公告》。

（2）2008年，海信空调对本公司A股股份进行了增持，共计增持15,797,800股。2010

年，海信空调通过本公司重大资产重组中非公开发行获得本公司新增股份362,048,187

股。以上限售股份合计377,845,987股。

二、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日期：2013年6月18日

2、本次可上市流通股份的总数为377,845,987股，占本公司A股总股本的42.24%，

占本公司股份总数的27.90%。

3、本次限售股份可上市流通情况如下：

序

号

限售股份持

有人名称

持有限售股

份数（股）

本次解除限

售股份数

（股）

本次解除限售

股份占公司无

限售条件股份

的比例（%）

本次解除限

售股份占公

司A股总股本

的比例（%）

本次解除限

售股份占公

司总股本的

比例（%）

1 海信空调 612,221,909 377,845,987 50.93 42.24 27.90

 合计 612,221,909 377,845,987 50.93 42.24 27.90

三、股本结构变化和股东持股变化情况

1、本次解除限售前后的股本结构如下：

股份类别

本次限售股份上市流

通前 本次变动数

本次限售股份上市流

通后

股数 比例 股数 比例

一、有限售条件的流通股 612,221,909 45.21% -612,221,909
注
 0 0%

1、国家持股 - - - - -

2、国有法人持股 612,221,909 45.21% -612,221,909 0 0%

3、境内一般法人持股 - - - - -

有限售条件的流通股合计 612,221,909 45.21% -612,221,909 0 0%

二、无限售条件的流通股 741,832,841 54.79% 612,221,909 1,354,054,750 100%

1、人民币普通股 282,243,033 20.85% 612,221,909 894,464,942 66.06%

2、境内上市的外资股 - - - - -

3、境外上市的外资股 459,589,808 33.94% - 459,589,808 33.94%

无限售条件的流通股合计 741,832,841 54.79% 612,221,909 1,354,054,750 100%

三、股份总数 1,354,054,750 100% - 1,354,054,750 100%

注：本公司本次限售股份解除限售后，本公司限售股份数量将变更为0股，其中因

股权分置改革锁定的股份解除限售股数为234,375,922股（具体详见本公司与本公告同

日发布的《股改限售股份上市流通公告》），因重大资产重组非公开发行股份承诺锁定

的股份解除限售股数为377,845,987股，以上合计612,221,909股。

四、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

（一）关于避免同业竞争的承诺

为避免海信集团有限公司（「海信集团」）、海信空调与本公司之间的同业竞争，海

信集团、海信空调做出如下承诺：

1、本次重组完成后，海信空调、海信集团及其所控制的企业与白电相关的全部资

产和业务已注入本公司，海信空调、海信集团及其所控制的企业所保留的其他资产和业

务与本公司及其所控制的企业不存在同业竞争。

2、在未来发展中，海信空调、海信集团及其所控制的企业如取得任何适合本公司

及其所控制的企业从事业务的发展机会，本公司及其所控制的企业可以根据需要选择发

展；海信空调、海信集团及其所控制的企业将给予必要的支持和协助。

3、在海信空调为本公司控股股东及海信集团为本公司实际控制人期间，海信空调、

海信集团及其所控制的企业将不会在中国境内及境外发展任何与本公司及其所控制的

企业从事业务相同或相近的业务或项目；亦不再谋求通过与任何第三人合资、合作、联

营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与本公司及其所控制的

企业构成竞争的业务。

4、海信空调、海信集团不会利用对本公司直接或间接控股优势地位从事任何损害

本公司及其他股东，特别是中小股东利益的行为。

5、海信空调、海信集团违反上述承诺与保证的，将立即停止与本公司及其所控制

的企业构成竞争业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时须对违反上述承诺与保证导

致本公司及其所控制的企业之一切损失和后果承担连带赔偿责任。

履行情况：截至目前，海信空调、海信集团未发生违反上述承诺的情形。

（二）关于规范和减少关联交易的承诺

为规范和减少海信集团及其关联企业在本次重组后可能与本公司发生的关联交易，

海信集团和海信空调做出如下承诺：

1、本次重组完成后，海信集团和海信空调将继续严格按照《公司法》等法律法规

以及本公司《公司章程》的有关规定行使股东或董事权利并履行股东或董事的义务，在

股东大会以及董事会对有关涉及关联企业与本公司的关联交易进行表决时，履行回避表

决的义务。

2、本次重组完成后，关联企业将尽量减少与本公司的关联交易。在进行确有必要

且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按法律法规

以及规范性文件和本公司《公司章程》的相关规定履行关联交易决策程序及其信息披露

义务。

3、如果海信集团和海信空调违反上述所作承诺及保证，将依法承担违约责任，并

对由此造成本公司及其除海信空调以外其他股东的损失承担连带赔偿责任。

履行情况：截至目前，海信空调、海信集团未发生违反上述承诺的情形。

（三）关于维护上市公司独立性的承诺

为保障本次重组完成后本公司的独立性，海信集团和海信空调做出如下承诺：

本次重大资产出售后，海信空调、海信集团承诺与本公司在人员、资产、财务、机

构、业务上做到“五分开”，保证本公司人员独立、资产独立、财务独立、机构独立和

业务独立。

履行情况：截至目前，海信空调、海信集团未发生违反上述承诺的情形。

（四）关于锁定期的承诺

海信空调承诺，通过本次非公开发行获得的本公司新增股份自新增股份上市之日起

36个月不转让，其原持有本公司股份与海信空调本次认购的股份自新增股份上市之日起

全部重新锁定36个月不转让。

履行情况：截至目前，海信空调未发生违反上述承诺的情形。

（五）关于白电营销资产交易税费的承诺

鉴于青岛海信营销有限公司（「海信营销」）白电营销资产存在由本次交易的第三方

直接交割的情况，为保护本公司利益，海信空调承诺：1、在本次重组资产交割前的过

往年度内，若海信营销存在一切税费问题，由海信空调承担；2、在本次重组资产交割

业务中，所产生的除可用作本公司抵扣的增值税外，其产生的其他一切税费由海信空调

承担。

履行情况：海信白电营销资产已交割完毕，海信空调未出现违反上述承诺的情况。

（六）为白电营销资产所涉债务转移提供担保的承诺

根据海信空调出具的承诺，如白电营销资产转移过程中，海信营销的债权人要求海

信营销履行债务清偿义务，海信空调将会根据上述承诺履行担保义务代海信营销向该等

债权人履行偿债义务，该代为偿还债务的行为能够有效的实现债权人的债权，并获得该

等债权人对债务转移的事实确认，不会对白电营销资产的转移造成影响，不会损害本公

司利益。

履行情况：海信白电营销资产已交割完毕，海信空调未出现违反上述承诺的情况。

（七）关于瑕疵物业处理的承诺

对于本公司本次重组拟购入资产中的部分瑕疵物业，海信空调承诺将按照瑕疵物业

的评估价值，分别向海信山东、海信浙江购回未取得产权证书的房产并承担交易所涉税

费。同时，海信空调承诺将在回购上述房产后无偿提供给海信（山东）空调有限公司（「海

信山东」）、 海信（浙江）空调有限公司（「海信浙江」）使用，以消除因回购而可能给

本公司生产经营带来的影响。

履行情况：海信空调已于2010年5月20日完成了对上述瑕疵资产的回购并无偿提供

给海信山东、海信浙江使用，截至目前未出现违反上述承诺的情形。

五、本次申请解除股份限售的股东是否存在对公司的非经营性资金占用及公司对

该限售股份持有人的违规担保的说明

海信空调不存在对本公司非经营性资金占用的情形，亦不存在本公司对海信空调提

供违规担保等损害本公司利益的情形。

六、本次申请解除股份限售的股东对本次解除限售股份的处置意图说明

海信空调承诺：在本次限售股份解除限售后六个月以内，海信空调不存在通过证券

交易所竞价交易系统出售本公司5％及以上解除限售流通股计划。

如果海信空调计划未来通过证券交易所竞价交易系统出售所持本公司解除限售流

通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5％及以上的，海信空调将于第一次减

持前两个交易日内通过本公司对外披露出售提示性公告，披露内容包括：拟出售的数量、

拟出售的时间、拟出售的价格区间、减持原因以及深圳证券交易所要求的其他内容。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司董事会

                                         2013年6月14日