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证券代码：002017                证券简称：东信和平          公告编号：2013-22

东信和平科技股份有限公司

股东权益变动提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

2013 年 6 月 20 日，东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到

公司第二大股东珠海普天和平电信工业有限公司（以下简称：和平电信）的《简

式权益变动报告书》书面通知，告知其于 2007 年 11 月 21 日至 2013 年 6 月 17

日期间，通过集中竞价方式累计减持本公司无限售条件流通股 9,037,763 股，

减持比例为 4.91%。截止 2013 年 6 月 20 日，珠海普天和平电信工业有限公司持

有本公司股份 41,974,780 股，占公司总股本的 19.22%，仍是公司第二大股东。

具体情况如下：

一、股东减持情况

（一）股东减持股份情况

股东

姓名
减持时间 减持方式 减持均价（元）

减持股数

（万股）

减持比例

（%）

珠海

普天

和平

电信

工业

有限

公司

2007-11-21

至 2008-3-3
集中竞价交易 15.82 148.4321 1.26%

2008-3-4

至 2010-11-3
集中竞价交易 17.28 169.5151 0.91%

2010 年 11 月 集中竞价交易 25.34 149.82 0.75%

2013-5-10

至 2013-5-13
集中竞价交易 10.84 68.3314 0.31%

2013-5-14

至 2013-5-16
集中竞价交易 10.99 149.259 0.68%

2013-6-13

至 2013-6-17
集中竞价交易 12.17 218.4187 1%

合计 -- -- -- 903.7763 4.91%

                                                   东信和平科技股份有限公司

 2

（二）股东减持前后持股变化情况

股东名称 股份性质

减持前持有股份 减持后持有股份

股 数 ( 万

股)

占总股本

比例(%)
股数(万股)

占总股本比

例(%)

珠海普天和

平电信工业

有限公司

合计持有股份  2847.94  24.13%  4197.48  19.22%

其中：无限售条件股份  2847.94  24.13%  4197.48  19.22%

     有限售条件股份 0 - 0 -

注：

1.上述减持时间以 2007 年 11 月 21 日为基准。

2.上述股份数量已根据公司2007年度至2012年度公司总股本变化情况进行

除权除息处理。具体内容如下：

2008年4月16日,公司实施完成2007年度权益分派方案,以总股本118,040,000

为基数,以资本公积金向全体股东每10 股转增股本 3 股。转增完成后，公司总股

本由118,040,000 股增至153,452,000 股。

2009年12月4日，公司向全体股东按照每10股配售3股的比例实施了配股，配

股实施完成后，公司总股本总由153,452,000股增至198,562,504股。

2011年5月20日，公司实施完成2010年度权益分派方案，以总股本198,562,504

为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增股本 1 股。转增完成后，公司总

股本由198,562,504股增至218,418,754 股。

二、其他相关说明

1、和平电信前述减持行为未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意

见》等有关规定；其间通过集中竞价交易任意 30 天减持数量均未超过 1%；

2、和平电信本次减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定；

3、和平电信承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股

份总数的 5%。

三、备查文件

东信和平科技股份有限公司《简式权益变动报告书》。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

     董   事   会

                                          二○一三年六月二十五日