# 广州海格通信集团股份有限公司关于 首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示:

- 1、公司本次解除限售的股份数量合计为 241,889,000 股,占公司总股本的 72.7471%。
  - 2、本次限售股份上市流通日为2013年9月2日。

# 一、公司首次公开发行股票及股本变动情况

- 1、经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准广州海格通信集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》([2010]990号)核准,公司于2010年8月采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,首次公开发行人民币普通股A股8,500万股,其中网下向配售对象配售1,700万股,网上定价发行6,800万股,公司股本由247,506,510股增加到332,506,510股。
- 2、经深圳证券交易所《关于广州海格通信集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2010] 274 号)同意,公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称"海格通信",股票代码"002465";其中,网上定价发行的6,800 万股股票自2010年8月31日起上市交易,网下向询价对象询价配售的1,700万股锁定三个月后于2010年12月1日上市流通。
  - 3、自公司上市到本公告发布日,公司股本未发生变化。公司总股本为

332,506,510 股, 尚未解除限售的股份为 247,506,510 股。

#### 二、股东履行股份限售承诺情况

- 1、本次申请解除股份限售股东在公司招股说明书及上市公告书中做出如下承诺:
- (1) 本公司全体股东包括控股股东及实际控制人广州无线电集团有限公司(以下简称"广电集团")、杨海洲、赵友永、谢远成、张志强、张招兴、林德明、陈朝晖、林杭、梁安平、喻斌、陈汉荣、尹宏、张路明、宋旭东、蒋振东、田震华、周琼华、黄秀华、朱延军、张轶、陈伶俐、於凝、张宗贵、白云、茹国庆、杨永明、田云毅、陈杰波、黄敦鹏、张红英、陈春田、文莉霞、陈华生、汤诚忱、王俊、陈文琼、谭伟明、吕晖、祝立新、吴克平、郭虹、沈万芳、符保文、余青松、吴树勋、潘文明、马清等 47 名自然人股东均承诺:自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理所持有的本公司的股份,也不由本公司回购该部分股份。
- (2) 担任公司董事、监事及高级管理人员的自然人股东同时承诺:在本人任职期间每年转让的股份不超过其所持有的该公司股份总数的百分之二十五; 离职后半年内不转让所持有的公司股份;及时向发行人申报所持有的发行人股份及其变动情况。
- (3) 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定,海格通信首次公开发行股票并上市后,海格通信国有股东广电集团转由全国社会保障基金理事会持有的海格通信国有股,全国社会保障基金理事会将承继广电集团的禁售期义务。
- (4) 自然人股东、董事赵友永先生承诺: 自海格通信股票上市交易之日起 36 个月内,不转让理财专户(广发基金公司—工行—赵友永)持有的海格通信 1.000 股股份。
  - (5) 控股股东广州无线电集团有限公司和主要股东杨海洲先生分别向公

司出具《避免同业竞争协议书》和《关于不同业竞争的承诺书》,承诺不从事与公司业务有竞争或可能构成竞争的业务活动。

- 2、以上人员在公司招股说明书中所做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
  - 3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。
- 4、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情形,公司对上述股东不存在任何违规担保。

# 三、本次解除限售股份可流通上市安排

- 1、本次限售股份可流通上市日期为 2013 年 9 月 2 日(公司于 2010 年 8 月 31 日在深圳证券交易所中小企业板上市,首次公开发行前已发行股份的锁定期限为 36 个月,解禁日期应为 2013 年 8 月 31 日,因其不是交易日,故本次限售股份可上市流通时间顺延至 2013 年 9 月 2 日)。
- 2、公司本次解除限售的股份数量为 241,889,000 股, 占公司总股本的 72.7471%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数共计 48 名,其中自然人股东 46 名,法人股东 2 名。
  - 4、 限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下表所示:

序号	股东名称	持有限售 股份总数	本次解除 限售股份数量	备注
1	广州无线电集团有限 公司	60,686,510	60,686,510
2	杨海洲	16,643,200	16,643,200	董事长;注1
3	赵友永	6,629,434	6,629,434	董事;注1
4	张志强	5,619,742	5,619,742	董事、常务副总经 理;注1
5	谢远成	5,617,510	0	离任董事、总经理; 注 2

6	张招兴	5,395,296	5,395,296
7	林德明	5,278,496	5,278,496
8	陈朝晖	5,106,352	5,106,352
9	林 杭	5,068,620	5,068,620
10	梁安平	5,039,760	5,039,760
11	喻 斌	4,932,768	4,932,768
12	陈汉荣	4,872,254	4,872,254
13	尹宏	4,787,568	4,787,568
14	张路明	4,767,160	4,767,160
15	宋旭东	4,451,556	4,451,556
16	蒋振东	4,411,168	4,411,168
17	田震华	4,390,904	4,390,904
18	周琼华	4,383,778	4,383,778
19	黄秀华	4,369,644	4,369,644
20	朱延军	4,364,788	4,364,788
21	张、轶	4,144,982	4,144,982
22	陈伶俐	3,712,372	3,712,372
23	於凝	3,623,124	3,623,124
24	张宗贵	3,600,000	3,600,000
25	白 云	3,600,000	3,600,000
26	茹国庆	3,600,000	3,600,000
27	杨永明	3,592,372	3,592,372	监事;注1
28	田云毅	3,578,498	3,578,498
29	陈杰波	3,573,874	3,573,874
30	黄敦鹏	3,533,874	3,533,874
31	张红英	3,434,620	3,434,620
32	陈春田	3,029,264	3,029,264
33	文莉霞	2,869,568	2,869,568	副总经理;注1
34	陈华生	2,865,104	2,865,104	董事、总经理;注1
35	汤诚忱	2,823,846	2,823,846

36	王俊	2,800,724	2,800,724	董事;注1
37	陈文琼	2,743,592	2,743,592
38	谭伟明	2,184,986	2,184,986	董事会秘书、财务总 监;注1
39	吕 晖	2,008,108	2,008,108
40	祝立新	1,918,858	1,918,858
41	吴克平	1,766,204	1,766,204	总工程师;注1
42	郭 虹	1,702,350	1,702,350	副总经理;注1
43	沈万芳	1,188,800	1,188,800
44	符保文	1,188,800	1,188,800
45	余青松	966,242	966,242	监事;注1
46	吴树勋	713,280	713,280
47	潘文明	713,280	713,280
48	马 清	713,280	713,280
49	全国社会保障基金理 事会	8,500,000	8,500,000
	小计	247,506,510	241,889,000

上述股东名单和公司招股说明书以及上市公告书中披露的名单一致。

注 1: 公司董事长杨海洲,董事赵友永,董事王俊,董事、总经理陈华生,董事、常务副总经理张志强,副总经理文莉霞,总工程师吴克平,副总经理郭虹,董事会秘书、财务总监谭伟明,监事杨永明,监事余青松 11 位股东现任公司董事、监事或高级管理人员,上述人员在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有的本公司股份总数的 25%; 离职后半年内,不转让其所持有的公司股份,在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不得超过 50%;

注 2: 公司原董事、总经理谢远成先生于 2013 年 2 月 12 日意外辞世,其持有的股份正在办理继承手续,本次暂不申请解除限售。

注 3: 上述股份均不存在冻结及质押情况。

# 四、其他事项

公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺,并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。

# 五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书;
- 2、限售股份上市流通申请表;
- 3、股本结构表和限售股份明细数据表;
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司 董事会 2013年8月29日