证券代码：002269 证券简称：美邦服饰公告编号：L20131019001

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

关于控股股东及一致行动人拟减持股份的

提示性公告

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏负连带责任。

截至 2013 年 10 月 17 日，上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“美

邦服饰”或“公司”）控股股东上海华服投资有限公司及一致行动人胡佳佳女士

分别持有公司股份 81，000 万股、9,000 万股，分别占公司总股本的 80.6%、8.96%。

上述股份全部为无限售流通股。

公司近日接到通知，控股股东上海华服投资有限公司及胡佳佳女士为优化公司股

东结构，增加二级市场股票的流动性，使二级市场股票价格更好的体现公司真实

价值，让更多投资者分享公司未来业绩增长和价值提升，并增强控股公司财务实

力及满足个人投资需要，拟在未来六个月内通过大宗交易系统减持所持美邦服饰

部分股票，预计减持数量合计不超出公司总股本的 10%。

公司将督促控股股东上海华服投资有限公司及胡佳佳女士按照《证券法》、

《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

引》等法律、法规、规章制度的规定进行股份减持并切实履行后续信息披露义务。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

董事会

2013 年 10 月 19 日