证券代码：002555            证券简称：顺荣股份             公告编号：2013-053

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

关于股票交易异常波动停牌自查进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司股票（股票简称：顺荣股份，股票代码：002555）交易价格连续三个

交易日内（2013 年 10 月 17 日、2013 年 10 月 18 日、2013 年 10 月 21 日）收盘

价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司

股票交易属于异常波动的情况。

为避免二级市场大幅波动，保护投资者利益，公司于 2013 年 10 月 22 日发

布了《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司股票交易异常波动暨停牌自查公告》，同

时公司股票于 2013 年 10 月 22 日开市起停牌。

2013 年 10 月 23 日，公司董事会收到广州海岩网络科技有限公司（以下简

称“广州海岩”）原持股 20%股权的小股东李劲寄送的《告知函》，其提醒公司董

事会关注标的公司上海三七玩网络科技有限公司（以下简称“三七玩”）受让广

州海岩“37wan.com”等域名资产过程未取得其同意，可能引起资产权属的争议。

鉴于李劲在《告知函》中的陈述与三七玩提供的书面材料反映的情况存在一定出

入，公司董事会决定对三七玩有关资产权属取得情况进行进一步核查，2013 年

10 月 24 日公司发布了《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司关于股票交易异常波动

阶段性自查结果公告》，公司股票于 2013 年 10 月 24 日起继续停牌。

停牌期间本公司就三七玩从广州海岩受让域名等资产情况进行了必要的自

查，目前自查工作尚在进行中，待自查工作结束后公司将披露相关公告并复牌。

特此公告

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

董事会

                                      2013 年 10 月 31 日