中信建投证券股份有限公司

关于杭州中恒电气股份有限公司发行股份购买资产

部分限售股份上市流通之核查意见

中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”、“独立财务顾问”）接

受杭州中恒电气股份有限公司（简称“中恒电气”、“上市公司”或“公司”）的

委托，担任中恒电气本次发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）的独立

财务顾问。本独立财务顾问根据《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，按照独立财务顾问行业公认的业

务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次重大资产重组非公开发行的部分限售

股份的上市流通事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、本次重大资产重组方案介绍

本次重组为中恒电气以16.13元/股的发行价格，向杭州中恒科技投资有限公

司（以下简称“中恒投资”）发行8,922,431股、向北京中博软通投资管理中心（有

限合伙）（以下简称“中博软通”）发行1,732,366股、向北京恒博达瑞投资管理

中心（有限合伙）（以下简称“恒博达瑞”）发行160,204股、向周庆捷发行5,753,155

股、向张永浩发行2,611,443股、向杨景欣发行2,176,202股、向胡淼龙发行1,305,721

股、向朱国锭发行993,073股，购买发行对象合计持有的北京中恒博瑞数字电力

科技有限公司（以下简称“中恒博瑞”）100%股权。

本次发行股份购买资产完成后，中恒投资仍为公司控股股东，朱国锭仍为公

司实际控制人。

二、本次重大资产重组的审批及实施情况

2012 年 6 月 4 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了本次

交易的相关议案。

2012 年 9 月 27 日，公司取得了中国证监会《关于核准杭州中恒电气股份有

限公司向杭州中恒科技投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可

[2012]1295 号）。

2012 年 10 月 8 日，交易对方合计持有的中恒博瑞 100%股权登记至公司名

下，相关工商变更登记手续办理完毕，标的资产过户工作完成。

2012年10月29日，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中

瑞岳华”）对公司本次发行股份购买资产进行了验资，并出具中瑞岳华验字（2012）

第0295号《验资报告》。

2012年11月2日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券预

登记确认书》，确认公司已办理完毕向中恒投资发行8,922,431股、向中博软通发

行1,732,366股、向恒博达瑞发行160,204股、向周庆捷发行5,753,155股、向张永

浩发行2,611,443股、向杨景欣发行2,176,202股、向胡淼龙发行1,305,721股、向朱

国锭发行993,073股的股份登记手续。

经核查，本独立财务顾问认为：本次重组的审批程序符合《公司法》、《证

券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求；本次重组

所涉及的相关资产已经全部办理完毕了相应的工商变更登记手续；中恒电气向交

易对方合计发行的23,654,595股股份的相关证券登记手续已办理完毕。

三、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为中博软通、恒博达瑞、周庆捷、张永浩、杨

景欣、胡淼龙，其所作出的各项承诺如下：

（一）盈利补偿承诺

标的资产出让方中恒投资、中博软通、恒博达瑞、周庆捷、张永浩、杨景欣、

胡淼龙及朱国锭承诺标的资产中恒博瑞2012年、2013年和2014年净利润分别为

3,500万元、4,160万元和5,000万元。若中恒博瑞在补偿期限内实际利润（以具有

证券业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见中的数字为准）未能达到承诺

利润，标的资产出让方应按照《盈利补偿协议》的约定，以本次认购的中恒电气

股份进行补偿。

根据天健会计出具的《关于北京中恒博瑞数字电力科技有限公司原股东业绩

承诺完成情况的鉴证报告》（天健审[2013]261号），中恒博瑞2012年扣除非经

常损益后的净利润为3,606.97万元，超过2012年3,500万元的承诺净利润数，因此

相关承诺人无需履行补偿义务。

（二）股份限售承诺

1、法定限售股份

标的资产出让方中恒投资、朱国锭承诺对于本次交易取得的对价股份，自本

次发行结束之日起36个月内不得转让。

标的资产出让方中博软通、恒博达瑞、张永浩、杨景欣及胡淼龙承诺对于本

次交易取得的对价股份，自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

标的资产出让方周庆捷承诺对于本次交易取得的5,753,155股对价股份，其中

4,570,026股自本次发行结束之日起12个月内不得转让、1,183,129股自本次发行结

束之日起36个月内不得转让。

此外，周庆捷作为公司现任董事，根据有关法律法规对上市公司董事、监事、

高级管理人员持股的要求，周庆捷在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持

公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持的公司股份，离职六个月后

的十二个月内通过证券交易所挂牌出售的公司股份不超过其持有公司股份总数

的50%。

2、特殊限售股份

自上述法定限售期届满之日起至中恒电气在盈利补偿承诺年度中最后一个

会计年度出具专项审核报告后10个工作日止，各年度内各标的资产出让方不得转

让其所认购的特殊限售股份，特殊限售股份数=标的资产出让方本次认购的股份

数×（1–标的资产截至当期期末累积已达标承诺利润÷标的资产承诺年度承诺

利润总额）。

本次交易结束后，标的资产出让方因公司送红股、转增股本等原因增持的公

司股份，亦应遵守上述约定。

（三）关于规范关联交易的承诺

标的资产出让方中恒投资、中博软通、恒博达瑞、周庆捷、张永浩、杨景欣、

胡淼龙及朱国锭分别向公司出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺如下：

“（1）本次交易完成后，本承诺人将严格遵守相关法律、法规、规范性文

件及中恒电气《公司章程》的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本承诺

人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。

（2）本承诺人将杜绝一切非法占用中恒电气的资金、资产的行为，在任何

情况下，不要求中恒电气向本承诺人及其投资或控制的其他企业提供任何形式的

担保。

（3）本承诺人将尽可能地避免与中恒电气的关联交易；对无法避免或者有

合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签署

协议，履行合法程序，按照公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上

市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交

易损害中恒电气及其他股东的合法权益。

（4）如因本承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给中恒电气造成一切损失

和后果承担赔偿责任。”。

经核查，本独立财务顾问认为：截止目前，本次申请解除股份限售股东均严

格履行了上述承诺；亦不存在非经营性占用公司资金的情形。公司不存在对上述

股东进行违规担保的情况。

四、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股份上市流通日为2013年11月19日（星期二）。

（二）本次申请解除限售的数量总计为7,828,829股，占公司股本总额的

3.08%。

（三）本次申请解除股份限售的股东数量为6名。

（四）本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

序号 股东名称 所持限售股份总数（股） 本次解除限售数量（股）

1 周庆捷 11,506,310 3,278,271

2 张永浩 5,222,886 1,488,056

3 杨景欣 4,352,404 1,240,047

4 中博软通 3,464,732 987,139

5 胡淼龙 2,611,442 744,028

6 恒博达瑞 320,408 91,288

合计 27,478,182 7,828,829

备注：

1、公司于2013年5月6日实施2012年度权益分派方案，向全体股东每10股派

发1.5元人民币现金（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增10股，前

述权益分派方案实施后，上表中股东所持限售股份数亦增加一倍。

2、周庆捷现任公司董事，本次解除限售后，其持有的公司股份还需按照相

关法律法规对公司董事、监事、高级管理人员持股的要求予以部分锁定。

3、本次解除股份限售股东所持有的其余限售股份，将视中恒博瑞2013年、

2014年的业绩实现情况予以确定。

五、独立财务顾问核查意见

本独立财务顾问核查后认为：中恒电气2012年向特定对象发行股份购买资产

而发行的部分限售股股东本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合有关

法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺，相关信息披露真实、准确、

完整，中信建投证券同意相关股东持有的限售股份上市流通。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于杭州中恒电气股份有限公司

发行股份购买资产部分限售股份上市流通之核查意见》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司

     年    月    日