股票代码：002510       公司简称：天汽模      公告编号 2013-028

天津汽车模具股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次限售股份可上市流通数量为 131,901,714 股，占公司股份总数的

64.1046%。

2、本次限售股份可上市流通日为 2013 年 11 月 25 日。

一、 首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1536 号文批准，天津汽车模具

股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A）股 5,200

万股，并于 2010 年 11 月 25 日在深圳证券交易所中小板上市交易。本次发行前，

公司总股本为 15,376 万股，公开发行后，本公司总股本为 20,576 万股。

 截至本公告发布之日，公司股本为 20,576 万股，其中尚未解除限售的股份

数量为 131,901,714 股。

二、 申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、上市公告书中的承诺

赛富成长基金（天津）创业投资企业、 天津天保成长创业投资有限公司、

天津海达创业投资管理有限公司、天津创业投资管理有限公司及自然人股东程

刚、余洪俐、徐忆梅、高未承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内不转让所

持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份。

除上述股东外，首次公开发行股票前的公司其他股东承诺：自本公司股票上

市之日起三十六个月内不转让所持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股

份。同时，作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员还承诺：上述禁售期满

后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，

离职后半年内不转让所持公司股份。

2、招股说明书中的承诺

上述股东在招股说明书中所作的承诺与上市公告书中所作的承诺一致。

3、经核查，在限售期内，上述股东均严格履行了承诺，所持的本公司股份

未发生转让、委托他人管理及本公司收购的情况。

4、非经营性占用上市公司资金和违规担保情况

本次申请上市流通限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情

况，公司也未发生对其违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通日为 2013 年 11 月 25 日。

2、本次解除限售股份可解除限售数量为 131,901,714 股，占公司股份总数

的 64.1046%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 163 名。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号 股东全称 所持限售股份总数 本次解除限售数量 备注

1 胡津生 18,368,182 18,368,182 董事

2 常世平 13,193,600 13,193,600 董事长

3 董书新 12,657,862 12,657,862 董事、总经理

4 赵文杰 8,889,678 8,889,678 董事、副总经理

5 尹宝茹 5,799,203 5,799,203 董事、副总经理

6 任伟 5,640,264 5,640,264 董事、董事会秘书

7 张义生 4,780,198 4,780,198 董事、副总经理

8 鲍建新 4,751,470 4,751,470 监事

9 王子玲 4,527,488 4,527,488 监事会主席

10 张春海 3,195,542 3,195,542

11 亢金凤 2,669,100 2,669,100

12 王金葵 2,256,800 2,256,800

13 靳惠群 1,967,105 1,967,105

14 曹爱武 1,827,140 1,827,140

15 刘桂荣 1,516,830 1,516,830

16 刘冼 1,497,652 1,497,652

17 尤小盈 1,463,520 1,463,520

18 李宝起 1,085,000 1,085,000

19 徐艳 998,200 998,200

20 谢晖 954,800 954,800

21 蔡爽 889,700 889,700

22 雍华山 868,000 868,000

23 王文军 815,920 815,920

24 葛忠 810,712 810,712 监事

25 杨荣海 807,800 807,800

26 苗培 716,100 716,100

27 赵春发 694,400 694,400

28 孙吉准 672,700 672,700

29 赵广钢 644,924 644,924

30 宋津生 622,790 622,790

31 王琮 578,522 578,522

32 杨建明 578,522 578,522

33 董建魁 568,540 568,540

34 赵秋彤 533,820 533,820

35 胡德龙 533,820 533,820

36 赵嘉泉 533,820 533,820

37 王丰年 520,800 520,800

38 李秀英 520,800 520,800

39 于长青 520,800 520,800

40 朱和慧 520,800 520,800

41 刘津津 477,400 477,400

42 郭晓旭 447,020 447,020

43 高建勇 444,850 444,850

44 黄宁生 444,850 444,850

45 梅仙媛 434,000 434,000

46 周淑华 405,400 405,400

47 刘刚 401,884 401,884

48 吕琳 400,582 400,582

49 陈兴军 400,148 400,148

50 苏越 355,880 355,880

51 张炳宏 355,880 355,880

52 陈序 347,200 347,200

53 孙明远 347,200 347,200

54 韩林 347,200 347,200

55 季宝嶺 347,200 347,200

56 张宝来 333,746 333,746

57 刘宇 311,612 311,612

58 张文清 311,612 311,612

59 章海生 303,800 303,800

60 刘栋岩 286,874 286,874

61 臧力青 286,874 286,874

62 宋希蓉 280,364 280,364

63 刘建 266,910 266,910

64 杨雨虹 266,910 266,910

65 张旸 266,910 266,910

66 黄涛 260,400 260,400

67 纪玫 260,400 260,400

68 韩梅 260,400 260,400

69 段春红 235,590 235,590

70 王鹏 223,510 223,510

71 王福香 222,642 222,642

72 胡家祺 222,208 222,208

73 王颖涛 217,000 217,000

74 郭一华 217,000 217,000

75 郑绪杰 217,000 217,000

76 丁昱 217,000 217,000

77 王惠敏 217,000 217,000

78 杨玉芬 213,528 213,528

79 董全兰 200,074 200,074

80 刘瑞 197,904 197,904

81 蒋滨 191,394 191,394

82 耿春祥 191,394 191,394

83 赵向红 191,394 191,394

84 李秀伦 191,394 191,394

85 李放 191,394 191,394

86 白桂荣 191,394 191,394

87 张勇峰 177,940 177,940

88 张义 177,940 177,940

89 郑汝伟 177,940 177,940

90 高悦 177,940 177,940

91 李瑾 177,940 177,940

92 张颖 177,940 177,940

93 谢晨 177,940 177,940

94 徐新 173,600 173,600

95 靳燊 173,600 173,600

96 刘宝四 173,600 173,600

97 刘国强 173,600 173,600

98 石景顺 173,600 173,600

99 孙树伟 173,600 173,600

100 董军 173,600 173,600

101 丛玉金 173,600 173,600

102 马士杰 173,600 173,600

103 赵立新 173,600 173,600

104 贾光伟 155,806 155,806

105 刘忠云 138,880 138,880

106 吴军 133,672 133,672

107 石彤 133,238 133,238

108 侯孟英 133,238 133,238

109 邓应华 130,200 130,200 财务总监

110 刘金贵 130,200 130,200

111 池炳铨 130,200 130,200

112 陈捷 130,200 130,200

113 李静 130,200 130,200

114 高学玲 130,200 130,200

115 赵梅 130,200 130,200

116 高正斌 130,200 130,200

117 刘洋 108,500 108,500

118 顾玉时 102,424 102,424

119 刘震岳 88,970 88,970

120 王琳娜 88,970 88,970

121 陈静 88,970 88,970

122 李建文 88,970 88,970

123 苗崇基 88,970 88,970

124 张延 88,970 88,970

125 樊志强 88,970 88,970

126 李庆富 86,800 86,800

127 曹焕贺 86,800 86,800

128 胡运斌 86,800 86,800

129 高宪臣 86,800 86,800

130 翟晓虎 86,800 86,800

131 郭广兴 86,800 86,800

132 李培霖 86,800 86,800

133 刘占国 86,800 86,800

134 史茂华 86,800 86,800

135 陈喜山 78,120 78,120

136 王欣 65,100 65,100

137 张琦 46,872 46,872

138 焦健 45,570 45,570

139 刘继瑞 44,702 44,702

140 王春雷 44,702 44,702

141 楚燕领 44,702 44,702

142 武立强 44,702 44,702

143 张增福 44,702 44,702

144 吕斌 44,702 44,702

145 张勇 44,268 44,268

146 王秀玲 43,400 43,400

147 阎玉祝 43,400 43,400

148 闫浩 43,400 43,400

149 刘丽军 43,400 43,400

150 李庆宝 43,400 43,400

151 解勇 43,400 43,400

152 石莹 43,400 43,400

153 井庆海 43,400 43,400

154 史海涌 43,400 43,400

155 王东 43,400 43,400

156 李仕龙 43,400 43,400

157 蔡文玺 43,400 43,400

158 张逸群 28,934 28,934

159 杨立才 21,700 21,700

160 户文花 21,700 21,700

161 张永利 17,794 17,794

162 李宝林 7,233 7,233

163 刘桂勤 7,233 7,233

合计 131,901,714 131,901,714

注：1、本次解除限售的全部股份均不存在质押和冻结的情形。

    2、根据相关规定，公司董事、监事、高级管理人员在其任职期间每年

转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让所持

有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，转让的股份不超过其所持有

公司股份总数的 50%。

四、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股本结构表和限售股份明细表；

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

                                                         董  事  会

         2013 年 11 月 20 日

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