证券代码：000893          证券简称：东凌粮油         公告编号：2014-008

广州东凌粮油股份有限公司

关于股东减持股份承诺履行完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 8 月 24 日发布

《关于大股东拟减持股份的提示性公告》，公司控股股东广州东凌实业集团有限

公司（以下简称“东凌实业”）拟通过大宗交易系统减持其所持有的本公司部分

股份，合计拟减持数量预计在未来六个月内（2013 年 8 月 23 日—2014 年 2 月

22 日）不超过本公司总股份（26678 万股）的 8.5%。在上述六个月内，东凌实

业通过大宗交易累计减持 2035 万股，占公司原总股本（26678 万股）的 7.63%，

严格履行其减持承诺。公司根据东凌实业的减持情况及时发布了相关减持公告。

东凌实业在上述六个月内的减持情况具体如下：

股东名称
减持

方式
减持时间

减持均价

（元）

减持股份

股数

(万股)

占原总股本

（26678 万股）

比例(%)

占最新总股本

（27178 万股）

比例(%)

广州东凌

实业集团

有限公司

大宗

交易

2013 年 9月

10 日
14.10 1330 4.99 4.89

2014 年 2月

10 日
15.47 135 0.51 0.50

2014 年 2月

17 日
15.49 250 0.94 0.92

2014 年 2月

21 日
15.11 320 1.20 1.18

合计 2035 7.63 7.49

注：公司于 2013 年 11 月 20 日 完成了股权激励授予，公司总股本由 26678 万股增加至 27178 万股。

上述六个月之后，东凌实业于 2014 年 2 月 24 日通过大宗交易系统减持本公

司股份 230 万股，占公司总股本的 0.85%。截至目前，东凌实业持有公司股份为

10932.11 万股（全部为无限售条件股份），占公司总股本的 40.22%，仍为本公司

控股股东。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

                            2014 年 2 月 24 日