证券代码：000686          证券简称：东北证券          公告编号：2014-029

东北证券股份有限公司

股东减持股份公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东减持情况

1.股东减持股份情况

股东名称
减持

方式
减持期间

减持均价

（元）

减持股份

（股）
股份总数（股） 减持比例

吉林省信

托有限责

任公司

集中

竞价

2013年5月7日 20.062 110,000 978,583,016 0.011%

2013年5月16日 20.37 20,000 978,583,016 0.002%

2013年5月17日 20.36 30,000 978,583,016 0.003%

2013年5月20日 20.603 30,000 978,583,016 0.003%

2013年5月21日 20.23 50,000 978,583,016 0.005%

2013年5月22日 20.889  30,000  978,583,016 0.003%

2013年5月23日 20.830  20,000  978,583,016 0.002%

2013年5月24日 20.202  50,000  978,583,016 0.005%

2013年5月27日 20.430  50,000  978,583,016 0.005%

2013年5月28日 21.132  702,152  978,583,016 0.072%

2013年5月29日 20.878  249,492  978,583,016 0.025%

2013年5月30日 21.060  435,161  978,583,016 0.044%

2013年5月31日 21.040  20,000  978,583,016 0.002%

2013年6月3日 20.207  20,000  978,583,016 0.002%

2013年6月4日 20.006  10,000  978,583,016 0.001%

2013年6月5日 20.068  70,000  978,583,016 0.007%

2013年6月6日 20.091  58,000  978,583,016 0.006%

2013年6月7日 20.210  48,000  978,583,016 0.005%

吉林省信

托有限责

任公司

大宗

交易
2014年4月11日 16.30  7,783,082  978,583,016 0.795%

合计 - - -  9,785,887  - 1.00%

2.股东本次减持前后持股情况

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数
占总股本

比例
股数

占总股本

比例

吉林省信

托有限责

任公司

合计持有股份 166,763,065 17.04%  156,977,178  16.04%

其中：无限售条件

股份
137,076,891 14.01%  127,291,004  13.01%

      有限售条件

股份
29,686,174 3.03% 29,686,174 3.03%

二、其他相关说明

1.本次减持是否违反了《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关

规定： □ 是 √否

本次减持期间任意30天通过二级市场竞价减持数量均未超过1%。

2.本次减持是否遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定及其在《股

权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的最低减持价格等承诺：

√ 是 □ 否

按照相关规定，本公司代为履行公告义务。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二○一四年四月十二日