富安娜 FUANNA                                   深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2014）

证券代码：002327                证券简称：富安娜               公告编号： 2014-042

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

关于控股股东终止拟减持股份的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)前期披露公司控

股股东林国芳先生为满足个人投资需求并培育新的产业增长点，拟自 2013 年 12

月 26 日起在未来六个月内通过大宗交易系统或协议转让方式减持所持公司部分

股票，预计减持数量合计不超出公司总股本的 7%。( 详见本公司于 2013 年 12

月 24 日、28 日发布在指定信息披露媒体上的《关于控股股东拟减持股份的提示

性公告》和《关于控股股东拟减持股份的提示性公告的补充公告》)。

本公司近日收到林国芳先生的书面通知，林国芳先生现拟采用其他方式解

决新的产业增长点的培育方式及资金需求问题，决定提前终止上述减持计划，并

承诺自本公告披露之日起 12 个月内不减持本公司股份。

截止 2014 年 5 月 19 日，林国芳先生持有本公司 169,735,555 股股份（其

中，无限售条件的流通股为 42,433,889 股，有限售条件的流通股为 127,301,666

股），占总股本的 40.49%。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董事会

二○一四年五月十九日