证券代码：002501        证券简称：利源精制        公告编号：2014-016

吉林利源精制股份有限公司

非公开发行限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份的数量为 131,040,000 股，占公司股份总数量的 28%。

2、本次限售股份可上市流通日期为 2014 年 5 月 28 日。

一、非公开发行股票和股本变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林利源铝业股份有限公司非公开发

行股票的批复》（证监许可[2013]88 号）核准，吉林利源精制股份有限公司（以

下简称“公司”或“利源精制”）于 2013 年 5 月完成非公开发行股票，向安徽

省铁路建设投资基金有限公司等 9 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）

股票 131,040,000 股，发行价格为每股人民币 11.06 元，共计募集资金人民币

1,449,302,400 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 1,412,753,235.52 元。

本次非公开发行后公司股本由 336,960,000 股增至 468,000,000 股，参与本次非

公开发行的特定投资者认购的股票自本次新增股份上市之日2013年 5月27日起

锁定 12 个月。

二、2013 年非公开发行的限售股份持有人承诺履行情况

1、自 2013 年 5 月 27 日起，十二个月内不得转让。

2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

3、本次申请解除限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，公司也不存

在对其违规担保的情况。

三、本次上市流通股份的情况说明

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2014 年 5 月 28 日。

2、本次解除限售股份的数量为 131,040,000 股，占公司股份总数的 28%，

无质押情况。上述股份全部为非公开发行限售股份；

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 9名，其中袁吉为自然人股东；

4、限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

序

号
股东名称

所持限售股

份总数

本次解除限售

数量

1
安徽省铁路建设投

资基金有限公司

安徽省铁路建设投

资基金有限公司
23,000,000 23,000,000

2
安徽省投资集团控

股有限公司

安徽省投资集团控

股有限公司
13,000,000 13,000,000

3
博时基金管理有限

公司

全国社保基金一零

八组合
13,000,000 13,000,000

4
财通基金管理有限

公司

财通基金公司－平

安银行－平安信托

－平安财富*创赢一

期 28 号集合资金信

托计划

13,500,000 13,500,000

5
金鹰基金管理有限

公司

金鹰基金公司－民

生－金鹰定增 1 号

资产管理计划

21,600,000 21,600,000

6
太平资产管理有限

公司

太平人寿保险有限

公司－传统－普通

保 险 产 品

-022L-CT001 深

6,450,000

6,450,000

昆仑健康保险股份

有限公司－万能保

险产品

890,000

890,000

7
申银万国证券股份

有限公司

申银万国证券股份

有限公司
13,100,000 13,100,000

8

浙商证券股份有限

公司

浙商证券－光大－

浙商金惠 1 号集合

资产管理计划

637,000 637,000

浙商证券股份有限

公司

浙商证券－光大－

浙商金惠 2 号集合

资产管理计划

1,066,000 1,066,000

浙商证券股份有限

公司

浙商证券－光大－

浙商金惠 3 号集合

资产管理计划

689,000 689,000

浙商证券股份有限

公司

浙商证券－光大－

浙商金惠引航集合

资产管理计划

611,000 611,000

浙商证券股份有限 浙商证券－光大－ 1,807,000 1,807,000

公司 浙商汇金大消费集

合资产管理计划

浙商证券股份有限

公司

浙商证券－光大－

浙商汇金灵活定增

集合资产管理计划

5,161,000 5,161,000

浙商证券股份有限

公司

浙商证券－浦发－

浙商金惠海宁钱潮

集合资产管理计划

383,500 383,500

浙商证券股份有限

公司

浙商证券－农行－

浙商汇金 1 号集合

资产管理计划

2,645,500 2,645,500

9 袁吉 袁吉 13,500,000 13,500,000

合计 131,040,000 131,040,000

四、保荐机构的核查意见

利源精制本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券发行上市保荐业务

管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交

易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；

利源精制限售股份持有人均严格履行了上述各项承诺；利源精制本次限售股份解

除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股

东承诺；利源精制与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对利源精制本次限售股份上市流通事项无异议。

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、保荐机构的核查意见；

吉林利源精制股份有限公司董事会

2014 年 5 月 21 日