证券代码：002598         证券简称：山东章鼓        公告编号：2014034

山东省章丘鼓风机股份有限公司

关于部分限售股份上市流通的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次解除限售股份的数量为 144,240,000 股，占公司股本总额的 46.23%；

2、本次限售股份实际可上市流通日期：2014 年 7月 8 日（星期二）。

一、首次公开发行股份和股本情况

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）首次

公开发行前股本为 11,600 万股。2011 年 6 月 20 日，经中国证券监督管理委员

会证监许可[2011]965 号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）

4,000 万股；并经深圳证券交易所深证上[2011]206 号文同意，于 2011 年 7 月 7

日在深圳证券交易所中小企业板上市，上市时股本总额为 156,000,000 股。

根据公司 2012 年 4月 20 日召开的 2011 年年度股东大会决议，2012 年 5 月

3 日，公司实施了 2011 年年度资本公积金转增股本的方案，向全体股东每 10股

转增 10 股，本次转增后，公司总股本为 312,000,000 股。

截止公告发布之日，公司总股本 312,000,000 股，其中限售股 171,037,500

股，无限售条件流通股 140,962,500 股。

二、申请解除股份限售的股东的股份锁定承诺及其履行情况

（一）申请解除股份限售的股东的承诺事项

1、公司控股股东章丘市公有资产经营有限公司在首次公开发行时所作承

诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接

或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

2、公司股东方润刚在首次公开发行时所作承诺：自公司股票上市之日起十

二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行股票

前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；上述锁定期满后二十四个月内，

每年出让的股份不超过公司本次公开发行股票前股份总数的 2%，即 232 万股。

在担任公司董事或监事或高级管理人员的期间内，每年转让的股份不超过持有

股份数的 25%；自离任上述职务后的半年内，不转让所持有的公司股份；在申报

离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所

持有公司股票总数的比例不超过 50%。

3、公司原股东山东汇英投资股份有限公司（以下简称“山东汇英”）在首

次公开发行时所作承诺：自山东章鼓股票上市之日起十二个月内，不转让或者

委托他人管理其已持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由山东章鼓

回购其已直接或间接持有的该部分股份。上述锁定期满后二十四个月内，每年

出让的股份不超过山东章鼓首次公开发行股票前股份总数的 2%，即 232 万股。

2013 年 3 月，山东汇英依法注销，原通过山东汇英间接持有公司股份的股

东在山东汇英注销后以本人名义直接持有了公司股份，该等股东为更严格的遵

守山东汇英作为公司的股东在首次公开发行时所作承诺，重新做出如下承诺（内

容详见公司刊登于 2013 年 3月 2 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公司关于山东汇英投

资股份有限公司法人股东所持山东章鼓股份过户手续办理完毕的公告》公告编

号：2013010）：

http://www.cninfo.com.cn/

山东汇英股东袭吉祥作为公司的董事承诺：“山东汇英依法注销后过户至

本人名下的山东章鼓的股份，自本公告发布之日至 2014 年 7 月 7日，不转让或

者委托他人管理，也不要求山东章鼓回购本人持有的股份。前述承诺期满后，

在本人担任山东章鼓董事期间，每年转让的股份不超过本人所持山东章鼓股份

总数的百分之二十五，离职后半年内不转让本人所持有的山东章鼓股份”。若

在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份

数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。

山东汇英股东高科作为公司的职工代表监事承诺：“山东汇英依法注销后

过户至本人名下的山东章鼓的股份，自本公告发布之日至 2014 年 7 月 7 日，不

转让或者委托他人管理，也不要求山东章鼓回购本人持有的股份。前述承诺期

满后，在本人担任山东章鼓职工代表监事期间，每年转让的股份不超过本人所

持山东章鼓股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让本人所持有的山东

章鼓股份”。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、

增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。

山东汇英除股东袭吉祥、高科之外其他全体股东承诺：山东汇英依法注销

后过户至本人名下的公司的股份，自本公告发布之日至 2014 年 7月 7 日，不转

让或者委托他人管理，也不要求公司回购本人持有的股份。若在股份锁定期间

发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的

事项，上述锁定股份数量相应调整。

（二）本次申请解除股份限售的股东在限售期间均严格履行了上述承诺。

（三）本次可上市流通限售股份持有股东均未发生非经营性占用上市公司资

金情况，公司也未发生对其违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次限售股份的实际上市流通日期为 2014 年 7 月 8 日；

（二）本次解除限售股份的数量为144,240,000股，占公司股本总额的46.23%

（三）本次申请解除股份限售的股东人数为 159 人，其中法人股东 1 名，自

然人股东 158 人。

（四）本次股份解除限售及上市流通明细表：

单位：股

序号
股东名称（姓

名）
所持限售股份总数 本次解除限售数量 本次解除限售数量占总股本比例(%) 备注

1

章丘市公有

资产经营有

限公司

93,000,000.00 93,000,000.00 29.81
控股股

东

2 方润刚 31,693,800.00 31,693,800.00 10.16 董事长

3 荆兴利  1,010,000.00  1,010,000.00       0.324

4 车成芸    600,000.00    600,000.00       0.192

5 刘素贞    420,000.00     420,000.00       0.135

6 颜世壮    300,000.00     300,000.00       0.096

7 乔冠军    300,000.00     300,000.00       0.096

8 刘新全    300,000.00     300,000.00       0.096
监事会

副主席

9 李雁    300,000.00     300,000.00       0.096

10 孔庆芹    550,000.00     550,000.00       0.176

11 崔桂春    300,000.00     300,000.00       0.096

12 柏泽魁    320,000.00     320,000.00       0.103

13 岳强    300,000.00     300,000.00       0.096

14 高科    280,000.00     280,000.00       0.090  监事

15 张孝义    260,000.00     260,000.00       0.083

16 张锋    250,000.00     250,000.00       0.080

17 刘士华    250,000.00     250,000.00       0.080

18 王教亮    250,000.00     250,000.00       0.080

19 李庭强    240,000.00     240,000.00       0.077

20 梅启明    224,000.00     224,000.00       0.072

21 李继东    220,000.00     220,000.00       0.071

22 王小龙    220,000.00     220,000.00       0.071

23 郭丽丽    210,000.00     210,000.00       0.067

24 高元强    202,000.00     202,000.00       0.065

25 王凯    202,000.00     202,000.00       0.065

26 苏宪武    202,000.00     202,000.00       0.065

27 赵凤春    200,000.00     200,000.00       0.064

28 付平    200,000.00     200,000.00       0.064

29 牛海涛    200,000.00     200,000.00       0.064

30 刘恒贞    200,000.00     200,000.00       0.064

31 丁新昌    200,000.00     200,000.00       0.064

32 李英    200,000.00     200,000.00       0.064

33 张卫国    200,000.00     200,000.00       0.064

34 徐守忠    200,000.00     200,000.00       0.064

35 王永春    200,000.00     200,000.00       0.064

36 石军熙    200,000.00     200,000.00       0.064

37 石德军    200,000.00     200,000.00       0.064

38 潘兆刚    200,000.00     200,000.00       0.064

39 牛涛    200,000.00     200,000.00       0.064

40 李忠    200,000.00     200,000.00       0.064

41 李广西    200,000.00     200,000.00       0.064

42 韩宪奎    200,000.00     200,000.00       0.064

43 赵立峰    200,000.00     200,000.00       0.064

44 张迎启    160,000.00     160,000.00       0.051

45 孙传星    236,000.00     236,000.00       0.076

46 王正德    122,000.00     122,000.00       0.039

47 王秀丽    120,000.00     120,000.00       0.038

48 刘宝廷    110,000.00     110,000.00       0.035

49 顾克勇    110,000.00     110,000.00       0.035

50 高朋芳    106,000.00     106,000.00       0.034

51 张付栋    102,400.00     102,400.00       0.033

52 张铭    102,000.00     102,000.00       0.033

53 张怀国    102,000.00     102,000.00       0.033

54 高兆刚    102,000.00     102,000.00       0.033

55 李司春    100,000.00     100,000.00       0.032

56 于仁报    100,000.00     100,000.00       0.032

57 颜景利    100,000.00     100,000.00       0.032

58 王红    100,000.00     100,000.00       0.032

59 孙传师    100,000.00     100,000.00       0.032

60 吕富军    100,000.00     100,000.00       0.032

61 刘年    100,000.00     100,000.00       0.032

62 刘宝军    100,000.00     100,000.00       0.032

63 李祥明    100,000.00     100,000.00       0.032

64 姜德润    100,000.00     100,000.00       0.032

65 姜爱华    100,000.00     100,000.00       0.032

66 姜先亮    240,000.00     240,000.00       0.077

67 赵军    100,000.00     100,000.00       0.032

68 胡洁    100,000.00     100,000.00       0.032

69 杨波    100,000.00     100,000.00       0.032

70 魏丙刚    100,000.00     100,000.00       0.032

71 王德江    100,000.00     100,000.00       0.032

72 菅有昌    100,000.00     100,000.00       0.032

73 李金辉    100,000.00     100,000.00       0.032

74 刘晓梅    100,000.00     100,000.00       0.032

75 窦广勇     90,000.00      90,000.00       0.029

76 赵春梅     80,000.00      80,000.00       0.026

77 王广兵     80,000.00      80,000.00       0.026

78 韩薇     80,000.00      80,000.00       0.026

79 邢化勇     80,000.00      80,000.00       0.026

80 郭长海     80,000.00      80,000.00       0.026

81 宫克振     80,000.00      80,000.00       0.026

82 蔡衍超     80,000.00      80,000.00       0.026

83 姜广林     75,000.00      75,000.00       0.024

84 李鹏     70,000.00      70,000.00       0.022

85 王永刚     66,000.00      66,000.00       0.021

86 李家站     64,000.00      64,000.00       0.021

87 李庆爱     64,000.00      64,000.00       0.021

88 马汝学     64,000.00      64,000.00       0.021

89 郭志军     64,000.00      64,000.00       0.021

90 张艳华     62,000.00      62,000.00       0.020

91 赵磊    200,000.00     200,000.00       0.064

92 王教利     60,000.00      60,000.00       0.019

93 朱孟波     80,000.00      80,000.00       0.026

94 宁铁     60,000.00      60,000.00       0.019

95 刘红     60,000.00      60,000.00       0.019

96 李庆刚     60,000.00      60,000.00       0.019

97 李军     60,000.00      60,000.00       0.019

98 李传宝     60,000.00      60,000.00       0.019

99 韩维彰     60,000.00      60,000.00       0.019

100 韩娟     60,000.00      60,000.00       0.019

101 蔡传金     60,000.00      60,000.00       0.019

102 张彩勇     60,000.00      60,000.00       0.019

103 袭吉祥     90,000.00      90,000.00       0.029  董事

104 刁永香    220,000.00     220,000.00       0.071

105 刘萍     60,000.00      60,000.00       0.019

106 刘玲玲     60,000.00      60,000.00       0.019

107 曹广生     52,000.00      52,000.00       0.017

108 刘贵军     52,000.00      52,000.00       0.017

109 张元平    200,000.00     200,000.00       0.064

110 孟红君     50,000.00      50,000.00       0.016

111 张海防     70,000.00      70,000.00       0.022

112 李宗学     44,000.00      44,000.00       0.014

113 张贞刚     40,000.00      40,000.00       0.013

114 张淑学     40,000.00      40,000.00       0.013

115 邢丽芹     40,000.00      40,000.00       0.013

116 李忠娥     40,000.00      40,000.00       0.013

117 靳启星     40,000.00      40,000.00       0.013

118 周新修     40,000.00      40,000.00       0.013

119 赵仲新     60,000.00      60,000.00       0.019

120 高爱珍     40,000.00      40,000.00       0.013

121 沈建峰     40,000.00      40,000.00       0.013

122 邵焕     40,000.00      40,000.00       0.013

123 陈加阔     36,000.00      36,000.00       0.012

124 李家涛     36,000.00      36,000.00       0.012

125 李鹏飞     74,000.00      74,000.00       0.024

126 陈丽    100,000.00     100,000.00       0.032

127 张宪龙     30,000.00      30,000.00       0.010

128 邢攸振     30,000.00      30,000.00       0.010

129 张生涛     30,000.00      30,000.00       0.010

130 于翠芝     30,000.00      30,000.00       0.010

131 王在峰     30,000.00      30,000.00       0.010

132 吕科廷     30,000.00      30,000.00       0.010

133 刘庆喜     30,000.00      30,000.00       0.010

134 胡延风     30,000.00      30,000.00       0.010

135 辛红霞     22,000.00      22,000.00       0.007

136 张庆金     22,000.00      22,000.00       0.007

137 韩彦兵     22,000.00      22,000.00       0.007

138 陈明     20,000.00      20,000.00       0.006

139 吴德泉     20,000.00      20,000.00       0.006

140 苏爱华     20,000.00      20,000.00       0.006

141 牛立卜     20,000.00      20,000.00       0.006

142 孟姣     20,000.00      20,000.00       0.006

143 马志江     20,000.00      20,000.00       0.006

144 郑照明     20,000.00      20,000.00       0.006

145 孟军凯     40,000.00      40,000.00       0.013

146 甄霞     40,000.00      40,000.00       0.013

147 郑云彪     20,000.00      20,000.00       0.006

148 高岱     20,000.00      20,000.00       0.006

149 丁龙     20,000.00      20,000.00       0.006

150 马传远     20,000.00      20,000.00       0.006

151 张学飞     20,000.00      20,000.00       0.006

152 王福营     20,000.00      20,000.00       0.006

153 李芳     20,000.00      20,000.00       0.006

154 石云宝    200,000.00     200,000.00       0.064

155 刘淑红     60,000.00      60,000.00       0.019

156 邱化慧     28,800.00      28,800.00       0.009

157 石文燕     24,000.00      24,000.00       0.008

158 何荣波    302,000.00     302,000.00       0.097

159 刘涛     20,000.00      20,000.00       0.006

合计 144,240,000 144,240,000 46.23

注 1：上述 159 位股东在股份锁定期间所持股份均不存在质押或冻结的情况；

注 2：根据有关规定，限售股份持有人方润刚、袭吉祥、刘新全、高科 4 位股东作为公司的董事、监
事以及高级管理人员在本次限售期满后在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份

总数的 25%；离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证

券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其直接或间接持有公司股份总数的比例不超过 50%。

四、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：山东章鼓本次申请解除限售股份数量、本次实

际可上市流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华

人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市

公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等

有关法律、法规、规章的要求；持有该部分限售股份的股东已严格履行相关承

诺。截至本核查意见出具之日，山东章鼓与本次限售股份相关的信息披露真实、

准确、完整。本保荐机构对山东章鼓此次限售股份上市流通事项无异议。

特此公告。

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、保荐机构的核查意见。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

                                  2014 年 7 月 3 日