沪士电子股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

1

证券代码：002463               证券简称：沪电股份             公告编号：2014-041

沪士电子股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年8月6日，沪士电子股份有限公司（下称“公司”、“沪电股份”）收到

持股5%以上股东中新苏州工业园区创业投资有限公司（以下简称“中新创投”）

的《简式权益变动报告书》。中新创投于2011年10月13日至2014年8月6日通过深

圳证券交易所集中交易以及大宗交易方式减持公司无限售条件的流通股份

67,404,299股，累计占公司总股本的5.00%。减持后中新创投持有公司无限售条

件的流通股份121,878,091股，占公司总股本的7.28%，具体情况如下：

一、股东减持股份情况

减持日期
减持股数

（股）

减持股数占总

股本的比例

（%）

交易均价

（元）
交易方式

2011 年 10 月 13 日      74,000  0.009% 8.57 集中交易

2011 年 10 月 14 日     100,000  0.012% 8.58 集中交易

2011 年 11 月 9 日     443,400  0.053% 8.51 集中交易

2013 年 2 月 28 日     210,000  0.018% 4.90 集中交易

2013 年 3 月 1 日   1,705,800  0.147% 4.95 集中交易

2013 年 3 月 4 日   1,417,200  0.122% 5.04 集中交易

2013 年 3 月 5 日   1,030,300  0.089% 5.17 集中交易

2013 年 3 月 6 日   3,821,521  0.329% 5.18 集中交易

2013 年 3 月 7 日   2,859,979  0.246% 5.17 集中交易

2013 年 3 月 20 日   2,000,000  0.172% 5.38 大宗交易

2013 年 3 月 22 日   2,200,000  0.189% 5.37 大宗交易

2013 年 5 月 16 日   1,553,302  0.111% 4.03 集中交易

2013 年 5 月 17 日   1,658,600  0.119% 4.03 集中交易

2013 年 5 月 20 日   1,457,103  0.104% 4.06 集中交易

2013 年 5 月 21 日   2,354,900  0.169% 4.06 集中交易

2013 年 5 月 22 日   2,031,000  0.146% 4.10 集中交易

2013 年 5 月 23 日     952,992  0.068% 4.09 集中交易

2013 年 5 月 24 日      30,000  0.002% 4.05 集中交易

2013 年 5 月 27 日   1,295,691  0.093% 4.07 集中交易

2013 年 7 月 19 日      65,000  0.005% 4.00 集中交易

2013 年 8 月 2 日     600,021  0.043% 4.01 集中交易

2013 年 8 月 5 日     261,800  0.019% 4.01 集中交易

2013 年 8 月 7 日   3,018,269  0.216% 4.07 集中交易

2013 年 8 月 8 日   4,780,079  0.343% 4.13 集中交易

2013 年 8 月 9 日     839,100  0.060% 4.05 集中交易

2013 年 8 月 12 日     552,000  0.040% 4.02 集中交易

2013 年 8 月 13 日     795,440  0.057% 4.01 集中交易

2013 年 8 月 22 日   1,144,000  0.082% 4.01 集中交易

2013 年 9 月 3 日     366,793  0.026% 4.02 集中交易

2013 年 9 月 5 日     831,262  0.060% 4.03 集中交易

2013 年 9 月 9 日     756,000  0.054% 4.05 集中交易

2013 年 9 月 10 日      25,000  0.002% 4.04 集中交易

2013 年 9 月 12 日   3,378,834  0.242% 4.05 集中交易

2013 年 9 月 16 日     315,000  0.023% 4.02 集中交易

2013 年 9 月 24 日   4,175,440  0.299% 4.11 集中交易

2013 年 9 月 25 日   3,405,435  0.244% 4.08 集中交易

2013 年 10 月 14 日   3,319,000  0.238% 4.42 集中交易

2013 年 11 月 29 日     316,000  0.023% 4.02 集中交易

2013 年 12 月 3 日   2,864,764  0.205% 4.05 集中交易

2013 年 12 月 5 日   1,765,380  0.127% 4.02 集中交易

2014 年 7 月 16 日     161,000  0.010% 3.34 集中交易

2014 年 8 月 5 日     799,000  0.048% 3.30 集中交易

2014 年 8 月 6 日   5,673,894  0.339% 3.32 集中交易

合计  67,404,299  5.00% - -

 二、股东本次减持前后持股情况

本次变动完成前后，中新创投持有沪电股份权益变动情况如下：

中

新

创

投

本次权益变动前持有沪电股份权益 本次权益变动后持有沪电股份权益

股份数

（股）

占总股本比例

(%)

股份数

（股）

占总股本比例

(%)

84,986,367

（公司上市之日所

持股份）

12.28% 121,878,091 7.28%

中新创投目前持有我公司的股份均为无限售流通股,其中6,000万股已设定

质押。

中新创投在公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺，自公司股票上市

之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司

回购其所持有的股份,此承诺已履行完毕.

本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司

规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、

法规、规章、业务规则的规定。

三、备查文件

《简式权益变动报告书》。

特此公告。

                                       沪士电子股份有限公司董事会

二〇一四年八月七日