股票简称：皖通科技          股票代码：002331         公告编号：2014-049

安徽皖通科技股份有限公司

关于发行股份购买资产限售股份上市流通的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

1、本次解除限售股份的数量为20,017,069股，占公司股份总数的8.2279%；

2、本次解除限售股份可上市流通日为2014年10月20日（由于2014年10月18

日和10月19日是非交易日，所以上市流通日顺延至10月20日）。

    一、公司发行股份购买资产事项及股本变动情况

1、2011 年 9 月 15 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称

“中国证监会”）证监许可[2011]1441 号文《关于核准安徽皖通科技

股份有限公司向烟台华东电子科技有限公司发行股份购买资产的批

复》核准，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“皖通

科技”）向烟台华东电子科技有限公司（以下简称“烟台华东”）发行

12,510,668 股股份购买相关资产。2011 年 9 月 27 日，公司在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成新增股份的登记确认

手续。2011 年 10 月 18 日，本次新增股份 12,510,668 股在深圳证券

交易所上市。本次发行股份购买资产事项完成后，公司总股本增加至

133,910,388 股。

2、2013 年 4 月 18 日，公司召开 2012 年年度股东大会审议通过

《安徽皖通科技股份有限公司 2012 年度利润分配预案》，以截至2012

年 12 月 31 日总股本 133,910,388 股为基数，向全体股东每 10 股派

发现金红利人民币 1 元（含税），同时用资本公积金转增股本，向全

体股东每 10股转增 6 股。2013 年 5 月 9 日，本次权益分派实施完成

后，公司总股本增加至 214,256,620 股，烟台华东持有的股份增加至

20,017,069 股。

3、2014 年 8 月 20 日，经中国证监会证监许可[2014]875 号文《关

于核准安徽皖通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公

司向易方达基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、招商财富资

产管理有限公司、东海基金管理有限责任公司和常州投资集团有限公

司等 5 名机构投资者非公开发行人民币普通股（A股）29,026,058 股。

2014 年 9 月 22 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司办理完成新增股份的登记确认手续。2014 年 9 月 30 日，本次新增

股份 29,026,058 股在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股份完

成后，公司总股本增加至 243,282,678 股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、公司原股东烟台华东承诺：自皖通科技向烟台华东非公开发

行股份结束之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的

皖通科技股份，也不由皖通科技收购该部分股份。

烟台华东的 30 名自然人股东关于其持有烟台华东股份的锁定承

诺：自皖通科技向烟台华东非公开发行股份结束之日起三十六个月

内，不转让或者委托他人管理所持有的烟台华东股权，也不由烟台华

东收购该部分股权。

2、2014 年 3 月 14 日，烟台华东依法注销，其持有的公司股份

由其 30 名自然人股东按照所占烟台华东的股权比例进行分配，该等

股东严格遵守烟台华东作为公司的股东在非公开发行股份时所作承

诺，内容详见刊登于 2014 年 3 月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安徽皖通科技股

份有限公司关于烟台华东电子科技有限公司法人股东所持公司股份

过户手续办理完毕的公告》（公告编号：2014-017），具体承诺如下：

公司 30 名自然人股东（王志洁、程庆威、刘钟禹、王夕众、刘

永义、王浩、彭山林、王广君、范广涛、刘培琳、马术宏、张安波、

王立春、侯燕、李大林、于明顺、曲华、曲光辉、张堃、陈志敏、刘

炼钢、栾成鹰、初雅萍、孙东升、刘桂滨、郭斌、王俊卿、胡向平、

许栋涛、刘峰）承诺：自公司向烟台华东非公开发行股份结束之日起

三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由

公司回购该部分股份。

王志洁先生作为公司的董事、副董事长承诺：在公司任职期间每

年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五，离职后

半年内不转让本人所持有的公司股份，离职半年后的十二个月内转让

的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之五十。

3、本次申请解除股份限售的股东在限售期间均严格履行了上述

承诺。

4、本次申请解除股份限售的股东均未发生非经营性占用上市公

司资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的

情况。

三、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通日期为 2014 年 10 月 20 日；

2、本次解除限售股份的数量为 20,017,069 股；

3、本次申请解除限售的股东人数为 30人；

http://www.cninfo.com.cn/

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号 股东名称
所持限售

股份数量

本次解除限

售数量

本次解除限售数占

公司总股本的比例
备注

1 王志洁 1,631,164 1,631,164 0.6705% 董事、副董事长

2 王夕众 1,223,375 1,223,375 0.5029%

3 程庆威 1,223,375 1,223,375 0.5029%

4 刘永义 1,223,375 1,223,375 0.5029%

5 刘钟禹 1,223,375 1,223,375 0.5029%

6 王  浩 1,030,861 1,030,861 0.4237%

7 张安波 815,582 815,582 0.3352%

8 马术宏 815,582 815,582 0.3352%

9 王广君 815,582 815,582 0.3352%

10 彭山林 815,582 815,582 0.3352%

11 刘培琳 815,582 815,582 0.3352%

12 范广涛 815,582 815,582 0.3352%

13 王立春 687,264 687,264 0.2825%

14 李大林 629,789 629,789 0.2589%

15 侯  燕 629,789 629,789 0.2589%

16 于明顺 629,789 629,789 0.2589%

17 曲  华 629,789 629,789 0.2589%

18 张  堃 407,793 407,793 0.1676%

19 陈志敏 407,793 407,793 0.1676%

20 刘炼钢 407,793 407,793 0.1676%

21 曲光辉 407,793 407,793 0.1676%

22 刘桂滨 314,895 314,895 0.1294%

23 王俊卿 314,895 314,895 0.1294%

24 郭  斌 314,895 314,895 0.1294%

25 孙东升 314,895 314,895 0.1294%

26 初雅萍 314,895 314,895 0.1294%

27 栾成鹰 314,895 314,895 0.1294%

28 胡向平 314,895 314,895 0.1294%

29 许栋涛 296,916 296,916 0.1220%

30 刘  峰 229,279 229,279 0.0942%

 合计 20,017,069 20,017,069 8.2279%

说明：上述股东在股份锁定期间所持股份均不存在质押或冻结的情况。

四、保荐机构意见

经核查，保荐机构国元证券股份有限公司认为持有皖通科技有限

售条件股份的股东已严格履行相关承诺，本次限售股份解除限售数量

及上市流通时间符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，

皖通科技本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

国元证券股份有限公司同意皖通科技本次限售股份上市流通。

五、备查文件

1、《安徽皖通科技股份有限公司限售股份上市流通申请表》；

2、《安徽皖通科技股份有限公司限售股份上市流通申请书》；

3、《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司限

售股份上市流通的核查意见》。

特此公告。

                                 安徽皖通科技股份有限公司

                                            董事会

 2014 年 10 月 15 日