证券代码：000813       证券简称：天山纺织     公告编号：2014-034

新疆天山毛纺织股份有限公司

限售股份解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

■特别提示：

1、本次解除限售股可上市流通数量为：206,354,457，占公司总股本的44.14%。

2、本次限售股份实际可上市流通日为2014年11月7日。

一、本次解除限售股份的基本情况

2013年7月30日，本公司收到中国证券监督管理委员会下发证监许可

[2013]1013号文件，核准公司向新疆凯迪矿业投资股份有限公司（以下简称“凯

迪矿业”）发行的69,359,578股、向青海雪驰科技技术有限公司（以下简称“青

海雪驰”）发行的34,679,789股发行股份购买新疆西拓矿业有限公司75%的股权。

为保证本次重大资产重组工作的顺利进行，在凯迪矿业、青海雪驰作出 36

个月股份锁定承诺的同时，公司控股股东新疆凯迪投资有限责任公司（以下简称

“凯迪投资”）也作出了股份锁定承诺“在本次交易完成（即本次新增股份上市

首日）后 12 月内不转让其持有的天山纺织股份。如届时生效的法律、法规或规

范性文件等对股份转让另有规定，从其规定”。

二、本次解除限售股份上市流通情况

1、本次解除限售股份可上市流通日为2014年11月07日。

2、本次解除限售股可上市流通数量为：206,354,457股，占公司总股本的

44.14%。

3、本次解除限售股份上市流通情况如下：

限售股东名称
持有限售股份

数量（股）

本次可上市流

通股份数（股）

本次解除限售的股份
质押、冻结的

股份数（股） 股份总数（股） 占总股本比（%）

新疆凯迪投资

有限责任公司
206,354,457  206,354,457 206,354,457           44.14 0

上述申请解除限售股份不存在质押冻结的情况。

 三、本次限售股份上市流通前后股份变动结构表：

股份类型
本次限售股份流通上市前

本次变动数
本次限售股份流通上市后

股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）

一、限售流通股（或非流通股） 310,399,074 66.40 -206,354,457 104,044,617 22.26

其中：1、国家持股
  0 0 0 0 0

2、国有法人持股 275,714,035 58.98 -206,354,457 69,359,578 14.84

3、境内一般法人持股 34,679,789 7.42 0 34,679,789 7.42

4、境内自然人持股 0 0 0 0 0

5、境外法人持股 0 0 0 0 0

6、境外自然人持股 0 0 0 0 0

7、内部职工股 0 0 0 0 0

8、高管股份 5,250 0.00 0 5,250 0.00

9．机构投资者配售股份 0 0 0 0 0

二、无限售流通股 157,096,293 33.60 206,354,457 363,450,750 77.74

其中：1、人民币普通股 157,096,293 33.60 206,354,457 363,450,750 77.74

2、境内上市的外资股 0 0 0 0 0

3、境外上市的外资股 0 0 0 0 0

4、其他
  0 0 0 0 0

三、总股本 467,495,367 100.00 0 467,495,367 100.00

四、本次解除限售股东做出的相关承诺履行情况

股东名称 承诺内容 履行情况

新疆凯迪投资有

限责任公司

在本次交易完成（即本

次新增股份上市首日）

后12月内不转让其持

有的天山纺织股份。如

届时生效的法律、法规

或规范性文件等对股

份转让另有规定，从其

规定。

2014 年 10 月 16 日，公司接到凯迪投资的通知，经国务

院国有资产监督管理委员会国资产权[2014]1002 号文核

准，凯迪投资将所持公司 6500 万股股份（占公司总股本的

13.90%）无偿划转给新疆凯迪矿业投资股份有限公司（以下

简称“凯迪矿业”）。本次股权划转前，凯迪投资直接持有

公司 44.14%的股份，通过凯迪矿业间接持有公司 14.84%的

股份，合计持有公司 58.98%的股份；本次划转完成后，凯

迪投资直接和通过凯迪矿业间接持有公司的股份分别为

30.24%和 28.74%，总持股比例不变，仍为 58.98%，天山纺

织的控制关系不会改变，控股股东仍为凯迪投资，实际控制

人仍为新疆维吾尔自治区国有资产委员会。（《关于公司股

权结构变动的提示性公告》及《详式权益变动书》请见巨潮

资讯网 http://www.cninfo.com.cn/。）凯迪投资将在本次

股份解除限售、承诺履行完毕后办理相关的股份划转和股权

变更手续。

五、其他事项

本次解除限售的股东未发生非经营性占用本公司及子公司资金的情况，本公

司及子公司也未对其发生违规担保的情况。

六、备查文件

1、关于限售股份解除限售的申请。

特此公告。

新疆天山毛纺织股份有限公司董事会

                                     二O一四年十一月四日

http://www.cninfo.com.cn/