金科地产集团股份有限公司 关于限售股份解除限售的提示性公告

证券简称: 金科股份 证券代码: 000656 公告编号: 2014-121号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次解除限售股份可上市流通数量为7,342,711股,占公司总股本的0.63%。
 - 2、本次解除限售股份可上市流通日为2014年11月10日。
 - 一、本次解除限售股份取得的基本情况

2011年5月,经中国证监会《关于核准重庆东源产业发展股份有限公司吸收合并重庆市金科实业(集团)有限公司的批复》(证监许可[2011]799号文)核准,本公司以5.18元/股价格新增908,498,204股股份吸收合并金科集团,金科集团全体股东以其拥有的金科集团权益折为本公司的股本,成为本公司股东。本次新增股份于2011年8月23日在深圳证券交易所上市。

二、本次解除股份限售的情况

- 1、本次解除限售股份可上市流通日为2014年11月10日。
- 2、本次可上市流通股份的总数7,342,711股,占公司股份总数的0.63%。
- 3、本次解除限售股份上市流通情况如下:

序号	限售股份持有 股东名称	持有限售股份 数(股)	本次解除限售的股份		质押、冻结的
			股份总数(股)	占总股本比例(%)	质押、
1	聂铭	1, 647, 162	1, 647, 162	0.14%	723, 000
2	傅孝文	1, 637, 286	1, 637, 286	0.14%
3	陈昌凤	1, 450, 688	1, 450, 688	0.13%	1, 028, 610

4	陈红	1, 047, 863	1, 047, 863	0. 09%
5	李战洪	1, 559, 712	1, 559, 712	0.13%
合计		7, 342, 711	7, 342, 711	0.63%	1, 751, 610

三、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

	本次变动前		本次变动增减	本次变动后
	数量	比例	(+, -)	数量	比例
一、有限售条件股份	695, 115, 179	60.00%	-1, 445, 750	693, 669, 429	59.87%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	690, 301, 557	59.58%	-7, 342, 711	682, 958, 846	58.95%
其中:境内非国有法人 持股	252, 835, 355	21.82%		252, 835, 355	21.82%
境内自然人持股	437, 466, 202	37.76%	-7, 342, 711	430, 123, 491	37.13%
4、外资持股
其中: 境外法人持股
境外自然人持股
5、高管锁定股	4, 813, 622	0.42%	+5, 896, 961	10, 710, 583	0.92%
二、无限售条件股份	463, 424, 872	40.00%	+1, 445, 750	464, 870, 622	40.13%
1、人民币普通股	463, 424, 872	40.00%	+1, 445, 750	464, 870, 622	40.13%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	1, 158, 540, 051	100.00%		1, 158, 540, 051	100.00%

注:本次解除限售的5位股东中,聂铭、傅孝文、陈昌凤、陈红为公司监事,李 战洪为公司离职高管(离职时间未超过半年),按照相关规定,上述5位股东所 持股份部分为锁定股,故上表高管锁定股一栏股份数有所增加。

四、本次解除限售股东做出的相关承诺及履行情况

序号	承诺事项	承诺方	承诺内容	履行情况
1	关于新增股份限 制流通或转让的 补充承诺	聂铭、傅孝文、陈昌凤、 陈红、李战洪	2009年12月10日,出 具《关于新增股份限制流 通或转让的承诺》: 该等主体以其拥有的金 科集团权益折为的ST东源(即本公司)本次新增 股份,自本次新增股份上 市之日起36个月内不得	不存在违背该承诺的情形

	转让。限售期届满后,股 份转让按中国证监会及
	深圳证券交易所有关规
	定执行。

五、独立财务顾问核查意见

本公司独立财务顾问安信证券股份有限公司对此次限售股解禁发表了核查 意见: 经核查,自然人股东5名: 聂铭、傅孝文、陈昌凤、陈红、李战洪所持有 的金科股份重大资产重组时新增股份所形成的限售股份的解除限售、上市流通申 请符合相关法律、法规及规范性文件的规定; 上述限售股股东均严格履行了重大 资产重组时做出的限售承诺; 本次限售股份上市流通时间、解除限售数量符合有 关规定。本独立财务顾问同意金科股份本次有限售条件流通股上市流通。

六、其他事项

本次解除限售的自然人股东 5 名: 聂铭、傅孝文、陈昌凤、陈红、李战洪不存在对本公司非经营性资金占用、不存在本公司对上述股东违规担保等损害本公司利益行为的情况。

七、备查文件

- 1、上市公司新发行的限售股份解除限售申请表;
- 2、独立财务顾问安信证券股份有限公司核查意见;
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

金科地产集团股份有限公司 董 事 会 二〇一四年十一月六日