股票简称：西部证券     股票代码：002673     编号：2014-089

西部证券股份有限公司

关于持股 5%以上股东减持股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

公司于 2014 年 12 月 9 日接到持有本公司股份 5%以上的上海城

投控股股份有限公司（以下简称“城投控股”）通知，该公司于 2014

年 11 月 5 日至 2014 年 12 月 9 日，通过深圳证券交易所交易系统以

集中竞价的交易方式累计减持公司无限售条件股份共计12,693,402

股，占本公司股份总数的比例为 1.06%。根据中国证监会及深圳证券

交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定，现将相关情况公告如

下：

 一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称 减持方式 减持时间
减持均价

（元/股）

本次减持股份

股数（万股）
占总股本

比例

上海城投

控股股份
集中竞价 2014 年 11 月 5 日 16.72  60.0000  0.050%

有限公司
集中竞价 2014 年 11 月 6 日 16.62  61.2800  0.051%

集中竞价 2014 年 11 月 7 日 17.30  139.0459  0.116%

集中竞价 2014年 11月 10日 17.45  60.0000  0.050%

集中竞价 2014年 11月 11日 17.95  15.0000  0.013%

集中竞价 2014年 11月 12日 17.54  50.0000  0.042%

集中竞价 2014年 11月 20日 17.33  25.0000  0.021%

集中竞价 2014年 11月 21日 17.23  15.0000  0.013%

集中竞价 2014年 11月 24日 19.77  75.0100  0.063%

集中竞价 2014年 11月 27日 20.41  69.0031  0.058%

集中竞价 2014 年 12 月 8 日 31.75  400.0000  0.333%

集中竞价 2014 年 12 月 9 日 36.08  300.0012  0.250%

合计 - - 1,269.3402   1.06%

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（万股）
占总股

本比例
股数（万股）

占总股

本比例

上海城投

控股股份

有限公司

合计持有股份 30,698.02 25.58% 29,428.6798 24.52%

其中：无限售条件股份 30,698.02 25.58% 29,428.6798 24.52%

有限售条件股份 0 0 0 0

二、其他相关说明

1、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未

违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相

关规定。

2、本次减持不存在最低减持价格承诺的情况。

3、本次减持后，城投控股持有公司股份 294,286,798 股，占公

司股份总数的 24.52%。

4、 城投控股承诺连续 6个月内出售的股份将不超过公司股份总

数的 5%。

三、备查文件

上海城投控股股份有限公司出具的《城投控股关于持有西部证券

股份数额变化的通知》。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2014 年 12 月 10 日