证券代码：002707        证券简称：众信旅游          公告编码:2015-022

1

北京众信国际旅行社股份有限公司

持股 5%以上股东减持股份提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称 减持方式 减持期间 减持均价
减持股数

（万股）

减持比例

（%）

北京嘉俪九

鼎投资中心

（有限合伙）

大宗交易
2015 年 3 月

19 日
152.14 90 1.52

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数

（股）

占总股

本比例

（%）

股数

（股）

占总股

本比例

（%）

北京嘉俪九

鼎投资中心

（有限合伙）

合计持有股份 3,825,063 6.46 2,925,063 4.94

其中：无限售条件股份 3,825,063 6.46 2,925,063 4.94

      有限售条件股份 - - - -

具体内容详见公司于2015年3月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《简式权益变动报告书》。

二、其他相关说明

1、本次减持前，北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙）已经委托公司于 2015

年 3 月 21 日披露了《北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙）关于股份减持计划的

告知函》（公告编号：2015-020）。

2、北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙）不属于公司控股股东、实际控制人；

其在公司首次公开发行股票并上市前持有的股份锁定期为 12 个月，目前已经全

部解锁，北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙）的减持不违反之前作出的任何股份

锁定的承诺；北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙）此次减持股票的价格不低于每

股净资产（指最近一期经审计的合并报表的每股净资产）的 150%，其减持价格

符合之前作出的承诺。

特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

                                       2015 年 3 月 21 日