证券代码：000701         证券简称：厦门信达       公告编号：2015—07

厦门信达股份有限公司

非公开发行股票限售股份解除限售提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的股份数为

49,443,830 股，占公司总股本的 15.90%；

2、本次解除限售的股份上市流通日期为 2015 年 4 月 7 日。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股

票的批复》（证监许可【2014】202 号）核准，公司由主承销商中信建投证券股

份有限公司（以下简称”中信建投证券”）向包括间接控股股东厦门国贸控股有限

公司（以下简称“国贸控股”）、山西证券股份有限公司、东海证券股份有限公司

（资管账户）、东海证券股份有限公司（自营账户）、东海基金管理有限责任公司、

北京泰腾博越资本管理中心（有限合伙）、太平资产管理有限公司、王世强、华

鑫证券有限责任公司、呼怀旭在内的 10 家的投资者发行了普通股（A 股）股票

70,634,043 股，发行价为每股人民币 9.72 元。本次发行募集资金总额为

686,562,897.96 元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、验

资费用等）15,498,912.73 元后，实际募集资金 671,063,985.23 元。2014 年 3

月 22 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了信会

师报字[2014]第 110803 号《验资报告》，确认募集资金到账。

新增股份 70,634,043 股于 2014 年 4 月 3 日在深圳证券交易所上市，股份

性质为有限售条件流通股。本次发行完成后，公司总股本达到 310,884,043 股。

自本次发行结束之日起 36 个月后（非交易日顺延），国贸控股所认购股份经公

司申请可以上市流通；自本次发行结束之日起 12 个月后（非交易日顺延），其

他投资者所认购股份经公司申请可以上市流通。

    二、本次限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份的上市流通日期： 2015 年 4 月 7 日。

2、本次限售股份的上市流通数量为 49,443,830 股，占公司总股本的

15.90%。

3、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

序

号
认购对象 持股数（万股）

本次解除限

售的数量（万

股）

本次解除

限售股份

占上市公

司总股本

的比例

（%）

质押、冻结

的股份数

（万股）

1 山西证券股份有限公司 560.0000  560.0000 1.80

2 东海证券股份有限公司（资管账户） 560.0000 560.0000 1.80

3 东海证券股份有限公司（自营账户） 560.0000 560.0000 1.80 560.0000

4 东海基金管理有限责任公司 560.0000  560.0000 1.80

5
北京泰腾博越资本管理中心（有限合

伙）
800.0000  800.0000  2.57

6 太平资产管理有限公司 905.0000  905.0000   2.91

7 王世强 560.0000  560.0000  1.80

8 华鑫证券有限责任公司 300.0000  300.0000  0.96

9 呼怀旭 139.3830  139.3830   0.45

  合计 4,944.3830  4,944.3830 15.90

注：1、东海证券股份有限公司（资管账户）以东海证券－交行－东风 5 号集合资产管理计

划、东海证券－光大－东风 6 号集合资产管理计划、东海证券－中信银行－东风 8 号集合资

产管理计划参与本次发行配售。

2、太平资产管理有限公司以太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品

-022L-CT001 深、昆仑健康保险股份有限公司－万能保险产品参与本次发行配售。

3、东海基金管理有限责任公司以东海基金－光大银行－鑫龙 31 号资产管理计划参与本

次发行配售。

4、截止公告日质押、冻结的股份数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

的数据为准。

5、本公告比例数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均

为四舍五入原因造成。

三、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定，本次申请解

除限售的山西证券股份有限公司、东海证券股份有限公司（资管账户）、东海证

券股份有限公司（自营账户）、东海基金管理有限责任公司、北京泰腾博越资本

管理中心（有限合伙）、太平资产管理有限公司、王世强、华鑫证券有限责任公

司、呼怀旭等 9 名投资者在公司 2014 年度非公开发行股票中承诺，其所认购的

本次非公开发行股票自本次非公开发行的股票自发行结束之日起 12 个月内不转

让。本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。上述股东不存在占用

公司非经营性资金的情况，公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益

行为的情况。

四、本次解除限售前后公司股本结构：

股份性质

本次限售股份上市流通前
本次变动数

（股）

本次限售股上市流通后

股份数量（股） 持股比例（%） 股份数量（股）
持股比例

（%）

一、有限售条件的流通股  70,634,043 22.72 -49,443,830 21,190,213 6.82

1、国家持股

2、国有法人持股 26,790,213 8.62 -5,600,000 21,190,213 6.82

3、境内一般法人持股 36,850,000 11.85 -36,850,000

4、境内自然人持股 6,993,830 2.25 -6,993,830

5、境外法人持股

6、境外自然人持股

7、内部职工股

8、高管股份

9．机构投资者配售股份

有限售条件的流通股合计 70,634,043 22.72 -49,443,830 21,190,213 6.82

二、无限售条件的流通股 240,250,000 77.28 +49,443,830 289,693,830 93.18

1．人民币普通股 240,250,000 77.28 +49,443,830 289,693,830 93.18

2．境内上市的外资股

3．境外上市的外资股

4．其他

无限售条件的流通股合计 240,250,000 77.28 +49,443,830 289,693,830 93.18

三、股份总数 310,884,043 100.00  310,884,043 100.00

五、保荐机构核查意见书的结论性意见

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司关于公司 2014 年非公开发行限售

股份上市流通的核查意见如下：

1、公司非公开发行限售股份本次申请上市流通符合《中华人民共和国公司

法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规则的规定；

2、公司非公开发行限售股份本次申请解除限售的数量和上市流通时间符合

相关法律法规及限售承诺；

3、公司非公开发行限售股份本次申请流通上市的信息披露真实、准确、完

整；

4、中信建投证券对厦门信达非公开发行限售股本次解禁事项无异议。

六、其他事项

1、本次非公开发行对象不存在对公司的非经营性资金占用情况；

2、公司不存在对本次非公开发行对象违规担保等损害上市公司利益行为的

情况；

3、本次非公开发行对象不存在违规买卖公司股票的行为。

七、备查文件

1、本次解除股份限售申请表。

2、保荐机构核查意见书。

特此公告

                                         厦门信达股份有限公司董事会

2015 年 4 月 1 日