证券代码：000948    证券简称：南天信息    公告编号：2015-026

云南南天电子信息产业股份有限公司
关于股东减持股份的公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

南天电子信息产业集团公司是云南省工业投资控股集团有限责任公司

全资子公司，云南医药工业股份有限公司是云南省工业投资控股集团有限

责任公司控股子公司，故云南省工业投资控股集团有限责任公司、南天电

子信息产业集团公司、云南医药工业股份有限公司属于一致行动人。

除上述减持外，南天电子信息产业集团公司于 2009 年 11 月 12 日至

2010 年 11 月 9 日期间通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持公司股

票 6,979,800 股，具体情况详见公司分别于 2009 年 12 月 19 日、2010 年

11 月 11 日披露的《关于股东减持股份的公告》。

上述一致行动人在 2009 年 11 月 12 日至 2015 年 5 月 8 日期间减持公

司股份合计 12,154,284 股，占公司总股本的 4.93%，上述相关信息披露义

务人已按《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价

（元/股）

减持股数

（股）

减持比例

（%）

南天电子信息产业集

团公司
集中竞价交易

2010年11月

22 日
18.44 500,000 0.20

云南医药工业股份有

限公司
集中竞价交易

2015 年 4 月

29 日至 2015

年 5 月 6 日

35.79 674,221 0.27

云南省工业投资控股

集团有限责任公司
集中竞价交易

2015年5月6

日至 2015 年

5 月 8 日

39.68 4,000,263 1.62

合  计 --- ---  5,174,484 2.10

行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的有

关规定编制并签署了《简式权益变动报告书》，具体内容详见公司同日公告。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数(股)
占总股本比

例(%)

股数

(股)

占总股本比

例(%)

云南省工业投资

控股集团有限责

任公司

合计持有股份 26,5000,000 10.75 22,499,737 9.12

其中：无限售条件股份 16,500,000 6.69 12,499,737 5.07

     有限售条件股份 10,000,000 4.06 10,000,000 4.06

南天电子信息产

业集团公司

合计持有股份 71,138,720 28.85 70,638,720 28.64

其中：无限售条件股份 66,138,720 26.82 65,638,720 26.62

     有限售条件股份 5,000,000 2.03 5,000,000 2.03

云南医药工业股

份有限公司

合计持有股份 674,221 0.27 0 0

其中：无限售条件股份 674,221 0.27 0 0

     有限售条件股份 0 0 0 0

二、其他相关说明

1、本次减持符合《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司收

购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法

律法规、规章、业务规则的规定。

    2、本次减持未违反其在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文

件中所做出的承诺。

3、云南省工业投资控股集团有限责任公司及南天电子信息产业集团公

司承诺未来12个月内减持所拥有公司股份不超过公司总股本的5%，同时承

诺连续六个月内通过证券交易系统减持股份不超过公司总股本的5%。

4、本次减持后，南天电子信息产业集团公司仍为公司控股股东。

三、备查文件

简式权益变动报告书。

云南南天电子信息产业股份有限公司

                                           董  事  会

                                      二 0 一五年五月十日