股票代码：002510       公司简称：天汽模      公告编号 2015-022

天津汽车模具股份有限公司

关于控股股东及其一致行动人减持股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年5月12日，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）收到控

股股东及其一致行动人胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、任伟、张义

生、鲍建新、王子玲（以下合称“控股股东”）减持公司股份的通知。2014年2

月17日至2015年5月11日期间，控股股东减持所持有公司股份10,644,488股，占公

司总股本的3.93%（按股本转增前后分段计算）。减持后，上述控股股东及其一致

行动人合计持有公司股份120,421,714股，占公司总股份29.26%，仍为公司的实际

控制人、控股股东。具体减持情况如下：

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称 减持方式 减持时间
减持均价

（元/股）

减持股数

（股）
减持比例

鲍建新 竞价交易 2014 年 2 月 17 日 13.67     487,868  0.24%

董书新 竞价交易 2014 年 6 月 27 日 8.57   1,000,000  0.24%

任伟 竞价交易 2014 年 9 月 3 日 9.99 600 0.00%

赵文杰
大宗交易 2014 年 12 月 25 日 8.44   1,040,000  0.25%

大宗交易 2015 年 5 月 11 日 12.20   3,073,600  0.75%

合计 — —   5,602,068  1.48%

2、减持前后持股情况

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股）
占总股

份比例
股数（股）

占总股

份比例

鲍建新 合计持有股数    4,051,470  1.97%    7,127,204  1.73%

其中：无限售条件股份    1,012,868  0.49%    1,781,801  0.43%

      有限售条件股份    3,038,602  1.48%    5,345,403  1.30%

      其中：高管锁定股    3,038,602  1.48%    5,345,403  1.30%

董书新

合计持有股数   10,057,862  4.89%   19,115,724  4.65%

其中：无限售条件股份    1,764,466  0.86%    4,778,931  1.16%

      有限售条件股份    8,293,396  4.03%   14,336,793  3.48%

其中：高管锁定股    8,293,396  4.03%   14,336,793  3.48%

任伟

合计持有股数    4,550,264  2.21%    9,100,528  2.21%

其中：无限售条件股份     890,066  0.43%    2,275,132  0.55%

      有限售条件股份    3,660,198  1.78%    6,825,396  1.66%

其中：高管锁定股    3,660,198  1.78%    6,825,396  1.66%

赵文杰

合计持有股数 6,667,258  3.24%    9,220,916  2.24%

其中：无限售条件股份 900,000  0.44%          29  0.00%

      有限售条件股份 5,767,258  2.80%    9,220,887  2.24%

其中：高管锁定股 5,767,258  2.80%    9,220,887  2.24%

注 1：本次减持前指 2014 年 2 月 17 日前，减持后指 2015 年 5 月 11 日后。由于 2014

年 5 月 8 日公司实施了 2013 年度资本公积金每 10 股转增 10 股的分配方案，导致公司股本

相应增加。2014 年 5 月 8 日以后公司总股本为 411,520,000 股。转增前的减持比例及持股比

例按照总股本 205,760,000 股计算，转增后的减持比例及持股比例按照总股本 411,520,000

股计算。

注 2：任伟由于误操作于 2014 年 9 月 3 日买入公司股票 600 股，随即卖出 600 股，构

成减持公司股份的行为。公司于 2014 年 9 月 4 日对该事项进行了公告，具体详见《公司关

于董事短线交易的公告》（公告编号：2014-038）。

注 3：本公告所有数值保留至小数点后 2 位数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符

的情况，均为四舍五入原因造成。

公司控股股东自最近一次（2014 年 1 月 2 日）披露权益变动报告书起至本

次减持后，累计减持公司股份 10,644,488 股，占公司总股本的 3.93%（按股本转

增前后分段计算）。本次权益变动后，公司控股股东合计持有本公司股份

120,421,714 股，占公司总股本的 29.26%。

二、其他相关说明

1、控股股东本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、

《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2、本次权益变动后，控股股东合计持有本公司股份 120,421,714 股，占公司

总股本的 29.26%，仍为公司的控股股东、实际控制人。

3、公司控股股东承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司

股份总数的 5%。

4、公司控股股东未作出最低减持价格的承诺。

5、公司控股股东在本公司首次公开发行时承诺：自本公司股票上市之日起

三十六个月内不转让所持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。截止本

公告日，上述承诺事项切实履行，不存在违反上述承诺的情形。

6、公司将督促控股股东按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市

公司解除限售存量股份转让指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规

范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

控股股东出具的《关于控股股东及其一致行动人减持股份的通知》

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

                                                         董  事  会

         2015 年 5 月 12 日

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