河北钢铁股份有限公司控股股东减持股份公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事 XXX 因(具体和明确的理由)不能保证公告内容真实、准确、完整。

河北钢铁股份有限公司于2015年5月13日接到控股股东邯郸钢铁集团有限责任公司(以下简称"邯钢集团")关于减持公司股份的情况说明,邯钢集团于2015年4月28日至2015年5月13日期间,通过深圳证券交易所交易平台累计减持河北钢铁无限售条件流通股股份共计422,000,008股,占公司总股本的3.97%。具体情况如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数 (股)	减持比例 (%)
邯郸钢铁 集团有限 责任公司	集中竞价交易	4月28—5 月13日	5.598	342,000,008	3.22
	大宗交易	5月4日、 5月8日	5.786	80,000,000	0.75
	其它方式
	合 计			422,000,008	3.97

2、股东本次减持前后持股情况

		本次减持前持有股份		本次减持后持有股份
股东名称	股份性质	股数(股)	占总股本 比例(%)	股数(股)	占总股本 比例 (%)
邯郸钢铁 集团有限 责任公司	合计持有股份	4,546,881,481	42.82	4,124,881,473	38.85
	其中: 无限售条件股份	4,546,881,481	42.82	4,124,881,473	38.85
	有限售条件股份	0	0	0	0

二、其他相关说明

- 1、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定,不存在违规情况。
 - 2、本次减持不存在最低减持价格等承诺
- 3、邯钢集团承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。

三、备查文件

- 1、相关股东减持情况说明;
- 2. 深交所要求的其他文件。

河北钢铁股份有限公司董事会 2015年5月14日