华泰联合证券有限责任公司

关于

游族网络股份有限公司部分限售股份上市流通

的核查意见

 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为游族网络股

份有限公司（以下简称“上市公司”、“游族网络”，原名“梅花伞业股份有限

公司”、“梅花伞”，2014年5月更名为现名）重大资产出售及发行股份购买资

产暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问和持续督导机构，根据

《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件

的要求，对游族网络部分限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，并出具核

查意见如下：

 一、游族网络股票发行和股本变动情况

上市公司经中国证券监督管理委员会《关于核准梅花伞业股份有限公司重大

资产重组及向林奇等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]329号）核准，

向林奇、朱伟松、上海一骑当先管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海畅麟烨阳

股权投资基金合伙企业（有限合伙）、李竹、苏州松禾成长二号创业投资中心（有

限合伙）、上海敬天爱人管理咨询合伙企业（有限合伙）、崔荣发行共计192,770,051

股。

上述新增股份于2014 年 5 月 16 日在深圳证券交易所上市，本次发行完成

后，上市公司总股本变更为275,709,972股。

二、游族网络本次限售股份上市流通安排

 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规

定和公司股东的相关承诺，本次解除限售股份上市流通日为2015年5月18日，本

次解除限售5,063,221股，占公司总股本的1.84%。本次申请解除股份限售的股东

数量为2名，具体情况如下：

序

号
证件号码 股东全称

所持限售

条件股份

总数（股）

本次申请

解除限售

数量（股）

是否基于

高管身份

申请锁定

股份是否

存在质押、

冻结情况

1 11010819651106**** 李竹 8,674,646

2,864,646

否 是

2 310114002347333

上海敬天

爱人管理

咨询合伙

企业

6,281,644 2,198,575 否 否

本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表所示：

股份类型
本次变动前

（股）

本次变动 本次变动后

（股） 增加（股） 减少（股）

一、有限售条件流通股 192,770,051   5,063,221 187,706,830

二、无限售条件流通股 82,939,921 5,063,221   88,003,142

三、股份总数 275,709,972     275,709,972

三、本次申请解除股份限售股东做出的各项承诺及其承诺履行情况

（一）有关股东所作的限售承诺

根据《发行股份购买资产协议》，李竹和上海敬天爱人管理咨询合伙企业 2

名股东承诺：自新增股份上市之日起 12 个月不转让，之后在 2014 年承诺利润实

现后可解禁所获股份35%的股份，2015年承诺利润实现后可再解禁所获股份35%

的股份，2016 年承诺利润实现后可再解禁所获股份 30%的股份。

（二）上述承诺履行情况

经核查，以上持有人均严格履行上述承诺，不存在非经营性占用本公司资金

的情形，也不存在接受本公司担保的情况。华泰联合证券通过与游族信息、上市

公司高管人员进行交流，查阅游族网络与交易对方签署的《发行股份购买资产协

议》和《盈利预测补偿协议》等协议，以及瑞华审计出具的《关于游族网络股份

有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》，对业绩承诺的实现情况进行了核

查，认为：游族网络重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易2014年度的业

绩承诺已经实现。

四、保荐机构核查意见

经核查，华泰联合证券认为，本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深

圳证券交易股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份

解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和

股东承诺；截至本核查报告出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、

准确、完整。华泰联合证券对游族网络此次限售股份上市流通无异议。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于游族网络股份有限公司

部分限售股份上市流通的核查意见》之签署页）

财务顾问主办人签名：

                                刘宗业

                                 李兆宇

                                         华泰联合证券有限责任公司

                                   年     月    日

 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