股票代码：002756       股票简称：永兴特钢       公告编号：2015-0002号

永兴特种不锈钢股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、股票交易异常波动情况的说明

永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格

连续3个交易日内（2015年5月18日、2015年5月19日、2015年5月20日）日收盘价

格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股

票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生

较大影响的未公开重大信息；

3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未

披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；

5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公

司股票的情形；

6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》

等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、 商谈、 意向、

协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关

规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司

前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、本公司认为必要的风险提示

（一）、2015 年第一季度，公司不锈钢棒线材采购、生产、销售运转正常，

由于 1-2月份春节假期和设备检修的时间比 2014年略长，棒线材产销量同比有

所减少，从而造成营业收入和净利润的小幅下降。2015年 1-3月公司实现营业

收入 85,205.03万元，同比下降 15.47%；实现归属于发行人股东的净利润

5,156.45万元，同比下降 6.28%。

公司预计 2015年 1-6月实现营业收入和净利润与上年同期相比变动幅度为

下降 0%～30%。

（二）、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国

证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息

披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理

性投资，注意风险。

（三）本公司特别提醒投资者注意以下风险因素：

1、原材料价格波动风险

公司的主要原材料为不锈废钢、镍合金和铬铁合金等，占生产成本的比重在

90%左右。

报告期内，公司主要原材料价格有所波动。2013 年镍合金平均价格较 2012

年下降 18.79%，不锈废钢平均价格下降 12.15%。2014年镍合金平均价格同比上

升 11.03%，不锈废钢平均价格同比上升 2.13%。

由于原材料价格的影响因素较多，在未来出现波动的可能性较大，一旦原材

料的价格上升较快，可能会影响到公司盈利能力。尽管公司采取“以销定产”的

经营方式，存货及流动资金周转快，对原材料价格的波动有较强的应变能力，但

仍然面临原材料价格波动带来的风险。

2、技术和产品开发风险

为提高盈利能力和核心竞争力，公司不断培养和引进不锈钢领域高端技术人

才，不断开发新产品，持续加大对技术研发和产品开发投入，建立了符合现代企

业制度和具有公司特点的技术创新体系和产学研一体化的运行机制，通过不断加

强产品和技术创新，成功研发了多项核心技术。但公司新开发的技术和产品，仍

可能存在一些缺陷，若公司技术开发能力不能及时有效地适应市场需求、新产品

开发达不到预期效果，则会给公司的生产经营带来不利影响。

3、募集资金投资项目风险

公司本次募集资金将主要用于建设年产 5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种

不锈钢深加工项目，该项目建成后，将延长公司的产业链条，优化公司的产品结

构，生产锻件和大口径毛管等技术水平更先进，应用领域更高端的产品。尽管公

司在研发、生产、市场等方面都经过了充分的准备、调研和可行性论证，但由于

项目将采用较多创新技术，对工艺、设备、管理能力和技术要求较高，如果项目

实施情况未达预期，可能会对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。

4、发行人人工成本上升的风险

发行人主要从事不锈钢棒线材的研发、生产和销售，其中生产、研发环节对

劳动力的需求量较大。随着社会进步和产业结构的调整，我国劳动力市场价格不

断上涨。据统计，2012年和 2013 年，湖州市区城镇单位在岗职工年均工资分别

为 43,071.00元和 48,500.00 元；2012年、2013年和 2014年，发行人员工的年

人均工资分别为 72,376.93元、72,101.98元和 80,467.58元。

发行人实际工资水平高于当地平均工资水平，如果未来劳动力市场价格持续

大幅上升，而发行人未能通过提高生产线的自动化水平而有效降低对劳动力的需

求，将可能导致劳动力成本大幅上升，如发行人不能以提高产品售价或加强内部

挖潜降低成本费用等方式消化该部分新增成本，则将对发行人的盈利能力造成不

利影响。

上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投

资者特别关注本公司招股说明书“第四节 风险因素”等有关章节，并特别关注

上述风险的描述。

特此公告！

永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

2015年 5月 21日

	1、原材料价格波动风险
	2、技术和产品开发风险
	3、募集资金投资项目风险
	4、发行人人工成本上升的风险