股票代码：000042             股票简称：中洲控股         公告编号：2015-57 号

深圳市中洲投资控股股份有限公司

关于股东减持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

本公司于 2015 年 6 月 6 日收到公司股东南昌联泰投资有限公司（以下简称“南昌联泰”）

和深圳市联泰房地产开发有限公司（以下简称“深圳联泰”）的函告及简式权益变动报告书，告

知公司南昌联泰已于2015年 5月 27日至 2015年 6月 1日通过深圳证券交易所以集中竞价的方

式减持持有的本公司无限售流通股票 607,100 股，占公司总股本的 0.12%；深圳联泰已于 2015

年 5 月 27 日至 2015 年 6 月 5 日通过深圳证券交易所以集中竞价和大宗交易的方式减持持有的

本公司无限售流通股票 17,392,800 股，占公司总股本的 3.63%。自 2015 年 5 月 27 日至 2015

年 6 月 5日，南昌联泰及深圳联泰合计减持本公司无限售流通股票 17,999,900 股，占公司总股

本的 3.75%。现将有关情况公告如下：

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

减持日期 减持单位 减持方式 减持均

价

减持股份数

量

减持比

例

2015 年 5月 27 日至 2015 年

6 月 1日
南昌联泰 集中竞价 25.48 607,100 0.12%

2015 年 5月 27 日至 2015 年

6 月 5日
深圳联泰

集中竞价、大

宗交易
24.08 17,392,800 3.63%

2、股东减持明细情况

股东名称 减持方式 减持日期 减持股数（股） 减持比例（%）

南昌联泰 集中竞价 2015 年 5 月 27 日 545,400 0.11%

深圳联泰 集中竞价 2015 年 5 月 27 日 1,220,000 0.25%

深圳联泰 集中竞价 2015 年 5 月 28 日 362,800 0.08%

深圳联泰 集中竞价 2015 年 5 月 29 日 200,000 0.04%

南昌联泰 集中竞价 2015 年 6 月 1日 61,700 0.01%

深圳联泰 集中竞价 2015 年 6 月 1日 1,610,000 0.34%

深圳联泰 集中竞价 2015 年 6 月 2日 700,000 0.15%

深圳联泰 大宗交易 2015 年 6 月 5日 13,300,000 2.78%

合计   17,999,900 3.75%

3、股东本次减持前后持股情况

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数(股)
占总股本比

例(%)
股数(股)

占总股本比

例(%)

南昌联泰

合计持有股份 59,345,652 12.39% 58,738,552 12.27%

其中：无限售条

件股份
59,345,652 12.39% 58,738,552 12.27%

有限售条件股份 0 0 0 0

深圳联泰

合计持有股份 44,507,558 9.29% 27,114,758 5.66%

其中：无限售条

件股份
44,507,558 9.29% 27,114,758 5.66%

有限售条件股份 0 0 0 0

二、其他相关说明

本次减持后南昌联泰及深圳联泰不排除在未来12个月内继续减持其所持有的本公司剩余

无限售流通股份。

按照相关规定，本公司代为履行公告义务。

此公告。

 深圳市中洲投资控股股份有限公司

                                                 董  事  会

                                             二〇一五年六月八日